
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF LGS 2.DENEME 251 477 814 7787

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 4 9 4,44 4 9 4,30 4 8 4,00 4 8 4,05 3 5 2,83 3 6 3,35 23 45 22,97 228,140

Okul Ortalaması 6 8 6,09 5 9 4,86 6 6 5,55 5 7 4,50 4 4 3,95 4 5 3,98 29 39 28,93 264,520

KATILIMLAR

1 582 FATMABETÜL ÖZVATAN5A 13 1 13,00 13 1 13,00 12 0 12,00 12 0 12,00 8 0 8,00 9 1 9,00 67 3 67,00 481,230 1 1 1 1 4

2 876 MUHAMMED ABUZER 5A 12 2 12,00 8 4 8,00 11 1 11,00 9 2 9,00 5 3 5,00 9 1 9,00 54 13 54,00 409,200 2 2 8 20 236

3 1231 YİĞİT ÜNER 5A 8 6 8,00 9 5 9,00 12 0 12,00 12 0 12,00 7 1 7,00 6 4 6,00 54 16 54,00 397,850 3 3 14 33 309

4 146 AYSU KIROĞLU 5A 12 2 12,00 8 5 8,00 10 2 10,00 10 2 10,00 2 0 2,00 7 2 7,00 49 13 49,00 392,630 4 4 17 39 346

5 790 MELEK ALİ 5A 11 3 11,00 9 2 9,00 8 3 8,00 12 0 12,00 6 1 6,00 8 2 8,00 54 11 54,00 392,040 5 5 18 42 353

6 1130 SUDENAZ AYIŞIK 5B 11 3 11,00 9 5 9,00 10 2 10,00 7 5 7,00 6 2 6,00 6 4 6,00 49 21 49,00 391,640 1 6 19 43 356

7 1201 VOLKAN ÜSTÜNDAĞ 5B 11 3 11,00 9 5 9,00 9 3 9,00 9 3 9,00 6 2 6,00 7 3 7,00 51 19 51,00 390,590 2 7 20 45 368

8 1225 YAREN DEMİR 5A 11 3 11,00 8 6 8,00 9 3 9,00 11 1 11,00 7 1 7,00 7 3 7,00 53 17 53,00 389,460 6 8 22 47 376

9 1124 SİNEM YILMAZ 5A 12 2 12,00 7 7 7,00 9 3 9,00 10 2 10,00 7 1 7,00 8 2 8,00 53 17 53,00 389,130 7 9 23 49 379

10 632 HAMZA KAYA 5A 9 3 9,00 10 3 10,00 10 2 10,00 6 5 6,00 7 1 7,00 3 2 3,00 45 16 45,00 376,500 8 10 33 74 495

11 939 NAZLI ŞEN 5C 9 5 9,00 8 6 8,00 10 2 10,00 9 3 9,00 8 0 8,00 6 4 6,00 50 20 50,00 376,080 1 11 34 76 500

12 87 FERİT MÜSLÜMOĞL 5H 8 6 8,00 11 3 11,00 9 3 9,00 9 3 9,00 5 3 5,00 4 6 4,00 46 24 46,00 373,610 1 12 36 80 521

13 637 HASAN CABİR 5A 11 2 11,00 9 5 9,00 8 4 8,00 6 6 6,00 7 1 7,00 5 5 5,00 46 23 46,00 372,700 9 13 39 86 535

14 339 ECRİN ABAKA 5A 13 1 13,00 7 5 7,00 10 2 10,00 3 9 3,00 1 7 1,00 5 5 5,00 39 29 39,00 368,620 10 14 42 94 582

15 701 İSMAİL EFE ESİRTGEN 5F 8 6 8,00 8 6 8,00 10 2 10,00 9 3 9,00 7 1 7,00 7 3 7,00 49 21 49,00 367,780 1 15 43 95 588

16 712 KADİR EFE KURT 5A 10 4 10,00 7 7 7,00 10 2 10,00 6 5 6,00 6 2 6,00 7 3 7,00 46 23 46,00 366,410 11 16 44 97 597

17 706 İSMAİL KALENDER 5B 10 4 10,00 8 6 8,00 8 4 8,00 10 2 10,00 6 2 6,00 5 4 5,00 47 22 47,00 363,930 3 17 46 102 625

18 78 MELEK AHMETOVA 5E 11 3 11,00 7 4 7,00 10 2 10,00 4 8 4,00 5 3 5,00 3 7 3,00 40 27 40,00 358,860 1 18 51 113 672

19 95 MUHAMMED KURBAN 5A 11 3 11,00 6 8 6,00 9 3 9,00 5 7 5,00 8 0 8,00 6 4 6,00 45 25 45,00 357,860 12 19 53 115 688

20 1156 TUANAMİNE OYANIK 5G 8 6 8,00 8 5 8,00 9 3 9,00 10 2 10,00 5 3 5,00 7 2 7,00 47 21 47,00 357,720 1 20 54 116 689

21 1161 TUANA ÖZDEMİR 5A 11 3 11,00 7 4 7,00 7 5 7,00 9 3 9,00 8 0 8,00 3 2 3,00 45 17 45,00 353,210 13 21 57 129 733

22 111 ARDA BÖLÜKOĞLU 5A 10 4 10,00 7 6 7,00 8 4 8,00 9 3 9,00 4 4 4,00 7 3 7,00 45 24 45,00 353,130 14 22 58 130 734

23 959 NİSANUR ÇİFTÇİ 5B 10 4 10,00 6 8 6,00 10 2 10,00 4 8 4,00 7 1 7,00 5 5 5,00 42 28 42,00 350,940 4 23 60 133 754

24 1121 SILA OSMANOĞLU 5B 11 3 11,00 6 8 6,00 8 4 8,00 9 3 9,00 5 3 5,00 3 7 3,00 42 28 42,00 346,620 5 24 63 141 790

25 72 ALİ AYVAZ 5İ 10 4 10,00 7 7 7,00 8 4 8,00 6 6 6,00 5 3 5,00 6 4 6,00 42 28 42,00 345,630 1 25 64 142 798

26 140 AYSEL RIZA 5B 9 5 9,00 7 7 7,00 7 4 7,00 8 4 8,00 8 0 8,00 7 3 7,00 46 23 46,00 342,790 6 26 67 151 827

27 300 CEYLİNNUR ÖZTÜRK 5A 9 5 9,00 6 8 6,00 10 2 10,00 6 6 6,00 6 2 6,00 3 5 3,00 40 28 40,00 341,130 15 27 71 156 842

28 566 FATİH GÜNDÜZ 5C 10 4 10,00 6 3 6,00 8 4 8,00 7 5 7,00 6 2 6,00 5 4 5,00 42 22 42,00 339,830 2 28 73 161 857

29 374 ELANUR GEBEŞLİ 5İ 10 4 10,00 6 2 6,00 9 3 9,00 5 4 5,00 5 3 5,00 4 2 4,00 39 18 39,00 338,710 2 29 76 164 869

30 0 SELÇUK ÇAMURCU 5İ 7 7 7,00 5 9 5,00 11 1 11,00 8 4 8,00 6 2 6,00 6 4 6,00 43 27 43,00 335,960 3 30 78 169 898

31 1126 SONER ASLAN 5F 9 4 9,00 8 6 8,00 7 5 7,00 8 4 8,00 5 3 5,00 3 7 3,00 40 29 40,00 335,900 2 31 79 170 899

32 1138 SÜMEYYE IŞIKLAR 5C 11 3 11,00 4 10 4,00 9 3 9,00 8 4 8,00 4 4 4,00 4 6 4,00 40 30 40,00 335,740 3 32 80 171 902

33 1226 YAREN DİLEKMEN 5A 9 5 9,00 8 3 8,00 7 4 7,00 7 4 7,00 5 2 5,00 4 3 4,00 40 21 40,00 335,570 16 33 81 172 905

34 610 GÜLŞEN YAĞIZ 5G 9 5 9,00 5 9 5,00 11 1 11,00 5 7 5,00 5 3 5,00 2 8 2,00 37 33 37,00 334,210 2 34 84 179 921

35 94 NİHAT MATSAYEV 5K 6 8 6,00 10 4 10,00 8 4 8,00 7 5 7,00 2 6 2,00 6 4 6,00 39 31 39,00 333,320 1 35 85 183 936

36 1196 MİRAY SARGIN 5C 9 5 9,00 7 7 7,00 7 5 7,00 6 6 6,00 4 4 4,00 8 2 8,00 41 29 41,00 331,280 4 36 89 190 960

37 1247 ZEKERİYA ELHAMDO 5İ 7 7 7,00 7 7 7,00 9 3 9,00 5 7 5,00 7 1 7,00 6 4 6,00 41 29 41,00 330,790 4 37 91 192 963

38 1185 MUSTAFA USLU 5A 9 5 9,00 3 11 3,00 9 3 9,00 9 3 9,00 7 1 7,00 8 2 8,00 45 25 45,00 328,530 17 38 95 201 987

39 1090 SALİH KARACA 5* 7 7 7,00 7 7 7,00 9 3 9,00 5 7 5,00 5 3 5,00 6 4 6,00 39 31 39,00 326,450 1 39 99 208 1004

40 225 BERKAY ASI 5F 9 5 9,00 5 9 5,00 10 2 10,00 6 6 6,00 4 4 4,00 2 8 2,00 36 34 36,00 326,320 3 40 100 209 1005

41 45 AHMETÖZGÜR ÖZTÜRK5C 9 5 9,00 5 9 5,00 8 4 8,00 8 4 8,00 6 2 6,00 5 5 5,00 41 29 41,00 325,730 5 41 102 211 1013

42 1024 ÖZLEM HÜSEYİN 5B 11 3 11,00 5 9 5,00 6 6 6,00 7 5 7,00 6 2 6,00 6 4 6,00 41 29 41,00 325,560 7 42 104 214 1019

43 1128 SUDE ERDOĞAN 5B 7 7 7,00 7 7 7,00 9 3 9,00 7 5 7,00 4 4 4,00 4 6 4,00 38 32 38,00 324,940 8 43 105 216 1026

44 313 DENİZ SALMAN 5C 10 3 10,00 5 9 5,00 8 4 8,00 5 7 5,00 6 2 6,00 4 6 4,00 38 31 38,00 324,360 6 44 106 217 1032

45 1082 SEBİNE LATİFOĞLU 5D 10 4 10,00 7 7 7,00 7 5 7,00 4 8 4,00 3 5 3,00 3 7 3,00 34 36 34,00 321,560 1 45 111 227 1057

46 1227 YASİN KURT 5C 8 6 8,00 7 7 7,00 8 4 8,00 5 7 5,00 4 4 4,00 4 6 4,00 36 34 36,00 320,020 7 46 112 229 1071

47 1245 ZEHRANUR HAMDİ 5A 7 7 7,00 6 7 6,00 9 3 9,00 5 7 5,00 7 1 7,00 4 4 4,00 38 29 38,00 318,150 18 47 115 234 1093
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48 1133 SUDENAZ GAZİ 5D 7 7 7,00 4 10 4,00 10 2 10,00 8 4 8,00 6 2 6,00 5 5 5,00 40 30 40,00 317,270 2 48 116 235 1103

49 681 İLKERCAN ÖZER 5B 8 6 8,00 4 10 4,00 10 2 10,00 5 7 5,00 5 3 5,00 5 5 5,00 37 33 37,00 315,900 9 49 118 239 1118

50 1241 ZEHRA ARSLAN 5C 8 6 8,00 7 7 7,00 7 5 7,00 8 4 8,00 4 4 4,00 2 7 2,00 36 33 36,00 314,960 8 50 119 241 1132

51 609 GÜLCAN TÜRKZ ADE 5İ 7 7 7,00 7 7 7,00 8 4 8,00 6 6 6,00 5 3 5,00 3 3 3,00 36 30 36,00 314,220 5 51 122 247 1143

52 1112 SE RRNUR BALI 5İ 9 5 9,00 3 11 3,00 8 4 8,00 8 4 8,00 4 4 4,00 9 1 9,00 41 29 41,00 313,470 6 52 125 250 1149

53 78 ME  MMED İ R HİM 5K 5 6 5,00 8 6 8,00 8 4 8,00 8 3 8,00 6 2 6,00 3 2 3,00 38 23 38,00 313,090 2 53 127 254 1154

54 173 BENNUR DOĞAN 5B 7 7 7,00 8 6 8,00 8 4 8,00 3 9 3,00 4 4 4,00 3 6 3,00 33 36 33,00 312,850 10 54 128 256 1157

55 399 EMİN ASLAN 5H 5 9 5,00 8 6 8,00 9 3 9,00 5 7 5,00 3 5 3,00 5 5 5,00 35 35 35,00 311,640 2 55 130 258 1166

56 684 İLKNUR CUMALİ 5B 7 7 7,00 7 6 7,00 7 5 7,00 9 3 9,00 4 4 4,00 3 7 3,00 37 32 37,00 311,330 11 56 131 260 1172

57 1009 ÖMER ASAD 5H 7 7 7,00 7 7 7,00 7 5 7,00 6 6 6,00 4 4 4,00 6 4 6,00 37 33 37,00 310,340 3 57 134 263 1183

58 1143 CEMİLE ALİOĞLU 5B 8 6 8,00 7 7 7,00 6 6 6,00 5 7 5,00 6 2 6,00 5 5 5,00 37 33 37,00 310,090 12 58 135 265 1195

59 826 MERTCAN ÇEVİK 5B 8 6 8,00 6 7 6,00 6 6 6,00 7 5 7,00 6 2 6,00 5 5 5,00 38 31 38,00 306,790 13 59 139 281 1227

60 163 BAHTİYAR DERVİŞ 5B 8 6 8,00 4 9 4,00 8 4 8,00 7 5 7,00 6 2 6,00 5 5 5,00 38 31 38,00 306,630 14 60 140 282 1231

61 1190 SEVGİ ARİF 5A 7 7 7,00 6 8 6,00 8 4 8,00 5 7 5,00 6 2 6,00 3 7 3,00 35 35 35,00 305,590 19 61 142 284 1242

62 3 ECE ÖZDEMİR 5E 7 7 7,00 7 7 7,00 6 6 6,00 6 6 6,00 6 2 6,00 5 5 5,00 37 33 37,00 304,290 2 62 143 289 1263

63 663 İBRAHİM HASAN 5D 8 6 8,00 4 10 4,00 8 4 8,00 6 5 6,00 6 2 6,00 5 5 5,00 37 32 37,00 304,130 3 63 144 291 1267

64 815 MERT AKDOĞAN 5C 7 7 7,00 4 10 4,00 9 3 9,00 6 6 6,00 5 3 5,00 6 4 6,00 37 33 37,00 304,050 9 64 145 293 1269

65 139 AYSEL LATİFOĞLU 5A 9 5 9,00 5 9 5,00 8 4 8,00 7 5 7,00 2 0 2,00 31 23 31,00 303,700 20 65 147 296 1272

66 1183 SİNAN YILDIZ 5K 10 4 10,00 3 10 3,00 7 4 7,00 6 6 6,00 5 3 5,00 5 5 5,00 36 32 36,00 302,040 3 66 149 301 1291

67 823 MERT RIDVAN 5H 6 8 6,00 4 10 4,00 9 3 9,00 8 4 8,00 6 2 6,00 4 6 4,00 37 33 37,00 298,580 4 67 154 311 1326

68 721 KEREM GARİP 5F 7 7 7,00 7 7 7,00 7 5 7,00 3 9 3,00 5 3 5,00 3 7 3,00 32 38 32,00 298,500 4 68 155 312 1328

69 152 AZRA DUMAN 5H 11 3 11,00 5 9 5,00 6 5 6,00 6 1 6,00 28 18 28,00 297,020 5 69 157 316 1340

70 86 AL ERDEM TÜRKYILMA 5C 8 6 8,00 3 11 3,00 8 4 8,00 7 5 7,00 6 2 6,00 4 6 4,00 36 34 36,00 296,160 10 70 160 321 1357

71 603 GAMZE T ATEŞ 5G 7 7 7,00 5 7 5,00 7 5 7,00 7 5 7,00 4 4 4,00 5 5 5,00 35 33 35,00 294,070 3 71 164 327 1387

72 791 MELEK OLGUN 5D 8 5 8,00 6 5 6,00 8 4 8,00 3 5 3,00 2 1 2,00 0 1 0,00 27 21 27,00 293,700 4 72 166 330 1395

73 1401 ESMANUR ÇALIŞ 5E 8 6 8,00 6 8 6,00 5 7 5,00 7 5 7,00 5 3 5,00 3 7 3,00 34 36 34,00 292,060 3 73 169 335 1417

74 266 BİLOR ŞAH 5G 6 8 6,00 5 9 5,00 9 2 9,00 2 10 2,00 4 4 4,00 6 4 6,00 32 37 32,00 291,880 4 74 170 336 1419

75 279 CANSU KIROĞLU 5C 9 5 9,00 2 12 2,00 8 4 8,00 6 6 6,00 4 4 4,00 5 5 5,00 34 36 34,00 291,490 11 75 171 337 1427

76 316 DOĞUKA ERDOĞAN 5İ 7 7 7,00 5 9 5,00 8 3 8,00 3 9 3,00 3 5 3,00 5 5 5,00 31 38 31,00 290,120 7 76 172 338 1443

77 1111 SENANUR KAPLAN 5İ 8 6 8,00 6 8 6,00 5 7 5,00 5 7 5,00 6 2 6,00 3 6 3,00 33 36 33,00 289,230 8 77 174 342 1454

78 1117 SEVGİ ASLAN 5İ 7 7 7,00 4 10 4,00 6 6 6,00 9 3 9,00 6 2 6,00 5 4 5,00 37 32 37,00 286,890 9 78 178 353 1478

79 1197 ALEYNA CUMALIOĞL 5D 8 6 8,00 3 11 3,00 9 3 9,00 5 7 5,00 3 5 3,00 1 9 1,00 29 41 29,00 286,360 5 79 180 361 1494

80 1175 UTKU ÇALIŞKAN 5B 7 7 7,00 3 11 3,00 8 4 8,00 9 3 9,00 5 2 5,00 2 8 2,00 34 35 34,00 286,350 15 80 181 362 1495

81 726 KEREM GÜL 5C 8 6 8,00 3 1 3,00 7 4 7,00 6 6 6,00 6 2 6,00 4 2 4,00 34 21 34,00 285,440 12 81 182 366 1499

82 1204 YAĞMUR YILMAZ 5A 8 4 8,00 5 6 5,00 6 6 6,00 6 6 6,00 6 2 6,00 31 24 31,00 285,140 21 82 183 368 1502

83 0 MUR D İZZ T 5K 6 8 6,00 4 10 4,00 9 2 9,00 6 6 6,00 3 5 3,00 3 7 3,00 31 38 31,00 284,900 4 83 184 369 1504

84 472 ERDOĞAN YILDIZ 5İ 6 8 6,00 5 9 5,00 8 4 8,00 4 8 4,00 4 4 4,00 4 5 4,00 31 38 31,00 284,320 10 84 186 371 1510

85 132 AYŞE MİZAMOVA 5G 7 7 7,00 4 10 4,00 8 4 8,00 2 10 2,00 4 4 4,00 6 4 6,00 31 39 31,00 283,660 5 85 188 373 1519

86 736 MERT ZABİTOV 5A 8 6 8,00 5 9 5,00 5 7 5,00 5 7 5,00 5 3 5,00 5 5 5,00 33 37 33,00 283,100 22 86 190 376 1533

87 289 CENGİZHAN AKGÜNEY 5B 8 6 8,00 4 10 4,00 7 5 7,00 3 9 3,00 4 4 4,00 4 6 4,00 30 40 30,00 281,900 16 87 193 379 1546

88 13 ABDULKADİR CİBES 5L 3 11 3,00 5 9 5,00 9 3 9,00 7 5 7,00 5 3 5,00 6 4 6,00 35 35 35,00 281,650 1 88 194 381 1549

89 995 NİSA GÖÇ 5C 8 6 8,00 6 8 6,00 5 7 5,00 0 12 0,00 6 2 6,00 5 5 5,00 30 40 30,00 281,070 13 89 197 385 1555

90 428 EMRE AKSU 5İ 5 9 5,00 5 9 5,00 8 4 8,00 4 8 4,00 5 3 5,00 5 5 5,00 32 38 32,00 280,360 11 90 201 390 1569

91 656 HAYRÜNNİSA CAN 5B 7 7 7,00 4 10 4,00 8 4 8,00 2 10 2,00 3 3 3,00 5 5 5,00 29 39 29,00 279,320 17 91 202 391 1579

92 953 NİSA ATİKKURT 5C 6 8 6,00 5 9 5,00 6 6 6,00 5 7 5,00 5 3 5,00 7 3 7,00 34 36 34,00 279,060 14 92 203 392 1583

93 6 H L F OOR 5E 9 5 9,00 5 9 5,00 4 8 4,00 5 7 5,00 4 4 4,00 4 6 4,00 31 39 31,00 278,840 4 93 205 394 1587

94 113 ARDA GÜMÜŞ 5C 8 6 8,00 2 5 2,00 8 3 8,00 5 4 5,00 5 2 5,00 3 1 3,00 31 21 31,00 278,520 15 94 206 396 1590
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95 1125 SİRACEDDİN CABİR 5E 8 6 8,00 4 10 4,00 6 6 6,00 4 8 4,00 4 3 4,00 5 5 5,00 31 38 31,00 278,350 5 95 207 397 1593

96 384 ELİF BEDİR 5C 7 7 7,00 3 11 3,00 8 4 8,00 4 7 4,00 5 3 5,00 4 6 4,00 31 38 31,00 278,190 16 96 208 399 1595

97 172 BELİNAY İŞCAN 5B 5 9 5,00 6 8 6,00 6 6 6,00 7 5 7,00 5 3 5,00 4 6 4,00 33 37 33,00 277,550 18 97 209 402 1601

98 30 ABDULLAH ABOUZAID 5F 10 4 10,00 8 6 8,00 1 11 1,00 1 11 1,00 2 6 2,00 6 4 6,00 28 42 28,00 277,380 5 98 210 403 1605

99 1186 VİSAMEDDİN DAH*R 5L 8 6 8,00 5 9 5,00 7 5 7,00 2 9 2,00 1 7 1,00 2 8 2,00 25 44 25,00 276,850 2 99 211 405 1614

100 1019 ÖMER TARIM 5F 6 8 6,00 6 8 6,00 6 6 6,00 6 6 6,00 3 5 3,00 3 7 3,00 30 40 30,00 276,840 6 100 212 406 1615

101 0 MEDİNE ASLAN 5F 10 4 10,00 5 9 5,00 3 9 3,00 5 7 5,00 5 3 5,00 2 8 2,00 30 40 30,00 276,750 7 101 214 408 1620

102 1113 SEVDA EYÜPOĞLU 5E 8 6 8,00 1 13 1,00 9 3 9,00 3 9 3,00 5 3 5,00 4 6 4,00 30 40 30,00 275,610 6 102 218 415 1635

103 0 ÖMER EREN LB YR K 5G 8 6 8,00 3 11 3,00 6 6 6,00 4 8 4,00 4 4 4,00 7 3 7,00 32 38 32,00 274,390 6 103 220 420 1651

104 15 A*UR AHMAN ZEHEYRATİ5İ 5 9 5,00 7 7 7,00 6 6 6,00 3 9 3,00 4 4 4,00 4 6 4,00 29 41 29,00 273,680 12 104 224 424 1661

105 694 ESLEM KEBBANİ 5G 7 7 7,00 2 12 2,00 7 5 7,00 7 5 7,00 3 5 3,00 8 2 8,00 34 36 34,00 273,510 7 105 225 426 1671

106 867 MUHAMMEDA BARIŞ 5C 6 8 6,00 4 10 4,00 6 6 6,00 7 5 7,00 5 3 5,00 5 5 5,00 33 37 33,00 271,420 17 106 230 439 1708

107 859 MİRAY ERDİN 5B 8 6 8,00 5 9 5,00 5 7 5,00 4 8 4,00 2 6 2,00 3 7 3,00 27 43 27,00 269,750 19 107 232 443 1729

108 936 NAJMEDDİN LABBAD 5G 8 6 8,00 5 9 5,00 4 8 4,00 2 10 2,00 4 4 4,00 7 3 7,00 30 40 30,00 269,550 8 108 233 444 1734

109 886 MUHAMMET ALDERMİR5E 8 6 8,00 3 11 3,00 6 6 6,00 6 6 6,00 4 4 4,00 1 9 1,00 28 42 28,00 266,370 7 109 239 459 1770

110 966 NİLÜFER DJALİLOVA 5L 5 9 5,00 3 6 3,00 8 4 8,00 9 3 9,00 2 6 2,00 3 7 3,00 30 35 30,00 265,410 3 110 241 463 1784

111 99 SAM H KELİ 5H 5 9 5,00 6 8 6,00 6 6 6,00 2 10 2,00 4 4 4,00 5 5 5,00 28 42 28,00 265,050 6 111 242 464 1788

112 1223 KAAN     N ORTAKAYA 5F 6 8 6,00 5 9 5,00 4 8 4,00 8 4 8,00 5 3 5,00 4 5 4,00 32 37 32,00 263,610 8 112 243 467 1802

113 661 HÜSEYİN KORKUT 5C 6 7 6,00 5 9 5,00 6 6 6,00 2 10 2,00 5 3 5,00 3 7 3,00 27 42 27,00 262,880 18 113 245 469 1821

114 92 BERAT ŞENGÜL 5K 6 8 6,00 7 7 7,00 5 7 5,00 2 10 2,00 2 6 2,00 2 8 2,00 24 46 24,00 262,580 5 114 248 472 1826

115 32 AHMED EMRU HAMMADA5L 6 8 6,00 3 11 3,00 8 4 8,00 1 11 1,00 5 3 5,00 4 5 4,00 27 42 27,00 262,390 4 115 249 475 1829

116 220 BERKANT YİĞİT 5B 3 6 3,00 8 6 8,00 5 7 5,00 6 6 6,00 6 2 6,00 28 27 28,00 260,320 20 116 252 480 1859

117 177 BERAT ARS *N 5D 9 5 9,00 3 11 3,00 3 9 3,00 6 6 6,00 4 4 4,00 5 5 5,00 30 40 30,00 258,690 6 117 256 486 1889

118 0 LALE LAİŞOVA 5F 6 8 6,00 5 9 5,00 6 6 6,00 1 11 1,00 4 4 4,00 3 7 3,00 25 45 25,00 258,210 9 118 257 488 1894

119 7 FEVZİCAN ÖRNEK 5F 5 9 5,00 4 10 4,00 6 6 6,00 5 7 5,00 5 3 5,00 5 5 5,00 30 40 30,00 258,120 10 119 258 489 1896

120 1079 RIDVAN SERVER 5İ 3 11 3,00 4 10 4,00 8 4 8,00 5 7 5,00 4 4 4,00 6 4 6,00 30 40 30,00 257,960 13 120 259 490 1899

121 58 ALMOUTASEM RAMAD*5E 10 4 10,00 6 8 6,00 1 11 1,00 4 8 4,00 1 7 1,00 2 8 2,00 24 46 24,00 257,430 8 121 262 494 1917

122 1083 SABRİMERT GEYİK 5C 6 8 6,00 4 10 4,00 5 7 5,00 7 5 7,00 5 3 5,00 2 8 2,00 29 41 29,00 256,690 19 122 263 501 1938

123 770 HURİŞAN MUSAOĞLU 5F 6 8 6,00 6 8 6,00 4 8 4,00 3 8 3,00 5 3 5,00 2 8 2,00 26 43 26,00 255,070 11 123 266 505 1959

124 128 AYHAN TERZİ 5İ 6 8 6,00 5 9 5,00 5 7 5,00 3 8 3,00 3 5 3,00 4 6 4,00 26 43 26,00 254,990 14 124 267 507 1961

125 745 GİNE FANİ 5D 5 9 5,00 6 8 6,00 3 9 3,00 6 6 6,00 6 2 6,00 5 5 5,00 31 39 31,00 254,730 7 125 269 509 1965

126 0 İZZ      T R  AUÖ* 5K 4 10 4,00 4 10 4,00 7 5 7,00 7 5 7,00 4 4 4,00 2 8 2,00 28 42 28,00 254,360 6 126 271 512 1970

127 54 GÜNEŞ ELİSOVA 5K 5 9 5,00 6 8 6,00 4 8 4,00 5 6 5,00 4 3 4,00 4 3 4,00 28 37 28,00 253,940 7 127 272 513 1977

128 654 HAYRUNİSA ÇÖLGEÇEN5D 7 7 7,00 5 8 5,00 4 8 4,00 4 7 4,00 4 3 4,00 1 7 1,00 25 40 25,00 253,230 8 128 273 515 1994

129 6 ARDA AKD Ğ 5G 6 8 6,00 5 9 5,00 4 8 4,00 2 10 2,00 6 2 6,00 5 4 5,00 28 41 28,00 252,950 9 129 274 517 2000

130 543 DİLAN TETİK 5E 7 7 7,00 5 9 5,00 4 8 4,00 3 9 3,00 3 5 3,00 3 7 3,00 25 45 25,00 252,900 9 130 275 518 2001

131 902 MUSTAFA ALADAĞ 5F 4 10 4,00 7 7 7,00 4 8 4,00 5 7 5,00 3 5 3,00 4 6 4,00 27 43 27,00 251,770 12 131 279 525 2019

132 674 İBRAHİMEGE ATILGAN 5C 5 9 5,00 6 8 6,00 4 8 4,00 5 7 5,00 3 5 3,00 4 6 4,00 27 43 27,00 251,770 20 131 279 525 2019

133 893 MURAT MELİKŞAH 5C 4 10 4,00 11 3 11,00 1 11 1,00 1 11 1,00 2 6 2,00 5 5 5,00 24 46 24,00 250,310 21 133 283 532 2047

134 45 ENES TAHA AHENK 5H 5 9 5,00 6 8 6,00 6 6 6,00 1 11 1,00 1 7 1,00 2 8 2,00 21 49 21,00 249,530 7 134 285 534 2062

135 1135 SULTAN MIHRİYEVA 5F 8 6 8,00 3 11 3,00 4 7 4,00 4 8 4,00 3 5 3,00 4 6 4,00 26 43 26,00 249,270 13 135 287 536 2064

136 312 DAMLA SIVIRCIK 5E 9 5 9,00 4 10 4,00 2 10 2,00 3 9 3,00 3 5 3,00 5 5 5,00 26 44 26,00 249,100 10 136 288 537 2065

137 29 AHMED B STİKA 5G 3 11 3,00 4 10 4,00 7 5 7,00 3 9 3,00 6 2 6,00 6 4 6,00 29 41 29,00 249,080 10 137 289 538 2066

138 247 BEŞİR SİLAHDDİN 5E 4 10 4,00 5 9 5,00 6 6 6,00 3 9 3,00 2 6 2,00 6 4 6,00 26 44 26,00 248,780 11 138 290 540 2071

139 376 ELANUR POLAT 5K 4 8 4,00 4 1 4,00 7 3 7,00 3 6 3,00 4 3 4,00 4 3 4,00 26 24 26,00 248,700 8 139 291 542 2073

140 292 CEYLİN KARAGÖZ 5K 6 8 6,00 4 9 4,00 5 7 5,00 7 1 7,00 4 6 4,00 26 31 26,00 247,870 9 140 293 545 2095

141 6086 GÜZEL JAKİLOVA 5G 7 7 7,00 8 6 8,00 1 10 1,00 0 12 0,00 2 5 2,00 4 6 4,00 22 46 22,00 245,640 11 141 297 557 2143
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF LGS 2.DENEME 251 477 814 7787

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 4 9 4,44 4 9 4,30 4 8 4,00 4 8 4,05 3 5 2,83 3 6 3,35 23 45 22,97 228,140

Okul Ortalaması 6 8 6,09 5 9 4,86 6 6 5,55 5 7 4,50 4 4 3,95 4 5 3,98 29 39 28,93 264,520

KATILIMLAR

142 149 AZRA ALPÇALIK 5L 6 8 6,00 2 12 2,00 6 6 6,00 5 7 5,00 4 4 4,00 4 6 4,00 27 43 27,00 245,480 5 142 298 558 2147

143 33 YUNUSEMRE DURK 5D 5 9 5,00 5 9 5,00 4 8 4,00 4 8 4,00 5 3 5,00 4 6 4,00 27 43 27,00 245,310 9 143 300 560 2149

144 1251 ZEYNEP KAHVECİ 5H 5 9 5,00 4 10 4,00 6 6 6,00 3 9 3,00 4 4 4,00 2 2 2,00 24 40 24,00 244,440 8 144 303 564 2156

145 1202 TESNİM FAHERCİ 5D 6 8 6,00 6 8 6,00 3 9 3,00 2 10 2,00 4 3 4,00 3 5 3,00 24 43 24,00 244,350 10 145 304 565 2159

146 0 S H   N KOM   N 5G 7 7 7,00 4 10 4,00 4 8 4,00 2 10 2,00 4 4 4,00 3 7 3,00 24 46 24,00 244,270 12 146 306 567 2161

147 6 AI İN S   ROV 5K 6 8 6,00 6 8 6,00 3 9 3,00 3 5 3,00 3 5 3,00 2 8 2,00 23 43 23,00 242,510 10 147 311 576 2181

148 809 MELEK PAŞA 5F 6 8 6,00 5 9 5,00 4 8 4,00 3 9 3,00 3 5 3,00 2 8 2,00 23 47 23,00 242,430 14 148 312 577 2182

149 1018 ÖMER RIZA 5L 7 7 7,00 5 9 5,00 3 9 3,00 1 11 1,00 2 6 2,00 5 5 5,00 23 47 23,00 241,850 6 149 313 578 2186

150 275 CANSU EKİCİ 5C 6 8 6,00 3 11 3,00 5 7 5,00 5 5 5,00 4 4 4,00 2 8 2,00 25 43 25,00 241,220 22 150 317 582 2195

151 359 EDİB BADAVİ 5D 7 7 7,00 4 10 4,00 3 9 3,00 4 8 4,00 4 4 4,00 3 7 3,00 25 45 25,00 241,050 11 151 319 584 2201

152 314 DİIMURAD RUSTAMOV 5İ 4 10 4,00 6 8 6,00 4 8 4,00 4 8 4,00 2 6 2,00 5 5 5,00 25 45 25,00 240,970 15 152 321 586 2206

153 371 EGEMEN YILMAZ 5C 5 9 5,00 5 9 5,00 4 8 4,00 4 8 4,00 4 4 4,00 3 7 3,00 25 45 25,00 240,970 23 152 321 586 2206

154 9 SUDEM BAKİ 5H 4 10 4,00 6 8 6,00 4 8 4,00 4 8 4,00 4 4 4,00 3 7 3,00 25 45 25,00 240,970 9 152 321 586 2206

155 107 ÖMER ELHALEBİ 5E 5 9 5,00 4 10 4,00 5 7 5,00 2 10 2,00 3 5 3,00 6 4 6,00 25 45 25,00 240,230 12 155 326 592 2222

156 1216 MUHAMMET KÜLHUSEYİ5L 6 8 6,00 4 10 4,00 5 7 5,00 3 9 3,00 1 7 1,00 3 7 3,00 22 48 22,00 240,180 7 156 327 593 2223

157 1141 ŞEYMA ÖZTÜRK 5D 6 7 6,00 6 8 6,00 3 5 3,00 2 8 2,00 5 2 5,00 22 30 22,00 240,010 12 157 328 594 2224

158 776 MAHİR AHMET 5F 5 9 5,00 6 8 6,00 2 10 2,00 6 6 6,00 2 6 2,00 6 4 6,00 27 43 27,00 240,000 15 158 329 595 2226

159 755 LEYAL İYD 5K 5 9 5,00 5 9 5,00 5 7 5,00 2 9 2,00 3 5 3,00 2 8 2,00 22 47 22,00 239,850 11 159 330 596 2230

160 715 KAYRA IŞIK 5B 5 9 5,00 4 10 4,00 4 8 4,00 5 7 5,00 5 3 5,00 4 6 4,00 27 43 27,00 239,510 21 160 331 598 2235

161 44 AHMET BOZKAYA 5C 4 10 4,00 3 11 3,00 6 6 6,00 3 9 3,00 5 3 5,00 6 4 6,00 27 43 27,00 238,690 24 161 332 600 2263

162 530 FAİK KHUDİR 5D 6 8 6,00 5 9 5,00 3 9 3,00 3 9 3,00 3 5 3,00 4 6 4,00 24 46 24,00 238,550 13 162 333 601 2274

163 0 AMER ELCUMA 5K 4 9 4,00 7 7 7,00 4 6 4,00 1 7 1,00 0 5 0,00 5 2 5,00 21 36 21,00 237,430 12 163 335 604 2294

164 125 ASYA TUNCER 5L 6 8 6,00 1 13 1,00 6 6 6,00 4 8 4,00 5 3 5,00 4 6 4,00 26 44 26,00 236,850 8 164 337 606 2309

165 1239 YUSUF RESÜL 5B 6 8 6,00 4 10 4,00 3 9 3,00 1 11 1,00 5 3 5,00 7 3 7,00 26 44 26,00 236,100 22 165 342 611 2319

166 263 BUSE MANTAR 5D 7 7 7,00 2 12 2,00 5 7 5,00 2 10 2,00 4 4 4,00 3 7 3,00 23 47 23,00 235,890 14 166 343 612 2322

167 1012 MİRAÇ ÜNER 5İ 4 10 4,00 4 10 4,00 5 7 5,00 6 6 6,00 3 5 3,00 3 7 3,00 25 45 25,00 235,420 16 167 344 617 2363

168 1106 SEDANUR BAYIR 5K 6 8 6,00 5 9 5,00 2 10 2,00 5 7 5,00 4 4 4,00 3 7 3,00 25 45 25,00 235,330 13 168 345 618 2364

169 1232 YUSUF ALTIN I 5D 7 6 7,00 4 10 4,00 3 9 3,00 1 11 1,00 5 3 5,00 2 7 2,00 22 46 22,00 233,550 15 169 348 625 2426

170 87 MUH  MME EL UM A 5G 2 12 2,00 2 10 2,00 9 3 9,00 1 11 1,00 5 3 5,00 6 4 6,00 25 43 25,00 233,450 13 170 349 627 2438

171 516 HATİCE HELLİ 5K 3 10 3,00 5 8 5,00 5 6 5,00 3 9 3,00 5 3 5,00 3 6 3,00 24 42 24,00 232,260 14 171 352 631 2454

172 77 MEDİNE KARADAĞ 5H 4 10 4,00 3 11 3,00 6 6 6,00 2 10 2,00 5 3 5,00 4 6 4,00 24 46 24,00 231,850 10 172 354 633 2468

173 785 MEHM*  EFE TAN 5H 7 7 7,00 4 10 4,00 3 8 3,00 2 10 2,00 1 7 1,00 4 6 4,00 21 48 21,00 231,710 11 173 355 634 2471

174 888 MUHAMMET ŞEVKET 5F 6 8 6,00 2 12 2,00 4 8 4,00 5 7 5,00 4 4 4,00 5 5 5,00 26 44 26,00 231,210 16 174 356 635 2477

175 1118 ŞAHİN BEDE L 5E 7 7 7,00 4 7 4,00 2 10 2,00 4 8 4,00 3 5 3,00 3 7 3,00 23 44 23,00 230,660 13 175 357 636 2486

176 1122 SİDRA FEHERJİ 5D 3 11 3,00 6 8 6,00 3 9 3,00 3 9 3,00 5 3 5,00 6 4 6,00 26 44 26,00 230,630 16 176 358 637 2487

177 1080 SABAH KEBEVAR 5E 5 9 5,00 5 9 5,00 5 7 5,00 0 12 0,00 3 5 3,00 0 10 0,00 18 52 18,00 230,510 14 177 359 638 2488

178 1240 YUSUF ŞAH 5C 5 9 5,00 4 10 4,00 3 9 3,00 7 5 7,00 3 5 3,00 3 7 3,00 25 45 25,00 229,780 25 178 361 642 2517

179 532 FERİDE AYDINOVA 5E 5 9 5,00 4 10 4,00 4 8 4,00 4 8 4,00 3 5 3,00 2 8 2,00 22 48 22,00 228,330 15 179 366 647 2543

180 435 EMRE ÜNAL 5F 2 11 2,00 5 9 5,00 6 6 6,00 2 10 2,00 6 2 6,00 1 9 1,00 22 47 22,00 227,510 17 180 367 650 2585

181 28 CANSU RECEP 5K 5 6 5,00 3 3 3,00 4 4 4,00 5 3 5,00 5 1 5,00 2 0 2,00 24 17 24,00 226,870 15 181 368 651 2593

182 28 YASMİN SUDE 5H 5 9 5,00 3 11 3,00 4 8 4,00 3 9 3,00 5 3 5,00 4 6 4,00 24 46 24,00 226,210 12 182 373 657 2614

183 383 İMAT KABANİ 5L 5 9 5,00 6 8 6,00 2 10 2,00 2 10 2,00 4 4 4,00 2 8 2,00 21 49 21,00 225,660 9 183 374 658 2623

184 698 İSMAİL DEDE 5G 4 10 4,00 6 8 6,00 3 8 3,00 2 10 2,00 3 5 3,00 3 7 3,00 21 48 21,00 225,580 14 184 375 659 2625

185 1145 REFAH MENSUR 5K 4 10 4,00 4 10 4,00 4 8 4,00 5 7 5,00 2 6 2,00 4 6 4,00 23 47 23,00 224,700 16 185 376 660 2645

186 848 MESUT HAMİT 5F 3 11 3,00 4 10 4,00 6 6 6,00 2 10 2,00 4 4 4,00 1 9 1,00 20 50 20,00 223,170 18 186 382 669 2706

187 0 S İD HVOROMODZ 5K 4 9 4,00 4 9 4,00 4 8 4,00 5 6 5,00 0 8 0,00 5 4 5,00 22 44 22,00 222,530 17 187 383 671 2723

188 9 ABDULHAMİD SİED 5İ 3 11 3,00 6 8 6,00 3 9 3,00 3 9 3,00 5 3 5,00 2 8 2,00 22 48 22,00 221,950 17 188 384 674 2739
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF LGS 2.DENEME 251 477 814 7787

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 4 9 4,44 4 9 4,30 4 8 4,00 4 8 4,05 3 5 2,83 3 6 3,35 23 45 22,97 228,140

Okul Ortalaması 6 8 6,09 5 9 4,86 6 6 5,55 5 7 4,50 4 4 3,95 4 5 3,98 29 39 28,93 264,520

KATILIMLAR

189 16 EMRAH EMRAH 5H 5 9 5,00 7 7 7,00 1 11 1,00 3 9 3,00 1 7 1,00 2 8 2,00 19 51 19,00 221,730 13 189 385 679 2763

190 0 A  ULLAH JOUZ 5K 3 11 3,00 4 10 4,00 4 8 4,00 6 6 6,00 4 4 4,00 3 7 3,00 24 46 24,00 221,070 18 190 386 680 2786

191 250 BETÜL CENİYET 5F 3 11 3,00 5 9 5,00 4 8 4,00 3 9 3,00 2 6 2,00 4 6 4,00 21 49 21,00 219,700 19 191 389 685 2858

192 762 LEMİS ÜLU 5E 3 11 3,00 5 9 5,00 3 9 3,00 5 7 5,00 2 6 2,00 5 5 5,00 23 47 23,00 218,650 16 192 391 689 2883

193 1205 YAREN ÇAMDERE 5D 5 9 5,00 2 12 2,00 4 8 4,00 4 8 4,00 3 5 3,00 5 5 5,00 23 47 23,00 218,240 17 193 392 690 2895

194 793 MARAM ELMASRİ 5K 3 11 3,00 5 9 5,00 4 8 4,00 3 9 3,00 3 5 3,00 2 8 2,00 20 50 20,00 217,530 19 194 394 694 2922

195 622 HAFIZ MURADOV 5L 2 12 2,00 5 9 5,00 5 7 5,00 3 9 3,00 2 6 2,00 3 7 3,00 20 50 20,00 217,450 10 195 395 695 2943

196 1236 YUSUF ALİOĞLU 5E 4 10 4,00 6 8 6,00 2 10 2,00 2 10 2,00 2 6 2,00 4 6 4,00 20 50 20,00 217,360 17 196 396 696 2955

197 1198 RABİA ANTEPLİOĞ 5H 7 7 7,00 4 10 4,00 1 11 1,00 0 12 0,00 2 6 2,00 6 4 6,00 20 50 20,00 216,780 14 197 397 698 3005

198 0 İBRAHİM FEIİIOV 5D 5 9 5,00 2 12 2,00 4 8 4,00 4 8 4,00 6 2 6,00 1 8 1,00 22 47 22,00 216,070 18 198 399 700 3018

199 811 *EK Ş**K M 5L 3 10 3,00 4 8 4,00 4 8 4,00 3 8 3,00 2 6 2,00 6 4 6,00 22 44 22,00 215,740 11 199 401 704 3045

200 169 BATUHAN ÇALIŞKAN 5D 2 12 2,00 3 11 3,00 6 6 6,00 3 9 3,00 2 6 2,00 6 4 6,00 22 48 22,00 215,580 19 200 402 705 3057

201 259 BEYZANUR OSM N 5B 4 10 4,00 5 9 5,00 3 9 3,00 2 10 2,00 4 4 4,00 1 9 1,00 19 51 19,00 215,110 23 201 403 706 3062

202 1 AYAEN LA *KOV 5K 5 9 5,00 1 13 1,00 6 6 6,00 2 10 2,00 2 6 2,00 3 7 3,00 19 51 19,00 214,870 20 202 404 708 3070

203 7 HA YDR DERVİŞ 5K 5 8 5,00 5 8 5,00 2 10 2,00 1 10 1,00 2 6 2,00 4 6 4,00 19 48 19,00 214,860 21 203 405 709 3071

204 82 ALİ BİLAL 5D 4 6 4,00 5 6 5,00 3 5 3,00 1 11 1,00 2 5 2,00 4 6 4,00 19 39 19,00 214,780 20 204 406 710 3072

205 792 YASMİN HALAFELAH 5İ 4 10 4,00 3 11 3,00 4 8 4,00 4 8 4,00 3 5 3,00 3 7 3,00 21 49 21,00 213,900 18 205 408 714 3131

206 274 CANSU ATIALA 5İ 5 9 5,00 3 11 3,00 4 8 4,00 3 9 3,00 2 3 2,00 1 4 1,00 18 44 18,00 213,190 19 206 410 717 3167

207 330 EBUBEKİR TAŞTAN 5G 2 11 2,00 3 10 3,00 6 6 6,00 2 10 2,00 3 4 3,00 5 5 5,00 21 46 21,00 213,080 15 207 412 719 3179

208 0 EMİN Ş MİL 5K 3 11 3,00 3 11 3,00 4 8 4,00 5 7 5,00 3 5 3,00 5 5 5,00 23 47 23,00 212,440 22 208 415 723 3238

209 1109 NEHİR ÇELİK 5D 3 11 3,00 4 10 4,00 4 8 4,00 4 8 4,00 3 5 3,00 2 8 2,00 20 50 20,00 211,730 21 209 416 726 3267

210 864 MUHAMMED EŞREFİ 5E 5 9 5,00 5 9 5,00 1 11 1,00 3 9 3,00 4 4 4,00 2 8 2,00 20 50 20,00 211,640 18 210 417 727 3270

211 49 FATMA ZEHR 5K 2 12 2,00 6 8 6,00 3 9 3,00 2 10 2,00 5 3 5,00 1 9 1,00 19 51 19,00 208,980 23 211 421 733 3441

212 606 GÜLİZAR TU*S OVA 5G 5 9 5,00 1 13 1,00 5 7 5,00 5 7 5,00 1 6 1,00 1 9 1,00 18 51 18,00 207,640 16 212 423 738 3475

213 7 BAYRAM DERVİŞ 5H 1 13 1,00 5 9 5,00 4 8 4,00 3 9 3,00 3 5 3,00 5 5 5,00 21 49 21,00 207,440 15 213 424 740 3490

214 1195 VOL AN İSLAMOĞLU 5D 7 7 7,00 1 10 1,00 2 10 2,00 2 10 2,00 5 3 5,00 4 6 4,00 21 46 21,00 207,270 22 214 425 741 3511

215 703 İSMAİLEREN TÜREL 5İ 5 9 5,00 4 10 4,00 1 10 1,00 6 6 6,00 2 6 2,00 2 8 2,00 20 49 20,00 206,500 20 215 426 742 3587

216 713 KAMİL BEDİR 5D 2 12 2,00 3 11 3,00 7 5 7,00 3 9 3,00 0 8 0,00 0 10 0,00 15 55 15,00 206,440 23 216 427 743 3588

217 517 ETEMCEM IŞIK 5F 2 12 2,00 5 9 5,00 3 9 3,00 5 7 5,00 2 6 2,00 3 7 3,00 20 50 20,00 206,010 20 217 428 745 3594

218 1039 POLAT 5D 1 13 1,00 4 10 4,00 5 7 5,00 5 7 5,00 2 6 2,00 3 7 3,00 20 50 20,00 205,850 24 218 429 746 3605

219 1881 YAZEN KADRU 5L 5 9 5,00 3 10 3,00 2 9 2,00 2 10 2,00 3 4 3,00 5 5 5,00 20 47 20,00 205,100 12 219 431 749 3632

220 598 FİD A N ABDULAH 5D 3 11 3,00 5 9 5,00 3 9 3,00 1 11 1,00 1 7 1,00 4 6 4,00 17 53 17,00 204,310 25 220 432 751 3702

221 1078 REYYAN KANTAŞ 5E 5 9 5,00 2 12 2,00 3 9 3,00 4 8 4,00 3 5 3,00 2 6 2,00 19 49 19,00 203,510 19 221 434 753 3757

222 1027 HÜSEYİN USMANOV 5İ 3 11 3,00 5 9 5,00 2 10 2,00 3 9 3,00 2 6 2,00 4 6 4,00 19 51 19,00 203,260 21 222 436 755 3771

223 1008 OSMANUMUT ŞAHİN 5C 2 10 2,00 0 6 0,00 8 0 8,00 4 1 4,00 3 2 3,00 2 0 2,00 19 19 19,00 203,110 26 223 437 756 3792

224 1243 ZEHRA AK 5E 5 9 5,00 3 10 3,00 2 10 2,00 2 10 2,00 3 5 3,00 4 6 4,00 19 50 19,00 202,930 20 224 438 757 3794

225 0 U*   * ET AL N* *İ 5L 4 10 4,00 4 10 4,00 3 9 3,00 2 10 2,00 1 7 1,00 2 8 2,00 16 54 16,00 202,470 13 225 440 759 3839

226 7 ELİF MUS A 5E 7 7 7,00 0 14 0,00 3 9 3,00 1 11 1,00 3 5 3,00 4 6 4,00 18 52 18,00 200,350 21 226 443 763 3977

227 636 HASAN AKİL 5İ 4 10 4,00 4 10 4,00 1 11 1,00 2 10 2,00 3 5 3,00 6 4 6,00 20 50 20,00 199,050 22 227 444 764 4059

228 511 EMİRHAN KERIM 5İ 3 11 3,00 2 12 2,00 5 7 5,00 2 10 2,00 4 4 4,00 1 9 1,00 17 53 17,00 198,350 23 228 445 765 4120

229 526 EYMEN MANSUR 5F 4 10 4,00 2 12 2,00 3 9 3,00 2 10 2,00 2 6 2,00 6 4 6,00 19 51 19,00 196,720 21 229 446 767 4319

230 12099 ANİDE MAMED 5İ 6 8 6,00 2 12 2,00 1 11 1,00 4 8 4,00 3 5 3,00 2 8 2,00 18 52 18,00 195,370 24 230 447 769 4469

231 1059 RAYLA ŞAKİROVA 5E 2 12 2,00 5 9 5,00 1 11 1,00 4 8 4,00 4 4 4,00 4 6 4,00 20 50 20,00 193,580 22 231 450 773 4603

232 1184 NİSANUR ÇAKIR 5C 3 10 3,00 2 12 2,00 3 7 3,00 1 10 1,00 5 3 5,00 5 5 5,00 19 47 19,00 190,260 27 232 452 776 4917

233 0 S** A *** 5G 3 11 3,00 2 12 2,00 3 9 3,00 4 8 4,00 4 4 4,00 2 8 2,00 18 52 18,00 189,080 17 233 453 777 5013

234 475 EREN BARMAN 5L 4 10 4,00 3 11 3,00 1 11 1,00 5 6 5,00 3 5 3,00 1 9 1,00 17 52 17,00 187,400 14 234 454 780 5163

235 941 NEVVAL CU MO 5İ 1 13 1,00 2 12 2,00 5 7 5,00 2 10 2,00 3 5 3,00 3 7 3,00 16 54 16,00 183,920 25 235 456 783 5462
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF LGS 2.DENEME 251 477 814 7787

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 4 9 4,44 4 9 4,30 4 8 4,00 4 8 4,05 3 5 2,83 3 6 3,35 23 45 22,97 228,140

Okul Ortalaması 6 8 6,09 5 9 4,86 6 6 5,55 5 7 4,50 4 4 3,95 4 5 3,98 29 39 28,93 264,520

KATILIMLAR

236 1134 SUDENAZ ÖZDEMİR 5G 1 13 1,00 1 13 1,00 5 7 5,00 5 7 5,00 2 6 2,00 4 6 4,00 18 52 18,00 183,120 18 236 457 785 5515

237 0 ZEHRA DİNLER 5H 3 11 3,00 3 11 3,00 1 10 1,00 4 8 4,00 2 6 2,00 5 5 5,00 18 51 18,00 183,110 16 237 458 786 5516

238 187 BERAT HÜSEYİN 5D 2 11 2,00 3 11 3,00 2 10 2,00 4 6 4,00 3 5 3,00 4 6 4,00 18 49 18,00 183,030 26 238 459 787 5537

239 863 MUHAMMED ŞAVA 5L 2 12 2,00 6 8 6,00 0 12 0,00 3 9 3,00 1 7 1,00 3 7 3,00 15 55 15,00 182,480 15 239 460 788 5580

240 414 EMİR SEIAHATDİ 5D 1 13 1,00 4 10 4,00 4 8 4,00 3 9 3,00 0 4 0,00 12 44 12,00 181,780 27 240 463 793 5655

241 1110 SEMANUR ORAL 5C 4 10 4,00 1 13 1,00 2 10 2,00 4 8 4,00 2 6 2,00 4 6 4,00 17 53 17,00 180,860 28 241 464 794 5688

242 1069 RECEP DİKKAYA 5İ 2 12 2,00 4 10 4,00 2 10 2,00 2 10 2,00 2 6 2,00 2 8 2,00 14 56 14,00 179,820 26 242 465 795 5739

243 207 YUSUF YILDIZ 5G 2 12 2,00 2 12 2,00 3 9 3,00 3 9 3,00 4 4 4,00 2 8 2,00 16 54 16,00 178,280 19 243 467 798 5916

244 0 * N* Ç*K*O 5G 0 14 0,00 5 9 5,00 2 10 2,00 2 8 2,00 4 4 4,00 2 8 2,00 15 53 15,00 175,860 20 244 468 800 6161

245 0 REGAT ALBET 5H 1 13 1,00 1 13 1,00 5 7 5,00 2 10 2,00 5 3 5,00 0 10 0,00 14 56 14,00 173,450 17 245 469 801 6316

246 80 FATİN S MM N 5K 2 12 2,00 2 12 2,00 2 10 2,00 3 9 3,00 3 5 3,00 4 6 4,00 16 54 16,00 172,230 24 246 470 802 6387

247 96 ALİ KAPLAN 5F 1 13 1,00 4 8 4,00 2 9 2,00 2 6 2,00 0 4 0,00 1 8 1,00 10 48 10,00 165,010 22 247 472 806 6903

248 0 D NİİL SULEYM NV 5G 0 14 0,00 4 10 4,00 1 11 1,00 1 11 1,00 0 8 0,00 4 6 4,00 10 60 10,00 152,500 21 248 473 810 7446

249 9 ELVİDA MUR T 5E 3 10 3,00 1 11 1,00 1 6 1,00 2 6 2,00 0 8 0,00 2 6 2,00 9 47 9,00 150,660 23 249 474 811 7518

250 270 BUSEN ZA ATEŞ 5L 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 2 4 2,00 116,500 16 250 475 812 7745

251 1073 RESUL AKBAYRAK 5İ 0 2 0,00 1 1 1,00 0 2 0,00 0 4 0,00 0 2 0,00 1 0 1,00 2 11 2,00 110,370 27 251 476 813 7756
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