
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 7. SINIF LGS 2.DENEME 155 421 753 13253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 5 12 5,39 4 11 4,26 4 9 4,07 4 9 4,33 3 5 2,65 3 7 2,75 23 53 23,45 214,450

Okul Ortalaması 8 9 7,64 4 9 4,46 5 8 5,33 7 6 6,54 5 3 4,71 3 5 3,46 32 41 32,14 249,400

KATILIMLAR

1 704 ECRİN VATANSEVE 7A 16 1 16,00 11 3 11,00 12 2 12,00 11 2 11,00 7 1 7,00 10 0 10,00 67 9 67,00 426,850 1 1 9 11 117

2 686 TUANNA KAYA 7A 18 0 18,00 10 3 10,00 11 3 11,00 11 3 11,00 7 1 7,00 7 3 7,00 64 13 64,00 423,590 2 2 10 14 135

3 345 GAMZENUR KAYA 7D 13 5 13,00 14 2 14,00 9 4 9,00 13 1 13,00 7 1 7,00 10 0 10,00 66 13 66,00 412,290 1 3 14 21 192

4 1 EGEMERT FERİK 7A 15 3 15,00 11 5 11,00 9 5 9,00 12 2 12,00 6 2 6,00 8 2 8,00 61 19 61,00 398,240 3 4 23 35 274

5 933 İLHAN OĞUZ 7A 13 5 13,00 9 6 9,00 12 2 12,00 10 4 10,00 7 1 7,00 9 1 9,00 60 19 60,00 385,920 4 5 28 43 358

6 798 BİLAL SARI 7A 14 2 14,00 10 1 10,00 9 3 9,00 13 0 13,00 6 0 6,00 7 1 7,00 59 7 59,00 384,210 5 6 31 47 371

7 268 ÜMMÜNUR GÜNEŞ 7E 11 6 11,00 10 4 10,00 11 3 11,00 13 1 13,00 8 0 8,00 8 2 8,00 61 16 61,00 378,970 1 7 33 52 413

8 182 SAMET KARABIYIK 7B 15 3 15,00 8 8 8,00 10 4 10,00 11 3 11,00 6 2 6,00 2 8 2,00 52 28 52,00 371,370 1 8 36 58 477

9 650 İLAYDA HALİLGİL 7C 16 2 16,00 4 5 4,00 10 4 10,00 12 2 12,00 7 1 7,00 10 0 10,00 59 14 59,00 364,300 1 9 42 67 543

10 219 ELİF KÖROĞLU 7E 12 6 12,00 8 5 8,00 10 4 10,00 12 2 12,00 7 1 7,00 7 2 7,00 56 20 56,00 359,980 2 10 44 72 591

11 765 NİSANUR SARGIN 7C 15 3 15,00 5 4 5,00 8 3 8,00 12 0 12,00 8 0 8,00 10 0 10,00 58 10 58,00 352,980 2 11 53 84 663

12 196 BERRA GENCER 7E 12 6 12,00 8 8 8,00 9 5 9,00 11 3 11,00 8 0 8,00 7 3 7,00 55 25 55,00 352,750 3 12 54 85 665

13 852 MUHAMMED OLGA 7C 9 9 9,00 7 9 7,00 13 1 13,00 10 4 10,00 7 1 7,00 9 1 9,00 55 25 55,00 347,660 3 13 64 99 718

14 255 HARUN ARAR 7A 11 4 11,00 8 6 8,00 10 4 10,00 11 3 11,00 6 0 6,00 3 4 3,00 49 21 49,00 343,050 6 14 69 107 770

15 264 KADİR PEŞTERE 7H 9 9 9,00 8 5 8,00 9 4 9,00 11 3 11,00 7 1 7,00 8 2 8,00 52 24 52,00 330,430 1 15 74 125 891

16 215 AYSU GÜNDÜZ 7B 12 5 12,00 5 3 5,00 9 5 9,00 14 0 14,00 7 1 7,00 3 3 3,00 50 17 50,00 330,100 2 16 75 126 894

17 189 ESMANUR ÇALIM 7C 14 4 14,00 3 11 3,00 10 4 10,00 7 7 7,00 6 2 6,00 6 4 6,00 46 32 46,00 323,330 4 17 82 139 966

18 25 MELİSA AHMET 7B 12 3 12,00 10 4 10,00 7 5 7,00 3 11 3,00 3 5 3,00 2 8 2,00 37 36 37,00 322,150 3 18 86 143 984

19 743 YAĞIZ HAKVERDİ 7E 10 8 10,00 4 12 4,00 10 4 10,00 13 1 13,00 7 1 7,00 9 1 9,00 53 27 53,00 320,510 4 19 89 149 1011

20 236 RAMAZAN ÇEVİK 7C 12 5 12,00 6 8 6,00 7 6 7,00 10 4 10,00 5 3 5,00 5 3 5,00 45 29 45,00 315,620 5 20 95 163 1076

21 819 NİSA EKİZ 7D 11 6 11,00 7 9 7,00 8 6 8,00 7 6 7,00 6 1 6,00 4 6 4,00 43 34 43,00 315,130 2 21 97 165 1081

22 586 FİKRİYE GÜNAZ 7D 10 8 10,00 6 3 6,00 8 5 8,00 12 2 12,00 7 1 7,00 3 4 3,00 46 23 46,00 311,700 3 22 103 178 1140

23 707 BEYZA ÇOBAN 7C 10 8 10,00 6 10 6,00 8 6 8,00 11 3 11,00 7 1 7,00 4 6 4,00 46 34 46,00 310,850 6 23 105 184 1153

24 973 SUNA AYDOĞAN 7İ 13 5 13,00 5 11 5,00 7 6 7,00 8 6 8,00 8 0 8,00 1 4 1,00 42 32 42,00 309,600 1 24 106 186 1162

25 447 SİNEM DEĞİRMENC 7A 8 9 8,00 8 8 8,00 8 6 8,00 10 4 10,00 6 2 6,00 5 5 5,00 45 34 45,00 308,560 7 25 108 189 1169

26 218 MELİH KUŞSEVEN 7C 9 9 9,00 6 10 6,00 9 5 9,00 10 4 10,00 6 2 6,00 4 6 4,00 44 36 44,00 306,060 7 26 114 196 1201

27 680 İLKNUR ÇETİN 7B 13 5 13,00 6 10 6,00 6 8 6,00 5 9 5,00 6 2 6,00 2 7 2,00 38 41 38,00 302,350 4 27 118 206 1244

28 903 KEREM KOYUN 7C 11 7 11,00 7 6 7,00 6 4 6,00 8 1 8,00 6 2 6,00 2 0 2,00 40 20 40,00 301,780 8 28 119 209 1248

29 97 EZRA IŞIK 7İ 13 3 13,00 3 12 3,00 6 8 6,00 10 4 10,00 6 2 6,00 7 3 7,00 45 32 45,00 298,680 2 29 125 222 1293

30 915 SAMİRA BAYRAM 7H 8 9 8,00 3 3 3,00 10 4 10,00 12 2 12,00 8 0 8,00 9 1 9,00 50 19 50,00 297,340 2 30 127 228 1312

31 343 BERAT KARAKAŞ 7F 11 7 11,00 6 7 6,00 7 7 7,00 5 9 5,00 5 3 5,00 5 4 5,00 39 37 39,00 296,730 1 31 129 232 1323

32 818 ŞEVİN YETİK 7B 11 7 11,00 4 11 4,00 8 6 8,00 10 4 10,00 6 1 6,00 1 9 1,00 40 38 40,00 295,360 5 32 131 237 1340

33 816 SUDENUR YÜKSEL 7A 13 5 13,00 4 2 4,00 5 9 5,00 9 4 9,00 6 2 6,00 4 6 4,00 41 28 41,00 293,130 8 33 133 242 1375

34 764 AHMET EFE DURUĞAN 7A 12 5 12,00 2 0 2,00 7 5 7,00 11 3 11,00 6 2 6,00 6 3 6,00 44 18 44,00 291,030 9 34 140 250 1400

35 162 RECEP EMEÇ 7D 9 9 9,00 8 2 8,00 7 7 7,00 3 11 3,00 4 3 4,00 1 9 1,00 32 41 32,00 284,950 4 35 157 275 1484

36 951 MİNE SUDE 7E 8 10 8,00 7 9 7,00 6 8 6,00 9 5 9,00 4 4 4,00 6 4 6,00 40 40 40,00 284,630 5 36 158 276 1491

37 0 EREN DEGİRMENC 7A 8 7 8,00 4 6 4,00 8 5 8,00 10 3 10,00 6 2 6,00 7 3 7,00 43 26 43,00 281,680 10 37 166 292 1539

38 510 ALİŞAN MURADOV 7E 9 9 9,00 7 9 7,00 6 8 6,00 6 8 6,00 4 4 4,00 3 7 3,00 35 45 35,00 280,880 6 38 168 295 1554

39 948 GÜLBAHAR MALİKŞA 7E 7 11 7,00 7 9 7,00 8 6 8,00 6 8 6,00 6 2 6,00 2 8 2,00 36 44 36,00 280,200 7 39 169 296 1562

40 5 BEGÜM YAZICI 7D 6 9 6,00 5 9 5,00 8 5 8,00 13 1 13,00 6 1 6,00 6 2 6,00 44 27 44,00 279,670 5 40 170 297 1571

41 836 CELAL ÇETİN 7D 10 8 10,00 7 9 7,00 3 11 3,00 8 6 8,00 5 3 5,00 5 5 5,00 38 42 38,00 278,080 6 41 175 304 1614

42 824 SALİH ASLAN 7C 9 9 9,00 5 11 5,00 8 6 8,00 3 11 3,00 7 1 7,00 1 9 1,00 33 47 33,00 273,330 9 42 179 317 1693

43 10 KEREM GARİP 7C 6 5 6,00 6 0 6,00 8 3 8,00 9 0 9,00 6 0 6,00 2 2 2,00 37 10 37,00 272,190 10 43 184 322 1712

44 495 ELİF DEMİREL 7D 13 5 13,00 2 9 2,00 4 4 4,00 10 2 10,00 7 0 7,00 1 1 1,00 37 21 37,00 271,280 7 44 188 328 1731

45 136 ALİ ALİOĞLU 7F 4 8 4,00 10 2 10,00 7 4 7,00 4 1 4,00 5 3 5,00 3 1 3,00 33 19 33,00 269,240 2 45 195 335 1767

46 649 BETÜL ÖZTÜRK 7B 11 6 11,00 2 12 2,00 7 6 7,00 9 3 9,00 4 4 4,00 1 8 1,00 34 39 34,00 268,930 6 46 196 337 1771

47 254 BERTUĞ MUSAOĞLU 7İ 10 8 10,00 3 10 3,00 6 8 6,00 9 4 9,00 5 3 5,00 4 6 4,00 37 39 37,00 268,310 3 47 200 342 1783
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48 881 FUNDABAHAR KURT 7E 9 9 9,00 5 11 5,00 5 9 5,00 9 5 9,00 6 2 6,00 1 9 1,00 35 45 35,00 266,490 8 48 203 348 1831

49 720 BAHTİY* HAZİKO 7D 8 10 8,00 5 11 5,00 7 7 7,00 6 8 6,00 4 4 4,00 4 6 4,00 34 46 34,00 266,380 8 49 204 349 1833

50 148 MELİS YÖRÜK 7G 8 7 8,00 6 1 6,00 7 7 7,00 4 2 4,00 6 2 6,00 0 1 0,00 31 20 31,00 266,360 1 50 205 350 1835

51 1010 TUNAHAN *URMUŞ 7C 8 10 8,00 7 9 7,00 3 11 3,00 7 7 7,00 8 0 8,00 3 7 3,00 36 44 36,00 262,350 11 51 209 364 1900

52 246 KADİR IŞIK 7E 9 9 9,00 4 12 4,00 6 8 6,00 5 9 5,00 6 2 6,00 5 5 5,00 35 45 35,00 262,030 9 52 210 367 1909

53 81 RUMEYSA ŞAMİL 7B 9 4 9,00 5 6 5,00 4 8 4,00 6 2 6,00 7 1 7,00 6 4 6,00 37 25 37,00 261,880 7 53 211 368 1912

54 238 HAZAL AKTUĞ 7E 9 9 9,00 4 12 4,00 6 8 6,00 6 8 6,00 6 2 6,00 3 7 3,00 34 46 34,00 261,440 10 54 212 369 1917

55 42 BERAT IŞIK 7E 7 11 7,00 6 10 6,00 4 10 4,00 8 6 8,00 7 1 7,00 4 6 4,00 36 44 36,00 256,140 11 55 218 388 2013

56 1028 ENVER ÇETİNKAYA 7F 11 7 11,00 3 13 3,00 3 11 3,00 11 3 11,00 5 3 5,00 33 37 33,00 255,430 3 56 219 390 2024

57 972 DERYA RIDVA* 7D 10 7 10,00 4 10 4,00 6 6 6,00 2 12 2,00 4 3 4,00 2 7 2,00 28 45 28,00 255,400 9 57 220 391 2025

58 679 ARDASER AN ÇAKICI 7F 9 9 9,00 4 11 4,00 6 8 6,00 3 10 3,00 5 3 5,00 4 6 4,00 31 47 31,00 254,570 4 58 223 396 2046

59 69 AYSUN YASİN 7G 6 12 6,00 8 8 8,00 5 8 5,00 3 11 3,00 5 3 5,00 3 6 3,00 30 48 30,00 254,190 2 59 224 397 2051

60 536 AYŞENUR DURMUŞ 7F 14 4 14,00 2 3 2,00 10 3 10,00 6 2 6,00 1 0 1,00 33 12 33,00 251,760 5 60 225 407 2092

61 160 BARIŞ DURSUN 7H 4 14 4,00 10 6 10,00 3 11 3,00 8 6 8,00 5 3 5,00 2 8 2,00 32 48 32,00 251,440 3 61 226 409 2118

62 731 ZEY EPNNUR TAŞK* 7A 10 7 10,00 3 4 3,00 6 4 6,00 4 6 4,00 5 1 5,00 28 22 28,00 251,100 11 62 228 412 2125

63 333 MERVE GÜÇTRK 7A 10 6 10,00 4 8 4,00 4 8 4,00 8 5 8,00 2 6 2,00 0 5 0,00 28 38 28,00 250,620 12 63 231 415 2131

64 832 ESMANUR AYAN 7D 8 10 8,00 2 12 2,00 7 7 7,00 6 8 6,00 6 1 6,00 6 4 6,00 35 42 35,00 249,820 10 64 232 418 2150

65 854 MELEK KAYA 7E 9 9 9,00 6 10 6,00 3 11 3,00 5 9 5,00 2 6 2,00 3 7 3,00 28 52 28,00 249,130 12 65 235 422 2163

66 166 YASEMİN EKİNCİ 7F 7 5 7,00 5 3 5,00 5 2 5,00 8 1 8,00 4 2 4,00 2 2 2,00 31 15 31,00 247,880 6 66 238 427 2219

67 422 RAHİM İSLAMOĞLU 7İ 4 14 4,00 9 7 9,00 6 8 6,00 3 11 3,00 3 5 3,00 1 9 1,00 26 54 26,00 247,370 4 67 240 430 2229

68 78 IRMAK AVŞAR 7D 7 9 7,00 4 8 4,00 6 8 6,00 8 6 8,00 4 4 4,00 2 5 2,00 31 40 31,00 246,820 11 68 242 435 2242

69 460 MELEK HAMİT 7D 7 11 7,00 6 10 6,00 5 9 5,00 4 10 4,00 2 5 2,00 4 4 4,00 28 49 28,00 246,160 12 69 244 438 2251

70 979 MERVE LATİF 7C 8 6 8,00 3 9 3,00 7 7 7,00 3 7 3,00 4 4 4,00 4 5 4,00 29 38 29,00 244,630 12 70 251 449 2285

71 529 BURCU KEMALOĞLU 7D 6 12 6,00 6 10 6,00 5 9 5,00 6 8 6,00 3 5 3,00 3 7 3,00 29 51 29,00 243,300 13 71 256 455 2330

72 617 EFE TERZİ 7F 8 9 8,00 5 10 5,00 3 8 3,00 7 7 7,00 6 2 6,00 2 8 2,00 31 44 31,00 243,150 7 72 257 456 2333

73 105 EBRAR AVŞAR 7D 8 9 8,00 5 9 5,00 4 10 4,00 7 7 7,00 3 5 3,00 27 40 27,00 242,330 14 73 259 460 2344

74 645 MUHAMMET ÇAMURCU7H 8 10 8,00 2 14 2,00 5 9 5,00 8 6 8,00 5 3 5,00 7 3 7,00 35 45 35,00 241,640 4 74 262 466 2363

75 179 AYLİN ÇEVİK 7A 9 3 9,00 1 12 1,00 7 6 7,00 3 6 3,00 3 4 3,00 8 0 8,00 31 31 31,00 241,510 13 75 263 467 2364

76 555 İKRASU ÇAKIR 7B 9 9 9,00 3 13 3,00 5 9 5,00 3 11 3,00 3 5 3,00 5 5 5,00 28 52 28,00 239,310 8 76 274 484 2449

77 810 BÜŞRA BÜYÜKKÜL 7C 7 11 7,00 4 12 4,00 3 11 3,00 12 2 12,00 5 3 5,00 2 8 2,00 33 47 33,00 238,280 13 77 276 489 2503

78 697 İBRAHİM KEMALOĞLU 7H 5 9 5,00 2 10 2,00 8 4 8,00 9 3 9,00 6 1 6,00 4 3 4,00 34 30 34,00 237,870 5 78 277 490 2527

79 631 EBRAR ŞİMŞEK 7H 7 11 7,00 2 5 2,00 6 7 6,00 9 3 9,00 5 3 5,00 3 5 3,00 32 34 32,00 237,110 6 79 279 494 2543

80 591 MUHAMMED HAMAMMİ7D 4 14 4,00 7 9 7,00 5 9 5,00 7 7 7,00 3 5 3,00 2 8 2,00 28 52 28,00 236,710 15 80 280 496 2592

81 208 HATİCE ÇELİK 7F 12 5 12,00 0 1 0,00 1 11 1,00 8 4 8,00 8 0 8,00 7 3 7,00 36 24 36,00 235,320 8 81 283 504 2640

82 328 KERİMENUR GÖNÜLLÜ 7E 6 12 6,00 4 12 4,00 6 8 6,00 7 7 7,00 2 6 2,00 2 8 2,00 27 53 27,00 234,210 13 82 287 508 2672

83 628 BURAK ÇİFTÇ 7F 8 10 8,00 5 11 5,00 3 11 3,00 3 11 3,00 2 6 2,00 6 4 6,00 27 53 27,00 233,990 9 83 288 509 2677

84 749 NERMİN MUZAFAR 7F 6 9 6,00 5 5 5,00 5 1 5,00 5 4 5,00 3 2 3,00 3 1 3,00 27 22 27,00 233,570 10 84 290 511 2684

85 365 EGEMEN GÜNEŞ 7E 6 12 6,00 5 11 5,00 5 9 5,00 3 11 3,00 6 2 6,00 3 7 3,00 28 52 28,00 233,310 14 85 291 514 2689

86 540 KAMRAN KADİROV 7H 6 12 6,00 5 11 5,00 5 9 5,00 4 10 4,00 4 4 4,00 3 7 3,00 27 53 27,00 232,720 7 86 295 519 2702

87 1187 RAMAZAN IŞIK 7İ 7 11 7,00 2 14 2,00 5 9 5,00 10 4 10,00 6 2 6,00 1 9 1,00 31 49 31,00 231,580 5 87 297 522 2782

88 1399 SALİH YAKUT 7G 9 9 9,00 3 10 3,00 4 10 4,00 3 7 3,00 5 2 5,00 2 8 2,00 26 46 26,00 231,490 3 88 298 523 2784

89 875 AZİZENUR DODUR 7C 5 13 5,00 4 12 4,00 4 10 4,00 10 4 10,00 7 1 7,00 4 6 4,00 34 46 34,00 230,960 14 89 301 527 2796

90 908 ŞÜKRÜ HANCI 7D 9 9 9,00 5 10 5,00 1 12 1,00 7 7 7,00 1 7 1,00 2 8 2,00 25 53 25,00 230,630 16 90 302 528 2822

91 70 VİLDAN ŞAH 7F 8 9 8,00 1 10 1,00 5 7 5,00 8 6 8,00 7 1 7,00 1 1 1,00 30 34 30,00 228,440 11 91 307 538 2901

92 719 AHMET YILMAZ 7İ 7 11 7,00 4 12 4,00 3 11 3,00 6 8 6,00 5 3 5,00 3 7 3,00 28 52 28,00 225,980 6 92 310 547 3066

93 833 FERİDE SEZER 7E 8 9 8,00 4 3 4,00 10 2 10,00 6 2 6,00 6 4 6,00 34 20 34,00 224,960 15 93 311 551 3149

94 351 YUSUF EFE IŞIKLAR 7F 4 5 4,00 4 6 4,00 5 4 5,00 10 1 10,00 5 2 5,00 2 5 2,00 30 23 30,00 224,140 12 94 312 557 3246
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Genel Ortalama 5 12 5,39 4 11 4,26 4 9 4,07 4 9 4,33 3 5 2,65 3 7 2,75 23 53 23,45 214,450
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95 840 YASİN OLGUN 7E 8 10 8,00 3 13 3,00 4 10 4,00 3 11 3,00 4 4 4,00 3 7 3,00 25 55 25,00 224,050 16 95 313 559 3271

96 0 RUSLAN 7B 3 14 3,00 9 7 9,00 4 10 4,00 2 12 2,00 1 6 1,00 2 8 2,00 21 57 21,00 223,440 9 96 314 561 3282

97 583 MUSTAFA YILMAZ 7B 7 11 7,00 6 10 6,00 2 12 2,00 3 11 3,00 4 3 4,00 1 9 1,00 23 56 23,00 223,290 10 97 316 564 3285

98 775 NERMİNE BAYRAM 7H 8 10 8,00 0 1 0,00 7 7 7,00 7 7 7,00 2 6 2,00 0 10 0,00 24 41 24,00 222,830 8 98 318 567 3294

99 857 ÖMER ASLAN 7İ 7 11 7,00 4 12 4,00 4 10 4,00 3 11 3,00 1 7 1,00 3 7 3,00 22 58 22,00 219,730 7 99 326 583 3668

100 559 BERKAY GÜLTEKİN 7E 9 9 9,00 2 14 2,00 4 10 4,00 3 11 3,00 2 6 2,00 2 8 2,00 22 58 22,00 219,730 17 99 326 583 3668

101 1103 İIMU * T*Ç 7H 7 10 7,00 1 15 1,00 6 8 6,00 4 10 4,00 5 3 5,00 4 5 4,00 27 51 27,00 219,660 9 101 328 587 3672

102 1033 NİLSENAY TOPAL 7H 8 6 8,00 1 2 1,00 3 6 3,00 9 3 9,00 8 0 8,00 0 4 0,00 29 21 29,00 217,970 10 102 330 591 3782

103 616 ENESKAMİL BERİ 7B 5 13 5,00 4 12 4,00 5 9 5,00 2 12 2,00 6 2 6,00 4 6 4,00 26 54 26,00 217,580 11 103 332 594 3789

104 244 ALİHÜSEYİN AYAZ 7İ 8 10 8,00 5 9 5,00 6 8 6,00 4 4 4,00 4 6 4,00 27 37 27,00 216,420 8 104 336 600 3940

105 462 M SAİD ATAS Y 7H 6 12 6,00 4 12 4,00 2 12 2,00 6 8 6,00 6 2 6,00 4 6 4,00 28 52 28,00 215,040 11 105 338 604 4062

106 767 EMRE ALİOĞLU 7D 3 15 3,00 6 8 6,00 5 9 5,00 3 11 3,00 4 4 4,00 2 8 2,00 23 55 23,00 214,110 17 106 339 605 4266

107 611 MUSTAFA ABBASOV 7D 5 13 5,00 2 11 2,00 7 3 7,00 5 3 5,00 3 4 3,00 1 1 1,00 23 35 23,00 213,690 18 107 341 609 4339

108 558 CİHAN BOZKUŞ 7D 7 11 7,00 4 12 4,00 1 13 1,00 6 8 6,00 2 6 2,00 6 4 6,00 26 54 26,00 213,220 19 108 343 613 4367

109 696 MUHAMMED MERDAN 7G 5 6 5,00 0 8 0,00 7 4 7,00 10 3 10,00 6 2 6,00 28 23 28,00 213,140 4 109 344 614 4390

110 91 EMİNE KUNDAKCI 7G 5 13 5,00 5 11 5,00 5 9 5,00 1 13 1,00 3 5 3,00 0 9 0,00 19 60 19,00 212,650 5 110 346 617 4550

111 740 İMAN NAYAL 7H 5 13 5,00 5 11 5,00 3 11 3,00 4 10 4,00 3 5 3,00 4 6 4,00 24 56 24,00 212,520 12 111 348 619 4552

112 19 METEHAN YEDEK 7F 6 12 6,00 2 14 2,00 5 8 5,00 5 8 5,00 4 4 4,00 1 9 1,00 23 55 23,00 209,810 13 112 352 628 5027

113 691 ELMİRA ŞADMANOVA 7İ 7 10 7,00 2 12 2,00 4 9 4,00 2 3 2,00 8 0 8,00 1 1 1,00 24 35 24,00 209,760 9 113 353 629 5114

114 73 BURHAN ŞAMİL 7G 6 10 6,00 3 10 3,00 3 9 3,00 6 6 6,00 6 2 6,00 1 5 1,00 25 42 25,00 209,660 6 114 354 631 5117

115 807 ALBİNA  SÜ LEYMANOVA7C 5 13 5,00 4 12 4,00 3 11 3,00 6 8 6,00 3 5 3,00 4 6 4,00 25 55 25,00 209,660 15 114 354 631 5117

116 801 TUĞBERK TUNALI 7C 5 13 5,00 3 13 3,00 6 8 6,00 4 10 4,00 0 8 0,00 2 8 2,00 20 60 20,00 209,580 16 116 357 635 5165

117 85 ARDA ARICI 7G 7 10 7,00 2 12 2,00 5 9 5,00 2 11 2,00 1 6 1,00 3 7 3,00 20 55 20,00 208,940 7 117 358 636 5256

118 0 İKBAL KİKNADZ E 7İ 5 13 5,00 4 12 4,00 4 10 4,00 4 10 4,00 3 5 3,00 2 8 2,00 22 58 22,00 208,580 10 118 359 637 5300

119 257 ÖNDER KOÇ 7B 6 12 6,00 4 12 4,00 3 11 3,00 2 12 2,00 3 5 3,00 4 6 4,00 22 58 22,00 207,940 12 119 361 641 5441

120 981 CANSU KAYA 7D 5 11 5,00 3 9 3,00 5 9 5,00 3 11 3,00 6 2 6,00 0 10 0,00 22 52 22,00 206,670 20 120 362 644 5581

121 214 EMİR BUĞRA SEZEN 7A 2 15 2,00 4 12 4,00 7 7 7,00 3 9 3,00 5 2 5,00 2 8 2,00 23 53 23,00 205,990 14 121 365 647 5655

122 4 YİĞİT YILMAZ 7C 5 6 5,00 1 9 1,00 6 3 6,00 7 4 7,00 4 4 4,00 0 7 0,00 23 33 23,00 204,450 17 122 367 650 5904

123 976 SEMİH ÖZBEY 7E 4 14 4,00 2 14 2,00 5 9 5,00 7 7 7,00 7 1 7,00 1 9 1,00 26 54 26,00 203,830 18 123 369 654 5971

124 576 AHMET İSMAİLOĞL 7İ 8 4 8,00 2 3 2,00 10 1 10,00 6 0 6,00 26 8 26,00 203,560 11 124 371 656 5998

125 229 FATMA AVİNA 7F 4 8 4,00 3 3 3,00 4 6 4,00 8 1 8,00 5 3 5,00 24 21 24,00 202,860 14 125 372 660 6131

126 1207 MURAT DEMİRAY 7D 5 13 5,00 4 12 4,00 3 11 3,00 4 10 4,00 2 6 2,00 3 7 3,00 21 59 21,00 202,200 21 126 373 662 6199

127 850 BATUHAN BATU 7H 5 8 5,00 2 9 2,00 5 7 5,00 4 9 4,00 4 4 4,00 2 4 2,00 22 41 22,00 201,520 13 127 375 664 6352

128 847 MEVLÜTONUR SATICI 7C 6 0 6,00 1 1 1,00 2 0 2,00 10 3 10,00 7 1 7,00 2 3 2,00 28 8 28,00 200,440 18 128 377 667 6554

129 700 DERYA KİBAROVA 7İ 3 15 3,00 6 10 6,00 2 12 2,00 5 9 5,00 2 6 2,00 4 6 4,00 22 58 22,00 199,550 12 129 380 671 6674

130 0 MELİH EREN 7F 3 13 3,00 5 10 5,00 4 10 4,00 3 11 3,00 4 3 4,00 1 9 1,00 20 56 20,00 198,850 15 130 381 675 6783

131 383 KÜBRA ÇINAR 7A 7 8 7,00 3 8 3,00 1 13 1,00 4 10 4,00 4 4 4,00 2 8 2,00 21 51 21,00 198,320 15 131 382 676 6805

132 2 ENESMALİK ÇOLAK 7B 5 13 5,00 2 14 2,00 5 9 5,00 4 10 4,00 3 5 3,00 0 9 0,00 19 60 19,00 197,200 13 132 384 680 6942

133 465 R*İT AGALİYEV 7G 4 14 4,00 3 13 3,00 4 10 4,00 5 9 5,00 4 4 4,00 1 9 1,00 21 59 21,00 195,990 8 133 387 684 7083

134 575 GULŞAN TURAMANOV 7İ 6 12 6,00 2 14 2,00 1 13 1,00 8 6 8,00 7 1 7,00 1 9 1,00 25 55 25,00 195,480 13 134 388 685 7132

135 448 ÖMER AKAY 7B 4 14 4,00 4 12 4,00 1 13 1,00 6 8 6,00 7 1 7,00 2 8 2,00 24 56 24,00 192,340 14 135 389 692 7732

136 967 SÜMEYRA SAYAN 7D 8 10 8,00 2 12 2,00 0 14 0,00 4 10 4,00 4 4 4,00 1 9 1,00 19 59 19,00 190,500 22 136 393 698 8093

137 572 ELİF ÖNER 7D 2 16 2,00 5 11 5,00 4 10 4,00 2 12 2,00 0 8 0,00 5 5 5,00 18 62 18,00 189,120 23 137 394 700 8302

138 64600 R Ö Z   UN * E   Y * 7E 8 10 8,00 1 15 1,00 1 13 1,00 3 11 3,00 3 5 3,00 3 7 3,00 19 61 19,00 188,590 19 138 395 701 8390

139 0 HİLAL BADE ESEN 7F 6 3 6,00 1 3 1,00 2 5 2,00 6 4 6,00 7 1 7,00 22 16 22,00 188,400 16 139 396 703 8394

140 1034 NAİLYA DURSUNOVA 7A 3 10 3,00 5 3 5,00 2 6 2,00 4 1 4,00 2 2 2,00 3 3 3,00 19 25 19,00 188,380 16 140 397 704 8395

141 366 SEVGİ ÖZTÜRK 7İ 3 15 3,00 3 10 3,00 5 7 5,00 3 10 3,00 0 8 0,00 2 2 2,00 16 52 16,00 186,030 14 141 400 710 8643
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 7. SINIF LGS 2.DENEME 155 421 753 13253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 5 12 5,39 4 11 4,26 4 9 4,07 4 9 4,33 3 5 2,65 3 7 2,75 23 53 23,45 214,450

Okul Ortalaması 8 9 7,64 4 9 4,46 5 8 5,33 7 6 6,54 5 3 4,71 3 5 3,46 32 41 32,14 249,400

KATILIMLAR

142 748 AHMET YİĞİT 7B 4 14 4,00 3 13 3,00 2 12 2,00 4 10 4,00 2 6 2,00 4 6 4,00 19 61 19,00 182,380 15 142 403 718 9541

143 197 MERVE KURU 7İ 4 14 4,00 2 14 2,00 4 10 4,00 2 12 2,00 0 8 0,00 4 6 4,00 16 64 16,00 180,240 15 143 404 721 9958

144 421 MUHAMMED DEKMAK 7F 2 16 2,00 2 14 2,00 5 9 5,00 5 9 5,00 3 5 3,00 1 9 1,00 18 62 18,00 178,610 17 144 405 722 10112

145 0 EZEL TOK 7G 5 10 5,00 2 13 2,00 2 9 2,00 4 7 4,00 3 4 3,00 16 43 16,00 178,060 9 145 406 725 10222

146 994 MUH*M ED ŞEYHA 7B 2 16 2,00 3 13 3,00 4 10 4,00 2 12 2,00 3 5 3,00 3 7 3,00 17 63 17,00 175,680 16 146 409 728 10574

147 349 ARDA YENTÜSK 7İ 3 15 3,00 4 12 4,00 1 12 1,00 3 11 3,00 4 4 4,00 2 8 2,00 17 62 17,00 173,710 16 147 411 732 10792

148 768 ÖZCAN YORDANİDZ 7H 4 6 4,00 0 7 0,00 4 6 4,00 4 8 4,00 3 5 3,00 3 6 3,00 18 38 18,00 172,820 14 148 412 733 10960

149 80 HAFİZE KOCOĞLU 7E 1 17 1,00 5 11 5,00 2 12 2,00 3 11 3,00 3 5 3,00 3 7 3,00 17 63 17,00 172,650 20 149 413 734 10963

150 212 FATMANUR ÖZTÜRK 7F 5 13 5,00 2 13 2,00 2 12 2,00 0 14 0,00 3 5 3,00 2 8 2,00 14 65 14,00 171,780 18 150 414 735 11160

151 301 SAFA FADIL 7D 2 16 2,00 3 13 3,00 3 11 3,00 2 12 2,00 3 5 3,00 2 8 2,00 15 65 15,00 167,860 24 151 416 742 11679

152 364 BEŞİRE SAMAN 7F 2 3 2,00 2 3 2,00 3 3 3,00 3 0 3,00 4 2 4,00 1 0 1,00 15 11 15,00 162,710 19 152 418 747 12113

153 211 ONUR ATIALA 7E 2 16 2,00 1 15 1,00 3 11 3,00 3 11 3,00 2 6 2,00 5 5 5,00 16 64 16,00 158,150 21 153 419 749 12436

154 455 UMAYA ŞEYHA 7H 2 15 2,00 1 13 1,00 2 12 2,00 6 8 6,00 1 7 1,00 4 6 4,00 16 61 16,00 155,760 15 154 420 750 12584

155 468 METİNEFE ARS AN 7H 2 16 2,00 2 14 2,00 1 13 1,00 3 11 3,00 0 8 0,00 2 7 2,00 10 69 10,00 145,630 16 155 421 752 12938
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