
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 274 1050 1915 16421

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,59 4 6 1,67 4 6 2,26 3 6 1,21 5 11 1,67 6 12 2,29 31 52 13,69 157,720

Okul Ortalaması 11 8 7,81 4 5 2,67 6 3 5,19 4 5 2,32 5 9 2,15 8 10 4,70 38 41 24,84 202,310

KATILIMLAR

1 79 ZEYNEP KURTULDU 8D 20 0 20,00 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 17 1 16,67 18 2 17,33 83 4 81,67 461,187 1 1 2 3 20

2 563 EGE HARUN GÜNEŞ 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 82 8 79,33 454,200 1 2 3 4 31

3 9 EMİRHAN YILMAZ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 79 11 75,33 431,280 2 3 9 11 121

4 480 BEYZA MARANGOZ 8H 19 0 19,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 15 5 13,33 77 9 74,00 413,427 1 4 18 30 234

5 503 CELİL ŞENTÜRK 8H 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 3 11,00 16 3 15,00 73 11 69,34 402,007 2 5 24 42 320

6 1257 TUĞBA SEZİCİ 8H 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 3 7,00 18 1 17,67 70 10 66,67 391,833 3 6 29 49 391

7 1178 SEMİH OSMAN 8L 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 18 2 17,33 71 19 64,66 380,373 1 7 38 67 524

8 0 YİĞİTMELİH DERELİ 8F 15 4 13,67 7 2 6,33 8 1 7,67 7 2 6,33 16 3 15,00 15 5 13,33 68 17 62,33 378,493 1 8 39 69 547

9 1386 MUSTAFA K ELİSOV 8K 17 3 16,00 10 0 10,00 9 0 9,00 6 3 5,00 9 1 8,67 15 4 13,67 66 11 62,34 364,450 1 9 50 102 710

10 682 ERAY AKBAYRAK 8F 15 4 13,67 6 4 4,67 9 0 9,00 8 2 7,33 15 3 14,00 13 6 11,00 66 19 59,67 360,660 2 10 55 111 759

11 957 MİRAY COŞKUN 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 13 7 10,67 68 20 61,34 356,167 3 11 63 125 830

12 89 İ R HİM TERZİ 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 13 3 12,00 14 6 12,00 66 19 59,67 355,553 4 12 64 126 834

13 1094 SELVİYE YILMAZ 8E 16 3 15,00 7 3 6,00 9 0 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 16 2 15,33 65 11 61,33 354,890 1 13 66 130 850

14 1324 MELEK SİNE BİÇER 8F 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 7 3 6,00 15 5 13,33 65 14 60,33 354,267 3 14 67 131 855

15 1165 S YUSUF BÜLADİ 8H 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 7 7,67 15 5 13,33 65 22 57,67 350,477 4 15 73 142 905

16 417 AZRAFEHİME ŞENER 8F 16 4 14,67 7 3 6,00 9 0 9,00 8 2 7,33 9 6 7,00 15 3 14,00 64 18 58,00 346,003 4 16 78 152 965

17 894 KORAY AYDEMİR 8F 15 4 13,67 5 5 3,33 9 0 9,00 9 1 8,67 10 5 8,33 15 4 13,67 63 19 56,67 343,470 5 17 81 158 1005

18 296 ÖMER DEMİR 8K 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 10 1,67 17 3 16,00 64 21 57,01 341,550 2 18 86 163 1036

19 116 NİSANUR KAYA 8L 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 3 7,00 15 5 13,33 65 16 59,66 341,510 2 19 87 165 1041

20 829 GÜNEL CAMALOVA 8A 14 4 12,67 7 2 6,33 8 0 8,00 3 0 3,00 12 2 11,33 13 2 12,33 57 10 53,66 340,323 1 20 88 167 1055

21 151 VELİHAN CABAK 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 7 4,67 17 3 16,00 64 19 57,67 338,987 2 21 92 176 1078

22 53 ALİ CİHAN 8B 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 13 6 11,00 15 4 13,67 60 28 50,67 335,900 3 22 96 185 1129

23 2 İNCİ ALTINSOY 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 8 3,33 15 4 13,67 62 21 55,00 335,197 5 23 97 187 1142

24 1293 YAVUZALP ŞAFAK 8L 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 8 7,33 14 6 12,00 65 23 57,33 333,247 3 24 104 195 1181

25 1215 SUDE YILMAZ 8H 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 6 8,00 10 9 7,00 64 21 57,00 331,337 5 25 107 199 1209

26 28 UĞUR MUTLU 8D 15 5 13,33 7 2 6,33 10 0 10,00 9 0 9,00 8 5 6,33 13 4 11,67 62 16 56,66 326,873 6 26 117 218 1278

27 1020 MURAT SARAÇ 8L 14 6 12,00 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 6 8,00 14 4 12,67 61 22 53,67 326,280 4 27 119 220 1287

28 318 TUANA TÜRKER 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 5 6,33 14 6 12,00 60 23 52,34 325,023 4 28 122 224 1305

29 9 NEHİR KILIÇ 8D 16 4 14,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 7 1,67 15 3 14,00 62 16 56,67 323,043 7 29 128 238 1338

30 88 ESMA KARAGÖZ 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 11 5 9,33 11 9 8,00 61 25 52,67 321,827 5 30 131 244 1361

31 588 ELİFSU ALAYBA 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 12 5 10,33 61 22 53,67 317,343 8 31 138 257 1438

32 738 FATMANUR GÜNGÖR 8L 14 6 12,00 4 5 2,33 8 1 7,67 8 2 7,33 8 6 6,00 14 5 12,33 56 25 47,66 305,943 5 32 169 314 1641

33 968 MUHAMMED ALİOĞLU 8L 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 9 2 8,33 12 8 9,33 56 24 47,99 304,023 6 33 174 320 1670

34 216 OĞUZKAAN BİLGİN 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 14 5 12,33 55 23 47,33 301,480 9 34 182 332 1725

35 1140 SERCAN YILMAZ 8E 20 0 20,00 10 0 10,00 3 1 2,67 1 4 -0,33 13 5 11,33 47 10 43,67 300,897 2 35 184 336 1738

36 1219 ENES ÖZTÜRK 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 10 9 7,00 9 11 5,33 58 31 47,67 298,283 3 36 190 344 1797

37 411 AYŞENUR KEYİK 8K 18 0 18,00 6 3 5,00 7 1 6,67 5 2 4,33 4 5 2,33 11 6 9,00 51 17 45,33 297,680 3 37 191 345 1800

38 688 EREN ÇAĞRI AYBAY 8H 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 8 6,33 10 10 6,67 59 28 49,66 294,423 6 38 200 358 1881

39 1349 MUSTAFA ÇAKMAK 8L 16 4 14,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 7 7,67 10 10 6,67 54 33 43,01 291,970 7 39 206 373 1931

40 75 BETÜL AYDIN 8B 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 7 3,67 13 6 11,00 54 28 44,67 291,307 6 40 210 378 1943

41 1192 ZÜLEYHA AHMEDOVA 8A 13 7 10,67 6 3 5,00 8 1 7,67 4 4 2,67 7 3 6,00 13 6 11,00 51 24 43,01 286,863 2 41 221 402 2027

42 773 GÜLŞEN GÜLAHMET 8F 15 5 13,33 5 4 3,67 8 2 7,33 3 4 1,67 6 3 5,00 12 6 10,00 49 24 41,00 285,617 6 42 225 414 2057

43 1268 UMUT ALTINDİŞ 8H 14 4 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 1 5,67 6 6 4,00 11 6 9,00 53 21 46,01 284,903 7 43 228 417 2075

44 373 BETÜL ALP 8B 15 3 14,00 4 4 2,67 6 3 5,00 8 2 7,33 5 8 2,33 13 6 11,00 51 26 42,33 284,320 7 44 229 418 2079

45 1172 SEMİH AKTAŞ 8H 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 11 -2,67 11 6 9,00 55 24 47,00 284,250 8 45 231 421 2086

46 304 SEVDE SAKAR 8F 16 4 14,67 2 5 0,33 7 2 6,33 5 1 4,67 3 0 3,00 12 5 10,33 45 17 39,33 281,173 7 46 238 437 2140

47 258 ABDULKERİM ALTAY 8H 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 1 4,67 7 6 5,00 9 9 6,00 52 25 43,67 280,470 9 47 241 445 2168
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 274 1050 1915 16421

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,59 4 6 1,67 4 6 2,26 3 6 1,21 5 11 1,67 6 12 2,29 31 52 13,69 157,720

Okul Ortalaması 11 8 7,81 4 5 2,67 6 3 5,19 4 5 2,32 5 9 2,15 8 10 4,70 38 41 24,84 202,310

KATILIMLAR

48 1340 ASYA HINIZ 8H 14 6 12,00 6 4 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 5 4,33 11 7 8,67 53 25 44,67 279,817 10 48 245 450 2182

49 133 ÖMER FARUK ŞAHİN 8B 15 5 13,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 11 9 8,00 51 28 41,66 279,223 8 49 247 452 2195

50 635 EMİRHAN YILMAZ 8K 14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 12 4,00 14 6 12,00 51 39 38,00 278,640 4 50 249 456 2204

51 954 METEHAN KAYAŞ 8H 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 9 5,00 10 9 7,00 55 30 45,00 277,897 11 51 252 463 2233

52 295 ALEYNA OSMANOĞLU 8L 16 2 15,33 5 2 4,33 9 0 9,00 4 4 2,67 2 10 -1,33 13 4 11,67 49 22 41,67 276,670 8 52 253 467 2246

53 1387 OZAN KUŞ 8B 15 5 13,33 4 3 3,00 9 0 9,00 5 3 4,00 2 5 0,33 14 6 12,00 49 22 41,66 276,670 9 52 253 467 2246

54 1159 SAMET BİLGE 8L 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 0 3,00 12 6 10,00 54 17 48,33 276,570 9 54 255 471 2254

55 760 GİZEM KOÇAJ 8L 14 6 12,00 3 7 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 12 7 9,67 49 30 39,01 274,157 10 55 264 484 2306

56 860 RAMİ ALHALABİ 8L 14 6 12,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 11 9 8,00 10 10 6,67 51 39 38,00 273,533 11 56 268 493 2320

57 569 ELANUR TEKBAŞ 8L 16 4 14,67 4 5 2,33 9 1 8,67 4 5 2,33 6 5 4,33 9 7 6,67 48 27 39,00 271,603 12 57 277 511 2367

58 386 AYŞENUR ÖZTÜRK 8K 15 5 13,33 5 4 3,67 8 1 7,67 5 5 3,33 5 8 2,33 11 5 9,33 49 28 39,66 270,317 5 58 283 521 2399

59 918 MELİH ELAGÖZ 8H 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 8 6,33 6 11 2,33 55 29 45,32 269,593 12 59 287 527 2420

60 1285 YAREN İNCİ 8L 12 3 11,00 4 3 3,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 4 4,67 12 6 10,00 45 24 37,00 267,803 13 60 295 543 2465

61 531 DOĞUKAN ÇORAOĞLU8H 13 7 10,67 7 2 6,33 7 3 6,00 7 2 6,33 4 5 2,33 12 6 10,00 50 25 41,66 266,457 13 61 306 559 2513

62 100 KERİM CAN TİRYAKİ 8L 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 6 8,00 51 24 43,00 266,437 14 62 308 561 2515

63 508 CEREN TORUN 8F 15 3 14,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 10 3,67 8 10 4,67 53 30 43,01 266,437 8 62 308 561 2515

64 921 MELİKE RIDVANOĞL 8K 14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 14 0,33 14 6 12,00 51 38 38,33 265,230 6 64 313 569 2545

65 1153 SALİH RASİMOĞLU 8L 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 9 4,00 12 5 10,33 49 33 38,00 263,320 15 65 321 587 2592

66 699 ESLEM ERYILMAZ 8B 13 6 11,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 6 6 4,00 12 8 9,33 48 33 37,00 262,697 10 66 323 590 2606

67 990 GÜL AYYÜCE ACAR 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 12 1,00 8 12 4,00 54 33 43,00 261,330 11 67 331 599 2642

68 828 HİLAL REYHAN 8L 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 7 3,67 12 8 9,33 48 34 36,67 259,510 16 68 335 606 2667

69 230 HİLALTUANA BATMAZ 8B 15 5 13,33 4 5 2,33 9 1 8,67 7 1 6,67 3 12 -1,00 12 7 9,67 50 31 39,67 258,827 12 69 336 609 2685

70 474 BERRA COŞKUN 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 3 2,00 8 4 6,67 7 6 5,00 44 27 35,01 256,343 13 70 343 629 2742

71 201 SEVGİ MİZAMOVA 8K 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 5 6,33 3 6 1,00 44 28 34,66 254,433 7 71 348 641 2790

72 1276 YAĞMUR AYIŞIK 8H 14 6 12,00 6 3 5,00 7 2 6,33 6 3 5,00 7 10 3,67 8 8 5,33 48 32 37,33 250,563 14 72 362 667 2888

73 385 AYŞEMELEK ÇAKIR 8L 13 7 10,67 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 7 1,67 13 7 10,67 45 36 33,01 249,990 17 73 364 669 2891

74 57 ARDA KANDEMİR 8B 14 4 12,67 6 0 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 5 9 2,00 10 9 7,00 45 29 35,33 249,317 14 74 367 678 2909

75 341 ASİYENUR BALİ 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 10 1,67 7 5 5,33 43 24 35,01 248,683 15 75 369 683 2923

76 786 GÜLSENUR BÖLÜKOĞLU8F 14 3 13,00 3 5 1,33 8 0 8,00 5 4 3,67 7 2 6,33 6 11 2,33 43 25 34,66 248,050 9 76 371 687 2938

77 114 HATİCE DAĞDELEN 8B 17 3 16,00 2 7 -0,33 8 2 7,33 2 4 0,67 2 5 0,33 9 6 7,00 40 27 31,00 247,467 16 77 374 692 2949

78 222 FURKAN YAPAN 8F 9 11 5,33 7 2 6,33 7 3 6,00 3 5 1,33 7 3 6,00 12 7 9,67 45 31 34,66 245,497 10 78 383 711 3005

79 1116 ÖZLEM ATIL 8F 15 5 13,33 7 3 6,00 8 1 7,67 7 2 6,33 6 10 2,67 7 13 2,67 50 34 38,67 244,160 11 79 389 720 3038

80 778 GÜLBAHAR ALİ 8H 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 4 5 2,33 47 19 40,66 242,853 15 80 393 728 3076

81 1142 REYHAN BOZ 8H 13 6 11,00 4 5 2,33 9 0 9,00 8 2 7,33 6 7 3,67 7 9 4,00 47 29 37,33 241,627 16 81 398 741 3108

82 82 ELİFNAZ GÖKTÜRK 8B 13 5 11,33 9 1 8,67 8 1 7,67 5 5 3,33 2 15 -3,00 12 6 10,00 49 33 38,00 241,617 17 82 399 742 3110

83 1032 MUNİSE TOKAT 8E 11 7 8,67 5 3 4,00 7 3 6,00 2 6 0,00 6 5 4,33 10 5 8,33 41 29 31,33 240,440 4 83 401 747 3129

84 129 KAAN EMRE KAHRAMAN8B 12 6 10,00 5 4 3,67 7 1 6,67 7 1 6,67 5 6 3,00 8 6 6,00 44 24 36,01 240,370 18 84 406 754 3145

85 1298 YUSUF ALİ 8F 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 13 2,67 8 11 4,33 51 38 38,34 239,697 12 85 411 761 3162

86 37 CAVİDENAZ KIRMAN 8D 15 5 13,33 3 4 1,67 9 1 8,67 5 4 3,67 1 6 -1,00 8 3 7,00 41 23 33,34 236,580 10 86 417 783 3237

87 1193 SEVGİ RIDVAN 8F 12 7 9,67 4 3 3,00 8 1 7,67 3 2 2,33 4 2 3,33 9 8 6,33 40 23 32,33 234,680 13 87 426 797 3278

88 511 İREM BÜYÜK 8H 12 5 10,33 2 6 0,00 6 3 5,00 3 3 2,00 5 8 2,33 11 8 8,33 39 33 27,99 232,830 17 88 430 812 3309

89 404 MEHMETALİ DÜNDAR 8K 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 11 0,33 11 9 8,00 45 39 32,00 232,770 8 89 432 814 3314

90 213 ONUR OKUMUŞ 8D 13 4 11,67 8 2 7,33 7 2 6,33 4 5 2,33 3 10 -0,33 9 8 6,33 44 31 33,66 230,830 11 90 447 841 3376

91 408 AYŞENUR ÇALIM 8D 13 7 10,67 4 4 2,67 6 4 4,67 2 5 0,33 3 7 0,67 11 6 9,00 39 33 28,01 230,277 12 91 448 844 3384

92 545 ECEM NUR ÇALIŞKAN 8İ 13 6 11,00 3 7 0,67 8 0 8,00 6 3 5,00 2 9 -1,00 11 9 8,00 43 34 31,67 228,307 1 92 461 861 3427

93 34 ALİ ŞİMŞEK 8D 10 9 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 11 9 8,00 46 43 31,67 227,030 13 93 467 871 3450

94 554 YUSUF KAYGISIZ 8L 11 6 9,00 3 7 0,67 9 1 8,67 4 6 2,00 3 13 -1,33 13 7 10,67 43 40 29,68 225,783 18 94 472 879 3473
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 274 1050 1915 16421

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,59 4 6 1,67 4 6 2,26 3 6 1,21 5 11 1,67 6 12 2,29 31 52 13,69 157,720

Okul Ortalaması 11 8 7,81 4 5 2,67 6 3 5,19 4 5 2,32 5 9 2,15 8 10 4,70 38 41 24,84 202,310

KATILIMLAR

95 28 ARDA APAK 8D 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 2 5 0,33 8 4 6,67 39 26 30,33 225,773 14 95 474 882 3476

96 917 MELEKNUR ATICI 8K 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 7 -1,33 2 5 0,33 11 8 8,33 39 35 27,33 225,180 9 96 476 886 3484

97 206 ASLIHAN BİLGİN 8D 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 5 14 0,33 10 10 6,67 45 43 30,67 225,130 15 97 478 889 3489

98 716 ESMANUR BUDAK 8G 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 7 3,67 13 6 11,00 44 38 31,34 225,120 1 98 479 890 3490

99 1318 BA Y* M SAİT 8F 12 7 9,67 5 5 3,33 8 1 7,67 4 1 3,67 8 7 5,67 6 13 1,67 43 34 31,68 224,477 14 99 483 895 3506

100 1355 MİNE RIZMAN 8G 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 8 3,33 13 6 11,00 42 41 28,33 223,250 2 100 490 906 3545

101 1042 NAZLI ARSLAN 8H 10 8 7,33 5 3 4,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 6 10 2,67 11 7 8,67 40 38 27,34 222,627 18 101 492 909 3553

102 639 EMRE ALTUN 8E 12 8 9,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 5 10 1,67 9 11 5,33 45 39 32,00 222,557 5 102 493 912 3568

103 33 SUDENUR RIDVAN 8G 7 10 3,67 3 2 2,33 4 4 2,67 3 5 1,33 6 5 4,33 13 5 11,33 36 31 25,66 222,013 3 103 495 914 3579

104 29 EFE ELMAS 8D 13 7 10,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 4 2,67 3 14 -1,67 11 9 8,00 44 41 30,34 221,943 16 104 497 917 3586

105 553 M ALİ TOPRAK 8K 10 8 7,33 4 4 2,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 9 2,00 10 9 7,00 43 34 31,67 221,923 10 105 498 918 3587

106 1041 NAFİYE BOZAN 8H 14 6 12,00 2 7 -0,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 10 3,67 7 12 3,00 41 44 26,34 220,727 19 106 501 929 3609

107 1282 YAREN ALTUNSOY 8F 12 6 10,00 1 5 -0,67 6 3 5,00 3 3 2,00 5 6 3,00 9 9 6,00 36 32 25,33 220,103 15 107 505 935 3626

108 1389 CEREN DURAKOĞLU 8K 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 5 2,33 2 1 1,67 7 11 3,33 39 31 28,66 218,777 11 108 508 946 3664

109 1354 CEMİLE HAZIK 8İ 16 4 14,67 4 6 2,00 6 3 5,00 4 6 2,00 3 13 -1,33 8 11 4,33 41 43 26,67 217,530 2 109 512 955 3698

110 1351 YA VUZ HALİL 8K 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 44 46 28,67 214,947 12 110 524 974 3761

111 502 CANSU AYAZ 8E 10 8 7,33 3 7 0,67 6 3 5,00 4 4 2,67 5 8 2,33 9 5 7,33 37 35 25,33 212,443 6 111 527 985 3805

112 585 ELİF YILMAZ 8D 11 8 8,33 2 5 0,33 7 2 6,33 3 5 1,33 5 3 4,00 8 10 4,67 36 33 24,99 211,810 17 112 530 990 3825

113 1127 RABİA T ÖMER 8L 13 7 10,67 3 6 1,00 6 3 5,00 6 3 5,00 4 10 0,67 8 10 4,67 40 39 27,01 211,780 19 113 533 993 3835

114 1316 SEYHAN NADİR 8F 11 7 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 7 -1,33 10 8 7,33 38 26 29,34 211,107 16 114 537 1000 3849

115 1170 SELİN SAYAN 8İ 14 6 12,00 6 3 5,00 8 1 7,67 1 5 -0,67 1 3 0,00 6 8 3,33 36 26 27,33 209,860 3 115 544 1014 3887

116 443 BATUH* COŞKUN 8F 13 5 11,33 3 4 1,67 6 3 5,00 3 3 2,00 4 5 2,33 6 10 2,67 35 30 25,00 209,257 17 116 548 1019 3902

117 522 DENİZ YILMAZ 8F 13 7 10,67 4 6 2,00 7 2 6,33 1 9 -2,00 3 9 0,00 9 9 6,00 37 42 23,00 206,733 18 117 559 1043 3956

118 348 ASLI ALİMOĞLU 8B 14 5 12,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 6 8 3,33 5 12 1,00 37 42 22,99 206,733 19 117 559 1043 3956

119 64 ELVİNA SHAKİROVA 8İ 10 8 7,33 3 7 0,67 8 1 7,67 2 7 -0,33 5 13 0,67 11 9 8,00 39 45 24,01 206,080 4 119 562 1050 3973

120 910 MEHMETSALİ ETİK 8K 13 7 10,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 4 2,67 7 13 2,67 7 13 2,67 39 49 22,68 203,547 13 120 566 1061 4025

121 356 MUHAMMED HALİDOV 8F 13 5 11,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 9 5,00 2 11 -1,67 38 40 24,65 202,240 19 121 571 1071 4053

122 1139 REMZİCAN ASI 8L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 43 47 27,33 202,200 20 122 575 1076 4061

123 1068 NİLAY KADİROĞLU 8C 12 7 9,67 2 8 -0,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 2 11 -1,67 10 9 7,00 38 43 23,66 201,617 1 123 577 1078 4070

124 52 SAMET GÜÇTÜRK 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 1 13 -3,33 7 10 3,67 40 41 26,33 201,577 18 124 579 1080 4078

125 820 HAZAL KÖSE 8D 13 7 10,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 9 7 6,67 36 40 22,68 200,993 19 125 580 1083 4084

126 137 HATİCE OKUMUŞ 8E 13 4 11,67 4 5 2,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 8 0,33 6 10 2,67 36 37 23,66 200,340 7 126 583 1091 4101

127 1089 NURAY GÜLAHMET 8F 11 9 8,00 3 5 1,33 8 2 7,33 4 4 2,67 4 8 1,33 8 11 4,33 38 39 24,99 199,043 20 127 590 1101 4137

128 469 BEREN SU ÇOBAN 8F 14 5 12,33 4 6 2,00 6 4 4,67 0 5 -1,67 5 6 3,00 4 11 0,33 33 37 20,66 198,470 21 128 592 1106 4145

129 1075 NİSANUR AKDAŞ 8G 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 4 5 2,33 13 6 11,00 34 43 19,67 197,847 4 129 600 1119 4164

130 0 **YM N   R Ç  *I A 8H 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 41 48 25,00 197,767 20 130 602 1122 4172

131 62 ARDA TAŞÇI 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 41 49 24,68 197,133 20 131 607 1130 4200

132 512 ÇAĞATAY ESEN 8G 7 4 5,67 0 6 -2,00 4 6 2,00 2 4 0,67 4 4 2,67 10 5 8,33 27 29 17,34 195,967 5 132 612 1139 4219

133 119 HASAN KÖKSALAN 8B 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 8 12 4,00 44 46 28,67 194,520 21 133 618 1149 4259

134 1151 SADİFE NAZ HACIOĞLU8C 5 12 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 0 10,00 7 12 3,00 11 9 8,00 40 46 24,67 192,027 2 134 624 1166 4309

135 1375 ORÇUN TEKSÖZ 8L 12 7 9,67 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 10 9 7,00 5 15 0,00 32 54 14,00 189,633 21 135 629 1182 4355

136 311 CEREN ÇALIK 8G 13 7 10,67 2 8 -0,67 5 2 4,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 34 53 16,33 186,407 6 136 641 1212 4448

137 621 EMİRHAN PASTALCI 8F 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 6 -1,00 4 9 1,00 6 13 1,67 38 41 24,34 186,287 22 137 643 1214 4455

138 673 ENES ÖZKAYA 8C 10 10 6,67 3 7 0,67 6 3 5,00 0 1 -0,33 6 14 1,33 9 11 5,33 34 46 18,67 185,733 3 138 644 1215 4460

139 405 AYŞEN ÖNER 8L 8 11 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 13 0,67 8 9 5,00 40 44 25,33 185,633 22 139 647 1221 4470

140 607 SEVDA TUFANOVA 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 38 52 20,67 184,427 3 140 649 1228 4489

141 797 RÜMEYSA AYTAÇ 8G 10 10 6,67 3 4 1,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 7 1,67 4 10 0,67 38 34 26,68 184,337 7 141 652 1231 4503
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 274 1050 1915 16421

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,59 4 6 1,67 4 6 2,26 3 6 1,21 5 11 1,67 6 12 2,29 31 52 13,69 157,720

Okul Ortalaması 11 8 7,81 4 5 2,67 6 3 5,19 4 5 2,32 5 9 2,15 8 10 4,70 38 41 24,84 202,310

KATILIMLAR

142 1095 ONUR AYVAZ 8İ 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 10 9 7,00 33 56 14,34 183,883 5 142 653 1232 4505

143 55 ALPER KANDEMİR 8B 10 10 6,67 1 1 0,67 5 4 3,67 3 6 1,00 9 6 7,00 3 11 -0,67 31 38 18,34 183,823 22 143 655 1236 4509

144 739 FATMANUR ÜZÜLMEZ 8C 11 7 8,67 4 5 2,33 8 2 7,33 4 5 2,33 4 10 0,67 6 14 1,33 37 43 22,66 183,120 4 144 659 1242 4528

145 267 ABDURRAHMA OĞUZ 8E 12 6 10,00 3 5 1,33 6 2 5,33 2 6 0,00 6 13 1,67 4 10 0,67 33 42 19,00 182,537 8 145 662 1246 4535

146 772 GÖRKEM K* A 8F 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 9 5,00 37 50 20,33 182,517 23 146 663 1247 4540

147 325 ARDA CAN ARIKCAN 8C 9 9 6,00 3 4 1,67 5 3 4,00 7 3 6,00 4 10 0,67 7 9 4,00 35 38 22,34 182,487 5 147 664 1249 4545

148 1217 İREM SU AYDIN 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 35 55 16,67 181,933 4 148 665 1251 4551

149 498 BÜŞRA POLATDEMİ 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 3 10 -0,33 6 13 1,67 37 45 22,00 181,853 20 149 668 1255 4573

150 27 YAĞMUR H Z R 8D 11 7 8,67 3 2 2,33 4 4 2,67 4 3 3,00 1 4 -0,33 5 5 3,33 28 25 19,67 181,250 21 150 669 1257 4584

151 640 EMRE HAYDARİ 8E 11 7 8,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 8 10 4,67 28 43 13,67 180,063 9 151 674 1266 4608

152 418 AZRA KAYMAK 8F 12 8 9,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 12 1,00 34 53 16,34 180,023 24 152 675 1267 4609

153 94 GÖKTUĞ ERÇETİN 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 10 0,67 6 12 2,00 38 44 23,34 179,280 23 153 678 1274 4639

154 1206 ELİF GÖKDEMİR 8C 10 10 6,67 0 8 -2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 7 13 2,67 7 13 2,67 35 53 17,34 178,093 6 154 679 1276 4651

155 988 ENİS DALAZ 8C 13 7 10,67 6 3 5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 14 -0,67 4 14 -0,67 37 45 22,00 176,747 7 155 685 1287 4683

156 485 BEYZANUR TOPAL 8G 10 7 7,67 5 3 4,00 10 0 10,00 2 7 -0,33 5 8 2,33 3 12 -1,00 35 37 22,67 176,737 8 156 686 1289 4691

157 1210 SUDERESMİY EÇELİKSOY8L 7 8 4,33 4 5 2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 11 2,33 8 10 4,67 33 46 17,66 176,173 23 157 687 1291 4696

158 210 ALEYNA ALTINDAL 8H 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 35 55 16,67 171,720 21 158 703 1327 4802

159 155 DİLEK MEMEDOVA 8K 10 10 6,67 4 4 2,67 5 4 3,67 3 7 0,67 4 9 1,00 5 7 2,67 31 41 17,35 171,710 14 159 705 1329 4811

160 1136 RAMAZAN MANTAR 8H 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 9 3,00 7 12 3,00 36 47 20,34 171,027 22 160 709 1340 4839

161 565 EGEMEN AYDIN 8H 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 2 16 -3,33 7 9 4,00 38 45 23,01 170,987 23 161 711 1342 4841

162 581 ELİF NADİR 8L 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 3 12 -1,00 8 11 4,33 38 45 23,00 170,987 24 161 711 1342 4841

163 0 ZANNA OSMANOVA 8K 7 9 4,00 2 2 1,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 3 1 2,67 7 8 4,33 26 33 15,00 169,830 15 163 717 1351 4860

164 1326 GÜNEŞ İBRAHİM 8C 12 8 9,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 32 58 12,67 169,227 8 164 719 1354 4867

165 1328 SEYDA ŞEVKET 8İ 9 10 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 7 4,67 32 51 15,01 167,277 6 165 730 1368 4925

166 470 AYSEL AHMET 8C 12 5 10,33 2 6 0,00 9 1 8,67 4 6 2,00 3 11 -0,67 3 13 -1,33 33 42 19,00 167,217 9 166 732 1371 4934

167 1320 YUSUF ŞEVKET 8F 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 10 10 6,67 33 57 14,01 166,653 25 167 734 1373 4939

168 77 BORA BELGEÇ 8B 10 8 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 2 3,33 3 13 -1,33 30 40 16,66 166,613 24 168 736 1375 4944

169 272 MAHİZAR VEYSAL 8İ 7 11 3,33 2 6 0,00 7 3 6,00 4 5 2,33 5 11 1,33 8 11 4,33 33 47 17,32 166,603 7 169 737 1376 4947

170 242 ENVER MUHAMMETO 8C 7 8 4,33 2 6 0,00 7 2 6,33 4 3 3,00 4 9 1,00 6 8 3,33 30 36 17,99 166,593 10 170 738 1377 4948

171 40 F NİSA KARA 8D 12 7 9,67 2 7 -0,33 6 3 5,00 2 5 0,33 2 9 -1,00 5 11 1,33 29 42 15,00 166,000 22 171 741 1381 4957

172 687 YUSUF YORDANİDZ 8A 7 6 5,00 2 5 0,33 4 3 3,00 0 7 -2,33 3 8 0,33 8 7 5,67 24 36 12,00 164,130 5 172 748 1395 5006

173 1160 SAMETEMİR ÇEVİK 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 13,99 161,547 6 173 758 1415 5085

174 1222 İREMMERVEY ERİÇER 8İ 9 10 5,67 4 4 2,67 5 2 4,33 2 4 0,67 3 2 2,33 4 11 0,33 27 33 16,00 161,517 8 174 761 1418 5094

175 1119 PETEK NUR 8F 10 9 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 3 2,00 3 5 1,33 4 13 -0,33 30 40 16,67 161,507 26 175 762 1420 5096

176 266 FATMA ĞANNUN 8E 6 4 4,67 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,33 1 2 0,33 6 8 3,33 21 16 15,66 160,883 10 176 765 1427 5129

177 753 FİKRET DAŞ 8İ 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 14 -0,67 35 53 17,33 160,220 9 177 768 1432 5155

178 983 MUHAMMED E KEYİK 8K 9 9 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 0 6 -2,00 4 4 2,67 4 11 0,33 27 40 13,66 159,637 16 178 769 1433 5159

179 1220 POLAT BİNALİ 8İ 5 15 0,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 15 0,00 11 9 8,00 34 56 15,33 158,973 10 179 770 1439 5226

180 830 HİLAL YILMAZ 8C 6 11 2,33 4 6 2,00 4 4 2,67 6 1 5,67 4 14 -0,67 9 11 5,33 33 47 17,33 158,943 11 180 772 1441 5229

181 482 SONGÜL SÜLEYMAN 8İ 6 2 5,33 0 5 -1,67 4 2 3,33 3 1 2,67 0 7 -2,33 7 4 5,67 20 21 13,00 157,093 11 181 781 1456 5273

182 237 NİSANUR ÖZYURT 8İ 8 11 4,33 2 3 1,00 5 5 3,33 1 5 -0,67 1 5 -0,67 7 6 5,00 24 35 12,32 155,827 12 182 785 1469 5355

183 879 KENAN YALÇIN 8İ 5 6 3,00 2 1 1,67 5 1 4,67 0 2 -0,67 1 2 0,33 6 4 4,67 19 16 13,67 155,807 13 183 786 1471 5359

184 1357 AYNUR EMRAH 8L 9 10 5,67 5 3 4,00 5 3 4,00 3 7 0,67 1 10 -2,33 7 10 3,67 30 43 15,68 155,777 25 184 787 1472 5362

185 1014 MURAT DURSUN 8İ 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 31 44 16,33 154,490 14 185 790 1481 5380

186 1364 MUHAM*EDAL İGUZE 8İ 9 10 5,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 3 2,00 1 6 -1,00 5 13 0,67 31 39 18,00 153,827 15 186 794 1489 5436

187 18 SULTAN USMANOVA 8G 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 151,413 9 187 804 1501 5495

188 76 BÜŞRANUR KİTAP 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 31 59 11,33 151,373 25 188 805 1502 5511
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 274 1050 1915 16421

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,59 4 6 1,67 4 6 2,26 3 6 1,21 5 11 1,67 6 12 2,29 31 52 13,69 157,720

Okul Ortalaması 11 8 7,81 4 5 2,67 6 3 5,19 4 5 2,32 5 9 2,15 8 10 4,70 38 41 24,84 202,310

KATILIMLAR

189 751 MALAZ ALBO KAİ 8G 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 33 57 13,99 151,333 10 189 808 1507 5520

190 1200 SILANUR TO KMAK 8E 3 8 0,33 0 5 -1,67 7 1 6,67 1 1 0,67 5 0 5,00 3 4 1,67 19 19 12,67 150,077 11 190 815 1518 5557

191 20 HASANA NAME 8E 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 32 58 12,65 148,800 12 191 819 1527 5635

192 203 ZEYNEP ASAD 8C 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 32 58 12,66 148,800 12 191 819 1527 5635

193 750 KUBİLAY DURGUT 8İ 6 13 1,67 2 6 0,00 7 2 6,33 4 4 2,67 6 7 3,67 4 11 0,33 29 43 14,67 148,770 16 193 822 1531 5672

194 1319 ELİF SAİT 8C 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 9 11 5,33 6 11 2,33 27 58 7,66 148,237 13 194 824 1535 5678

195 1212 DURSUNOVA YASMIN 8E 4 8 1,33 4 4 2,67 5 4 3,67 3 4 1,67 5 9 2,00 6 11 2,33 27 40 13,67 146,870 13 195 827 1543 5718

196 180 FURKAN ŞAHİNKAYA 8C 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 29 61 8,67 146,307 14 196 829 1545 5723

197 50 ARDA BAFRA 8E 8 8 5,33 5 2 4,33 2 2 1,33 0 5 -1,67 5 11 1,33 20 28 10,65 145,000 14 197 838 1564 5860

198 1325 HAYRİYE MADADOVA 8D 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 14 -0,67 6 14 1,33 31 57 12,00 144,980 23 198 839 1565 5861

199 198 ULAŞ PEKTAŞ 8C 10 10 6,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 13 1,67 31 57 12,01 143,703 15 199 842 1573 5957

200 323 ANIL ÖZŞAHİN 8E 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 6 0,00 3 8 0,33 5 15 0,00 28 51 11,00 141,803 15 200 849 1585 6092

201 690 EREN MUTLU 8H 10 9 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 14 -0,67 3 17 -2,67 33 54 15,00 141,743 24 201 851 1588 6096

202 1036 MUSTAFA YILDIRIML 8A 6 5 4,33 1 2 0,33 4 2 3,33 4 4 2,67 3 12 -1,00 18 25 9,66 140,547 7 202 856 1597 6256

203 1246 TALHAKAYRA KOCA 8İ 7 13 2,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 2 5 0,33 3 7 0,67 5 11 1,33 27 45 12,00 139,873 17 203 860 1605 6301

204 131 M EMİN KÜTLÜ 8B 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 13 -0,33 5 15 0,00 32 55 13,67 139,210 26 204 862 1609 6338

205 9 MERT NURİ 8L 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 30 60 10,01 138,627 26 205 864 1611 6440

206 516 DAMLA EKİCİ 8F 9 10 5,67 4 5 2,33 4 5 2,33 2 6 0,00 4 14 -0,67 4 11 0,33 27 51 9,99 138,627 27 205 864 1611 6440

207 123 HÜSEYİN KÖKSALAN 8B 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 12 0,00 4 16 -1,33 33 53 15,34 138,547 27 207 867 1617 6468

208 806 HANİFİ SEZER 8G 5 11 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 6 9 3,00 6 9 3,00 23 52 5,66 138,053 11 208 868 1618 6470

209 499 MALİŞ A ŞAKİROV 8İ 5 13 0,67 3 6 1,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 6 13 1,67 7 9 4,00 25 54 7,01 136,757 18 209 875 1628 6595

210 551 ŞEVVAL TOPRAK 8K 10 8 7,33 2 5 0,33 9 0 9,00 0 8 -2,67 2 13 -2,33 4 14 -0,67 27 48 10,99 136,697 17 210 877 1630 6614

211 560 FAHRETTİN CEIİI 8E 6 8 3,33 3 4 1,67 5 2 4,33 3 4 1,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 40 11,67 136,687 16 211 878 1632 6616

212 8 MUH MMET KÖÇMEN 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 29 61 8,66 136,093 16 212 882 1638 6654

213 642 EMRE KURTULUŞ 8H 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 9 1 8,67 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,34 136,053 25 213 883 1639 6708

214 901 MEDİNE KİB AR 8A 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 7 13 2,67 31 59 11,35 136,053 8 213 883 1639 6708

215 871 İSMAİL ERGEN 8G 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 10 10 6,67 5 15 0,00 28 62 7,34 133,560 12 215 888 1647 6855

216 494 BUSE BAYRAK 8C 12 8 9,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 28 62 7,33 133,560 17 215 888 1647 6855

217 1321 İSKENDER YİĞİT 8E 5 6 3,00 1 2 0,33 2 1 1,67 1 1 0,67 4 7 1,67 13 17 7,34 133,560 17 215 888 1647 6855

218 158 AHMET ÇARIK 8C 6 12 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 29 58 9,66 131,610 18 218 897 1671 7059

219 1291 YASİN YILDIZ 8G 7 12 3,00 2 5 0,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 3 11 -0,67 6 12 2,00 25 51 7,99 130,997 13 219 899 1673 7118

220 1213 ŞEVVAL İHTİYAR 8A 5 14 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 26 63 4,99 130,403 9 220 905 1679 7214

221 1391 NURDAN BOLAT 8İ 6 10 2,67 4 5 2,33 4 4 2,67 2 6 0,00 3 6 1,00 4 12 0,00 23 43 8,67 129,710 19 221 907 1682 7260

222 491 HALA ÜLU 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 26 64 4,67 128,493 10 222 908 1687 7339

223 0 GİZEM ÇALIŞKAN 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 32 58 12,67 128,373 11 223 916 1697 7422

224 624 BİLAL FİDAN 8G 6 8 3,33 0 5 -1,67 3 4 1,67 3 4 1,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 15 28 5,67 125,287 14 224 923 1711 7661

225 334 ARDA PARLAK 8E 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 26 64 4,66 123,387 18 225 929 1722 7860

226 1037 MUZAFFER MİRALİ 8L 6 14 1,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 6 13 1,67 5 13 0,67 25 61 4,67 122,110 27 226 931 1728 8068

227 1322 İSMAİL YİĞİT 8E 2 6 0,00 6 4 4,67 1 0 1,00 4 8 1,33 13 18 7,00 121,437 19 227 935 1735 8149

228 1368 POLAT SELİMOĞLU 8G 7 10 3,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 13 -1,33 4 14 -0,67 26 55 7,66 120,150 15 228 943 1747 8393

229 0 HİDAYET DEMİRAL 8C 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 21 49 4,65 118,280 19 229 952 1757 8543

230 1383 ASLAN RIDVANOV 8L 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 12 3,00 23 66 0,99 117,697 28 230 953 1759 8773

231 191 TAHACAN ALTUN 8C 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 6 13 1,67 23 66 1,01 117,697 20 230 953 1759 8773

232 546 EREN KEKLİK 8G 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 4 3,67 1 8 -1,67 5 8 2,33 5 10 1,67 22 54 4,00 117,013 16 232 955 1761 8882

233 168 İSMAİL ŞAHİN 8C 11 9 8,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,67 115,787 21 233 958 1764 8991

234 1272 YAĞIZ ÇINIK 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 13 1,67 26 62 5,33 115,717 22 234 960 1767 9124

235 1344 ENES DRAMA 8İ 5 10 1,67 3 5 1,33 6 3 5,00 1 9 -2,00 3 16 -2,33 6 12 2,00 24 55 5,67 115,073 20 235 961 1769 9240
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 274 1050 1915 16421

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,59 4 6 1,67 4 6 2,26 3 6 1,21 5 11 1,67 6 12 2,29 31 52 13,69 157,720

Okul Ortalaması 11 8 7,81 4 5 2,67 6 3 5,19 4 5 2,32 5 9 2,15 8 10 4,70 38 41 24,84 202,310

KATILIMLAR

236 38 EN ES AKKOÇ 8G 6 5 4,33 2 5 0,33 4 3 3,00 3 4 1,67 2 8 -0,67 2 15 -3,00 19 40 5,66 112,520 17 236 969 1782 9651

237 779 GÜLER G K ÇİÇE K 8E 6 13 1,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 3 5 1,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 60 3,00 111,283 20 237 972 1787 9735

238 89 RAMİI KHAIİDOV 8A 5 4 3,67 5 4 3,67 4 5 2,33 0 9 -3,00 5 15 0,00 2 14 -2,67 21 51 4,00 110,630 12 238 974 1791 10023

239 672 ENESKEMAL ÖZÇELİK 8D 5 8 2,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 1 11 -2,67 24 46 8,67 110,560 24 239 975 1792 10093

240 1002 HARUN AYDIN 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 6 0,00 5 13 0,67 6 12 2,00 21 63 0,01 109,413 13 240 978 1795 10164

241 844 İBRAHİM ALADDİN 8G 4 16 -1,33 3 3 2,00 5 3 4,00 1 9 -2,00 3 9 0,00 5 10 1,67 21 50 4,34 108,710 18 241 979 1799 10266

242 1076 NİSAN UR ÇETİN 8F 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 23 67 0,67 105,573 28 242 981 1809 10757

243 1347 BERKEREN BAYIR 8H 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 25 65 3,34 105,533 26 243 983 1814 10937

244 1300 YUSUFİHSAN ÇELİK 8C 5 15 0,00 1 6 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 22 65 0,33 104,940 23 244 984 1815 11013

245 1327 DAVUT ŞEFKET 8E 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 1 18 -5,00 26 63 5,00 104,870 21 245 985 1817 11030

246 746 FERİZE YILMAZ 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 26 64 4,68 102,960 24 246 989 1822 11462

247 21 RAMA EŞŞERİF 8G 7 12 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 23 66 1,01 102,377 19 247 991 1825 11553

248 595 EMİP FU AT ÇAKMAK 8E 3 15 -2,00 1 8 -1,67 2 5 0,33 1 7 -1,33 5 13 0,67 7 13 2,67 19 61 -1,33 101,773 22 248 992 1828 11593

249 333 MUST FA YDIN 8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,65 100,467 25 249 993 1831 11795

250 1269 UMUT ATILMIŞ 8C 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 100,427 26 250 995 1833 11916

251 287 ERCAN İSMAYİL 8A 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 4 12 0,00 3 12 -1,00 23 56 4,33 98,497 14 251 999 1837 12095

252 241 YASEMİN REŞİTOĞLU 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 4 15 -1,00 25 64 3,67 97,230 25 252 1002 1842 12249

253 217 ŞEVVAL KACIR 8D 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 21 69 -2,00 95,400 26 253 1004 1846 12408

254 0 MURAT SATOGİL 8İ 3 12 -1,00 3 6 1,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 5 12 1,00 4 15 -1,00 19 57 0,00 95,370 21 254 1005 1850 12470

255 1244 TALHA GİDER 8İ 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 12 1,00 4 16 -1,33 22 64 0,67 95,360 22 255 1006 1851 12483

256 260 ESMA GANNUN 8E 2 12 -2,00 1 5 -0,67 2 4 0,67 1 5 -0,67 3 9 0,00 2 2 1,33 11 37 -1,34 94,113 23 256 1010 1859 12746

257 282 AHMETMETE KANLI 8D 8 12 4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 20 70 -3,33 92,867 27 257 1013 1863 12803

258 766 GÖKALP ÖZTÜRK 8F 7 12 3,00 2 5 0,33 5 4 3,67 1 7 -1,33 2 16 -3,33 3 14 -1,67 20 58 0,67 92,807 29 258 1016 1866 12988

259 190 RAMAZAN HAMİT 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 24 66 1,99 92,787 27 259 1017 1868 12990

260 1371 ZALİNA AŞİMOVA 8E 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 23 67 0,68 90,253 24 260 1021 1872 13216

261 120 MEHMET ŞİŞLİ 8A 2 18 -4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 9 10 5,67 22 67 -0,33 89,630 15 261 1023 1874 13296

262 457 ŞEVVAL KAY RA DEDE 8E 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 2 16 -3,33 21 67 -1,32 89,007 25 262 1025 1876 13336

263 363 UĞUR ASLAN 8G 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 2 11 -1,67 20 57 1,00 87,057 20 263 1028 1880 13631

264 956 NİOE ÇAZIS 8A 3 16 -2,33 4 5 2,33 4 5 2,33 0 9 -3,00 4 9 1,00 3 14 -1,67 18 58 -1,34 85,177 16 264 1031 1885 13929

265 1376 MAHİREGE TOPLU 8G 3 14 -1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 10 2,67 19 64 -2,34 83,277 21 265 1034 1888 14139

266 1334 CEYDA SEYREK 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,34 82,653 17 266 1035 1889 14165

267 877 KAAN ÇELİK 8E 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 20 70 -3,34 82,653 26 266 1035 1889 14165

268 54 DELDAR  L ABDU 8E 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,34 82,653 26 266 1035 1889 14165

269 1208 SONGÜL GENÇ 8H 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 17 -3,67 7 13 2,67 21 68 -1,66 81,990 27 269 1038 1894 14351

270 1091 NURİ BABAN 8G 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 13 -1,33 2 12 -2,00 18 62 -2,67 81,367 22 270 1039 1895 14443

271 0 SG  EVV  İ RM E T 8K 2 17 -3,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 13 1,67 5 14 0,33 17 70 -6,34 80,783 18 271 1040 1896 14458

272 862 İRFAN NUFER 8G 2 14 -2,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 9 0,00 3 13 -1,33 17 57 -2,00 80,080 23 272 1041 1898 14574

273 658 ZAFER ONUR YİĞİT 8G 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 21 69 -1,99 74,973 24 273 1044 1904 14988

274 144 MAHMUD İIYASOV 8A 3 17 -2,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 20 70 -3,33 72,440 18 274 1046 1906 15106
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 274 1050 1915 16421

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 4,59 4 6 1,67 4 6 2,26 3 6 1,21 5 11 1,67 6 12 2,29 31 52 13,69 157,720

Okul Ortalaması 11 8 7,81 4 5 2,67 6 3 5,19 4 5 2,32 5 9 2,15 8 10 4,70 38 41 24,84 202,310

KATILIMLAR
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