
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 3.DENEME 293 2167 2167 18409

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 12 2,93 3 6 1,07 4 6 1,61 4 5 1,99 6 10 2,31 7 11 3,17 30 50 13,08 155,690

Okul Ortalaması 8 10 5,14 4 5 2,32 5 5 3,18 4 5 1,93 6 9 2,56 7 10 4,07 34 43 19,20 180,370

KATILIMLAR

1 79 ZEYNEP KURTULDU 8D 18 1 17,67 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 82 6 80,00 461,850 1 1 4 4 26

2 480 BEYZA MARANGOZ 8H 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 84 5 82,34 461,177 1 2 5 5 32

3 209 EMİRHAN YILMAZ 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 81 9 78,01 441,453 2 3 16 16 83

4 563 EGE HARUN GÜNEŞ 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 80 10 76,67 438,920 1 4 17 17 98

5 1178 SEMİH OSMAN 8L 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 75 15 69,99 410,933 1 5 46 46 290

6 1257 TUĞBA SEZİCİ 8H 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 2 9,33 17 2 16,33 73 8 70,33 392,417 2 6 66 66 459

7 1296 YİĞİTMELİH DERELİ 8F 17 2 16,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 14 3 13,00 12 5 10,33 70 12 66,00 376,523 1 7 89 89 599

8 1094 SELVIYE YILMAZ 8E 11 1 10,67 8 0 8,00 7 0 7,00 10 0 10,00 12 1 11,67 17 1 16,67 65 3 64,01 370,170 1 8 95 95 663

9 682 ERAY AKBAYRAK 8F 13 7 10,67 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 15 4 13,67 14 6 12,00 68 20 61,34 354,890 2 9 123 123 866

10 990 GÜL AYYÜCE ACAR 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 11 7 8,67 16 4 14,67 66 20 59,34 348,537 2 10 138 138 940

11 503 CELİL ŞENTÜRK 8H 10 9 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 16 4 14,67 14 4 12,67 64 23 56,33 337,730 3 11 165 165 1097

12 1165 S YUSUF BÜLADİ 8H 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 6 11,00 14 6 12,00 64 25 55,66 333,910 4 12 179 179 1159

13 849 İBRAHİM TERZİ 8D 10 10 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 5 11,33 16 3 15,00 64 23 56,34 332,623 3 13 183 183 1180

14 417 AZRA F ŞENER 8F 14 6 12,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 5 10,33 13 7 10,67 64 23 56,33 332,623 3 13 183 183 1180

15 1293 YAVUZALP ŞAFAK 8L 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 8 6,33 17 2 16,33 63 23 55,32 332,000 2 15 187 187 1193

16 116 NİSANUR KAYA 8L 16 4 14,67 7 3 6,00 7 1 6,67 9 1 8,67 8 5 6,33 14 5 12,33 61 19 54,67 330,733 3 16 191 191 1217

17 1192 ZÜLEYHA AHMEDOVA 8A 13 5 11,33 6 3 5,00 7 2 6,33 5 2 4,33 13 2 12,33 13 6 11,00 57 20 50,32 327,607 1 17 205 205 1278

18 588 ELİFSU ALAYBAŞI 8D 13 4 11,67 7 1 6,67 4 4 2,67 6 2 5,33 12 3 11,00 13 3 12,00 55 17 49,34 325,707 4 18 218 218 1311

19 296 ÖMER DEMİR 8K 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 14 5 12,33 60 17 54,33 321,163 1 19 239 239 1408

20 1215 SUDE YILMAZ 8H 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 9 6 7,00 15 4 13,67 58 25 49,67 319,957 5 20 242 242 1425

21 151 VELİHAN CABAK 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 13 7 10,67 11 8 8,33 61 26 52,33 318,640 3 21 249 249 1455

22 1172 SEMİH AKTAŞ 8H 15 3 14,00 6 2 5,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 7 3,67 14 3 13,00 59 17 53,33 317,987 6 22 252 252 1464

23 216 OĞUZ KAAN BİLGİN 8D 14 5 12,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 6 0 6,00 15 5 13,33 54 20 47,33 310,417 5 23 282 282 1601

24 88 ESMA KARAGÖZ 8B 15 4 13,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 6 6,00 14 6 12,00 56 27 47,00 309,783 4 24 286 286 1607

25 918 MELİH ELAGÖZ 8H 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 15 5 13,33 9 8 6,33 59 28 49,65 299,530 7 25 323 323 1820

26 968 MUHAMMED ALİOĞLU 8L 6 11 2,33 5 2 4,33 7 3 6,00 4 3 3,00 16 1 15,67 14 5 12,33 52 25 43,66 298,343 4 26 331 331 1839

27 508 CEREN TORUN 8F 14 6 12,00 4 5 2,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 7 6,67 13 5 11,33 53 30 43,00 295,800 4 27 346 346 1893

28 894 KORAY AYDEMİR 8F 14 6 12,00 8 2 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 6 5,00 13 6 11,00 55 25 46,66 295,107 5 28 348 348 1903

29 828 HİLAL REYHAN 8L 15 1 14,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 6 0,00 8 9 5,00 13 6 11,00 50 30 40,00 292,653 5 29 356 356 1940

30 0 GÜNEL CAMALOVA 8A 9 5 7,33 6 3 5,00 9 0 9,00 3 0 3,00 12 2 11,33 10 2 9,33 49 12 44,99 291,940 2 30 357 357 1955

31 688 EREN ÇAĞRI AYBAY 8H 12 8 9,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 11 6 9,00 11 8 8,33 57 29 47,33 291,267 8 31 361 361 1979

32 228 UĞUR MUTLU 8D 10 10 6,67 7 3 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 12 4 10,67 12 5 10,33 54 28 44,67 290,030 6 32 362 362 2004

33 1049 NEHİR KILIÇ 8D 12 8 9,33 2 6 0,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 4 6,67 14 5 12,33 52 27 43,00 289,417 7 33 364 364 2021

34 474 BERRA COŞKUN 8B 15 5 13,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 4 0,67 13 3 12,00 6 9 3,00 48 29 38,33 280,550 5 34 407 407 2210

35 75 BETÜL AYDIN 8B 13 7 10,67 4 5 2,33 9 1 8,67 4 4 2,67 8 11 4,33 14 6 12,00 52 34 40,67 279,877 6 35 413 413 2223

36 1268 UMUT ALTINDİŞ 8H 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 8 4 6,67 12 7 9,67 53 26 44,34 277,907 9 36 424 424 2274

37 1276 YAĞMUR AYIŞIK 8H 12 8 9,33 4 5 2,33 6 4 4,67 7 3 6,00 11 7 8,67 11 7 8,67 51 34 39,67 276,700 10 37 430 430 2296

38 738 FATMANUR GÜNGÖR 8L 10 8 7,33 3 5 1,33 4 5 2,33 6 4 4,67 6 5 4,33 17 2 16,33 46 29 36,32 275,473 6 38 437 437 2329

39 124 İNCİ ALTINSOY 8D 10 9 7,00 7 2 6,33 8 0 8,00 9 1 8,67 10 8 7,33 11 8 8,33 55 28 45,66 272,780 8 39 461 461 2411

40 1020 MURAT SARAÇ 8L 9 10 5,67 7 2 6,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 10 4,67 16 3 15,00 51 34 39,67 271,593 7 40 466 466 2428

41 386 AYŞENUR ÖZTÜRK 8K 14 6 12,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 5 3,33 8 7 5,67 10 9 7,00 50 33 39,00 267,773 2 41 488 488 2523

42 373 BETÜL ALP 8B 14 6 12,00 5 4 3,67 6 3 5,00 3 5 1,33 6 5 4,33 11 4 9,67 45 27 36,00 267,180 7 42 494 494 2537

43 76 BÜŞRANUR KİTAP 8B 14 6 12,00 4 6 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 10 6,67 9 11 5,33 51 39 38,00 263,320 8 43 509 509 2614

44 1324 MELEKSİNEM BİÇER 8F 14 5 12,33 6 4 4,67 6 3 5,00 7 2 6,33 5 7 2,67 11 8 8,33 49 29 39,33 263,300 6 44 510 510 2620

45 258 ABDTLKERİM ALTAY 8H 13 5 11,33 7 2 6,33 4 4 2,67 5 1 4,67 6 8 3,33 11 5 9,33 46 25 37,66 262,687 11 45 512 512 2632

46 356 MUHAMMED HALİDOV 8F 14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 1 2,67 13 7 10,67 1 1 0,67 44 21 37,01 260,143 7 46 527 527 2696

47 553 M ALİ TOPRAK 8K 11 6 9,00 7 2 6,33 8 1 7,67 4 4 2,67 14 4 12,67 3 8 0,33 47 25 38,67 256,927 3 47 546 546 2778
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Genel Ortalama 7 12 2,93 3 6 1,07 4 6 1,61 4 5 1,99 6 10 2,31 7 11 3,17 30 50 13,08 155,690

Okul Ortalaması 8 10 5,14 4 5 2,32 5 5 3,18 4 5 1,93 6 9 2,56 7 10 4,07 34 43 19,20 180,370

KATILIMLAR

48 511 İREM BÜYÜK 8H 12 7 9,67 6 4 4,67 4 4 2,67 6 1 5,67 3 8 0,33 14 4 12,67 45 28 35,68 253,780 12 48 562 562 2851

49 773 GÜLŞEN GÜLAHMET 8F 10 9 7,00 3 5 1,33 6 4 4,67 4 4 2,67 10 6 8,00 11 6 9,00 44 34 32,67 253,187 8 49 565 565 2861

50 954 METEHAN KAYAŞ 8H 9 11 5,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 7 7,67 10 9 7,00 52 34 40,67 253,067 13 50 571 571 2877

51 348 ASLI ALİMOĞLU 8B 11 5 9,33 4 3 3,00 5 4 3,67 3 2 2,33 8 4 6,67 8 4 6,67 39 22 31,67 246,180 9 51 612 612 3049

52 545 ECEM NUR ÇALIŞKAN 8İ 13 5 11,33 6 4 4,67 5 4 3,67 4 2 3,33 2 8 -0,67 13 6 11,00 43 29 33,33 245,517 1 52 617 617 3062

53 318 TUANA TÜRKER 8B 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 4 3,67 9 7 6,67 14 6 12,00 46 39 33,01 243,607 10 53 633 633 3110

54 131 M EMİN KÜTLÜ 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 11 9 8,00 47 33 36,00 241,647 11 54 647 647 3160

55 1315 ZÜBEYDE KURBAN 8H 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 8 5,33 9 11 5,33 47 39 33,99 240,400 14 55 664 664 3199

56 1387 OZAN KUŞ 8B 8 8 5,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 3 8,00 8 8 5,33 46 28 36,66 240,360 12 56 666 666 3204

57 129 KAAN EMRE KAHRAMAN8B 9 6 7,00 6 1 5,67 7 2 6,33 5 3 4,00 3 7 0,67 13 5 11,33 43 24 35,00 238,470 13 57 680 680 3255

58 133 ÖMER FARUK ŞAHİN 8B 8 11 4,33 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 5 8 2,33 13 5 11,33 47 31 36,66 237,807 14 58 686 686 3273

59 57 ARDA KANDEMİR 8B 7 13 2,67 5 5 3,33 6 2 5,33 5 5 3,33 10 4 8,67 11 7 8,67 44 36 32,00 236,600 15 59 695 695 3296

60 1159 SAMET BİLGE 8L 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 3 2,00 14 6 12,00 46 30 36,00 236,540 8 60 698 698 3302

61 89 RAMİL KHALİDOV 8A 9 6 7,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 4 8,67 10 10 6,67 40 39 27,01 236,037 3 61 699 699 3304

62 1193 SEVGİ RIDVAN 8F 12 6 10,00 5 4 3,67 5 4 3,67 5 2 4,33 5 3 4,00 8 7 5,67 40 26 31,34 234,057 9 62 713 713 3368

63 222 FURKAN Y* AN 8F 9 10 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 4 0,67 4 6 2,00 14 6 12,00 42 33 31,01 233,423 10 63 719 719 3390

64 411 AYŞE KEYİK 8K 12 4 10,67 7 2 6,33 5 3 4,00 3 3 2,00 2 4 0,67 10 6 8,00 39 22 31,67 233,413 4 64 720 720 3394

65 1219 ENES ÖZTÜRK 8E 14 5 12,33 5 5 3,33 9 0 9,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 10 9 7,00 47 40 33,66 232,107 2 65 732 732 3442

66 778 GÜLBAHAR ALİ 8H 10 7 7,67 5 0 5,00 5 4 3,67 9 1 8,67 7 6 5,00 5 1 4,67 41 19 34,68 231,453 15 66 736 736 3467

67 94 GÖKTUĞ ERÇETİN 8B 6 12 2,00 5 4 3,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 4 7,67 12 7 9,67 42 37 29,67 229,613 16 67 742 742 3518

68 304 SEVDE SAKAR 8F 11 5 9,33 6 4 4,67 6 3 5,00 2 4 0,67 5 2 4,33 7 4 5,67 37 22 29,67 229,613 11 67 742 742 3518

69 230 HİLALTUANA BATMAZ 8B 12 6 10,00 6 3 5,00 8 1 7,67 5 4 3,67 5 8 2,33 8 9 5,00 44 31 33,67 229,553 17 69 744 744 3530

70 1119 PETEK NUR 8F 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 3 3,00 3 5 1,33 10 9 7,00 41 33 30,00 228,970 12 70 747 747 3545

71 295 ALEYNA OSMANOĞLU 8L 10 8 7,33 3 2 2,33 6 4 4,67 5 3 4,00 5 4 3,67 10 6 8,00 39 27 30,00 228,970 9 70 747 747 3545

72 1349 MUSTAFA ÇAKMAK 8L 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 10 10 6,67 11 9 8,00 45 45 30,01 227,693 10 72 759 759 3589

73 502 CANSU AYAZ 8E 11 7 8,67 3 6 1,00 6 3 5,00 3 6 1,00 5 10 1,67 11 5 9,33 39 37 26,67 225,190 3 73 771 771 3647

74 621 EMİRHAN PASTALCI 8F 9 11 5,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 2 0,33 8 6 6,00 8 9 5,00 42 32 31,32 221,290 13 74 809 809 3771

75 68 BÜŞRA IŞIK 8B 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 10 8 7,33 5 10 1,67 43 40 29,67 220,677 18 75 820 820 3791

76 569 ELANUR TEKBAŞ 8L 12 8 9,33 6 2 5,33 7 2 6,33 5 4 3,67 3 6 1,00 8 7 5,67 41 29 31,33 220,013 11 76 830 830 3820

77 760 GİZ EM KOÇAK 8L 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 7 4,67 6 10 2,67 45 33 34,00 219,973 12 77 831 831 3825

78 201 SEVGİ MİZAMOVA 8K 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 11 7 8,67 5 11 1,33 41 43 26,67 218,807 5 78 844 844 3852

79 1379 RUSLAN ASF ANDİEV 8K 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 10 1,67 6 12 2,00 47 36 35,00 215,490 6 79 869 869 3969

80 1140 SERCAN YILMAZ 8E 10 9 7,00 7 1 6,67 2 0 2,00 11 6 9,00 30 16 24,67 215,007 4 80 870 870 3970

81 206 ASLIHAN BİLGİN 8D 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 11 3,33 7 11 3,33 42 43 27,67 214,323 9 81 885 885 4011

82 486 BURAK ŞEN 8L 12 6 10,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 4 2,67 5 12 1,00 9 8 6,33 39 41 25,33 213,720 13 82 893 893 4025

83 1127 RABİA T ÖMER 8L 10 9 7,00 6 2 5,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 9 3,00 7 11 3,33 44 35 32,32 211,700 14 83 907 907 4097

84 565 EGEMEN AYDIN 8H 10 7 7,67 4 1 3,67 9 0 9,00 2 3 1,00 7 6 5,00 4 5 2,33 36 22 28,67 211,117 16 84 910 910 4112

85 418 AZRA KAYMAK 8F 9 9 6,00 1 8 -1,67 5 3 4,00 6 4 4,67 10 8 7,33 7 10 3,67 38 42 24,00 209,910 14 85 916 916 4145

86 1375 ORÇUN TEKSÖZ 8L 7 8 4,33 6 1 5,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 9 10 5,67 9 7 6,67 37 37 24,68 209,900 15 86 917 917 4146

87 910 MEHMETSALİ ETİK 8K 10 9 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 4 1,67 6 13 1,67 10 8 7,33 40 43 25,67 209,247 7 87 925 925 4173

88 1084 NİSANUR TURGUT 8H 7 8 4,33 3 6 1,00 5 4 3,67 4 4 2,67 2 3 1,00 13 5 11,33 34 30 24,00 208,633 17 88 936 936 4197

89 786 GÜLSENUR BÖLÜKOĞLU8F 11 7 8,67 5 4 3,67 5 4 3,67 4 6 2,00 4 8 1,33 9 9 6,00 38 38 25,34 208,613 15 89 937 937 4200

90 408 AYŞENUR ÇALIM 8D 12 8 9,33 2 7 -0,33 4 3 3,00 5 3 4,00 6 6 4,00 7 11 3,33 36 38 23,33 207,367 10 90 951 951 4240

91 1318 BAYRAM SAİT 8F 8 9 5,00 7 1 6,67 6 3 5,00 3 4 1,67 8 11 4,33 8 10 4,67 40 38 27,34 204,753 16 91 977 977 4344

92 921 MELİKE RID VANOĞLU 8K 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 2 6,33 4 15 -1,00 40 38 27,33 202,200 8 92 1001 1001 4426

93 100 KERİM CAN TİRYAKİ 8L 7 12 3,00 4 6 2,00 9 0 9,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 12 7 9,67 40 36 28,01 199,637 16 93 1028 1028 4531

94 1298 YUSUF ALİ 8F 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 15 0,00 9 11 5,33 44 46 28,66 199,627 17 94 1029 1029 4533
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Genel Ortalama 7 12 2,93 3 6 1,07 4 6 1,61 4 5 1,99 6 10 2,31 7 11 3,17 30 50 13,08 155,690

Okul Ortalaması 8 10 5,14 4 5 2,32 5 5 3,18 4 5 1,93 6 9 2,56 7 10 4,07 34 43 19,20 180,370

KATILIMLAR

95 77 BORA BELG Ç 8B 8 9 5,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 6 5 4,33 7 7 4,67 36 35 24,33 199,053 19 95 1033 1033 4546

96 82 ELİFNAZ GÖKTÜRK 8B 8 11 4,33 5 4 3,67 7 2 6,33 2 5 0,33 8 10 4,67 8 9 5,00 38 41 24,33 199,053 19 95 1033 1033 4546

97 498 BÜŞRA POLATDEMİ 8D 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 12 1,00 38 39 25,01 199,043 11 97 1035 1035 4549

98 114 HATİCE DAĞDELEN 8B 8 11 4,33 3 3 2,00 7 3 6,00 2 3 1,00 2 3 1,00 11 6 9,00 33 29 23,33 198,430 21 98 1039 1039 4565

99 581 ELİF NADİR 8L 10 9 7,00 4 5 2,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 12 2,00 9 11 5,33 39 47 23,33 198,430 17 98 1039 1039 4565

100 531 DOĞUKAN ÇORAOĞLU8H 10 6 8,00 6 4 4,67 6 3 5,00 5 2 4,33 5 7 2,67 6 12 2,00 38 34 26,67 198,380 18 100 1042 1042 4576

101 522 DENİZ YILMAZ 8F 9 7 6,67 2 6 0,00 3 5 1,33 6 2 5,33 4 2 3,33 7 6 5,00 31 28 21,66 197,817 18 101 1045 1045 4581

102 690 EREN MUTLU 8H 14 6 12,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 6 12 2,00 6 14 1,33 37 50 20,33 196,560 19 102 1061 1061 4626

103 443 BATUHAN COSKUN 8F 8 8 5,33 2 6 0,00 4 6 2,00 5 3 4,00 8 5 6,33 6 8 3,33 33 36 20,99 196,550 19 103 1062 1062 4627

104 1042 NAZLI ARSLAN 8H 11 6 9,00 5 4 3,67 5 5 3,33 2 3 1,00 2 12 -2,00 9 5 7,33 34 35 22,33 196,530 20 104 1063 1063 4631

105 1354 CEMİLE HAZIK 8İ 13 7 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 15 -4,00 11 9 8,00 37 49 20,67 194,640 2 105 1071 1071 4693

106 341 ASİYENUR BALİ 8B 9 9 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 0 3 -1,00 7 13 2,67 8 6 6,00 34 40 20,67 194,640 22 105 1071 1071 4693

107 1075 NİSANUR AKDAŞ 8G 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 38 52 20,66 194,640 1 105 1071 1071 4693

108 404 MEHMETALİ DÜNDAR 8M 7 8 4,33 4 5 2,33 5 2 4,33 0 2 -0,67 4 5 2,33 10 6 8,00 30 28 20,65 194,640 1 105 1071 1071 4693

109 55 ALPER KANDEMİR 8B 10 6 8,00 6 4 4,67 3 6 1,00 2 6 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 31 32 20,34 194,007 23 109 1077 1077 4729

110 585 ELİF YILMAZ 8D 8 9 5,00 5 1 4,67 5 2 4,33 5 1 4,67 1 0 1,00 8 6 6,00 32 19 25,67 193,927 12 110 1083 1083 4743

111 329 EFE ELMAS 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 12 6 10,00 34 49 17,67 192,770 13 111 1089 1089 4762

112 385 AYŞEMELEK ÇAKIR 8L 10 9 7,00 4 5 2,33 3 7 0,67 5 4 3,67 4 11 0,33 10 10 6,67 36 46 20,67 192,087 18 112 1097 1097 4791

113 119 HASAN KÖKSALAN 8B 9 10 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 12 7 9,67 37 51 20,01 190,820 24 113 1107 1107 4833

114 1320 YUS * ŞEVKET 8F 9 10 5,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 7 0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 39 49 22,67 189,503 20 114 1122 1122 4890

115 213 ONUR OKUMUŞ 8D 10 9 7,00 4 5 2,33 9 0 9,00 3 6 1,00 2 10 -1,33 8 6 6,00 36 36 24,00 189,483 14 115 1123 1123 4893

116 716 ESMANUR BUDAK 8G 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 36 44 21,32 188,247 2 116 1137 1137 4933

117 37 CAVİDENAZ KIRMAN 8D 11 8 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 11 3,33 4 9 1,00 36 44 21,32 188,247 15 116 1137 1137 4933

118 1032 MUNİSE TOKAT 8E 10 7 7,67 2 6 0,00 5 5 3,33 0 6 -2,00 4 7 1,67 8 7 5,67 29 38 16,34 187,683 5 118 1143 1143 4945

119 766 GÖKALP ÖZTÜRK 8F 14 5 12,33 4 5 2,33 5 4 3,67 0 8 -2,67 5 15 0,00 6 12 2,00 34 49 17,66 187,663 21 119 1145 1145 4947

120 1142 REYHAN BOZ 8H 10 6 8,00 4 5 2,33 6 3 5,00 3 3 2,00 4 6 2,00 5 8 2,33 32 31 21,66 187,603 21 120 1148 1148 4957

121 516 DAMLA EKİCİ 8F 13 7 10,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 10 1,67 35 38 22,35 187,593 22 121 1149 1149 4959

122 983 ENES KEYİK 8K 10 9 7,00 4 5 2,33 6 1 5,67 1 3 0,00 1 0 1,00 7 8 4,33 29 26 20,33 185,070 9 122 1165 1165 5047

123 311 CEREN ÇALIK 8G 8 9 5,00 2 7 -0,33 6 3 5,00 4 6 2,00 8 12 4,00 7 10 3,67 35 47 19,34 184,447 3 123 1174 1174 5066

124 271 YAĞMUR HAZAR 8D 11 4 9,67 1 3 0,00 4 2 3,33 4 2 3,33 3 3 2,00 1 0 1,00 24 14 19,33 184,447 16 123 1174 1174 5066

125 28 ARDA APAK 8D 9 8 6,33 5 4 3,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 4 5 2,33 4 3 3,00 30 27 20,99 183,783 17 125 1181 1181 5092

126 639 EMRE ALTUN 8E 8 11 4,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 4 2,67 5 15 0,00 12 8 9,33 34 52 16,66 183,210 6 126 1182 1182 5103

127 269 SEDA RÜ RÜSTEM 8E 13 7 10,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 5 13 0,67 36 52 18,66 183,180 7 127 1184 1184 5107

128 1316 SEYHAN NADİR 8F 9 9 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 0 2 -0,67 1 8 -1,67 10 8 7,33 32 34 20,66 183,150 23 128 1187 1187 5114

129 1285 YAREN İNCİ 8L 5 10 1,67 3 3 2,00 5 1 4,67 5 2 4,33 3 3 2,00 10 8 7,33 31 27 22,00 183,130 19 129 1189 1189 5116

130 293 AHMET YAZICI 8L 8 12 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 13 1,67 8 12 4,00 40 49 23,67 181,190 20 130 1208 1208 5188

131 1325 HAYRİYE MADADOVA 8D 9 10 5,67 2 5 0,33 3 5 1,33 3 5 1,33 8 4 6,67 3 7 0,67 28 36 16,00 179,390 18 131 1223 1223 5230

132 405 AYŞEN ÖNER 8L 10 9 7,00 3 6 1,00 5 4 3,67 1 8 -1,67 7 12 3,00 7 12 3,00 33 51 16,00 179,390 21 131 1223 1223 5230

133 485 BEYZA NUR TOPA L 8G 10 5 8,33 4 3 3,00 5 5 3,33 2 4 0,67 3 6 1,00 5 8 2,33 29 31 18,66 179,350 4 133 1225 1225 5237

134 34 ALİ ŞİMŞEK 8D 9 10 5,67 4 6 2,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 3 2 2,33 8 11 4,33 30 41 16,33 177,470 19 134 1239 1239 5292

135 1136 RAMAZAN MANTAR 8H 6 11 2,33 5 4 3,67 7 2 6,33 1 7 -1,33 5 11 1,33 10 9 7,00 34 44 19,33 176,787 22 135 1245 1245 5320

136 1116 ÖZLEM ATIL 8F 9 11 5,33 4 5 2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 8 4,33 4 9 1,00 33 44 18,32 174,887 24 136 1266 1266 5380

137 1089 NURAY GÜLAHMET 8F 9 10 5,67 4 5 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 10 2,67 5 12 1,00 36 45 21,00 174,847 25 137 1269 1269 5388

138 1357 AYNUR EMRAH 8K 6 13 1,67 2 4 0,67 3 5 1,33 4 6 2,00 6 8 3,33 8 4 6,67 29 40 15,67 173,650 10 138 1278 1278 5438

139 551 ŞEVVAL TOPRAK 8K 5 6 3,00 2 2 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 5 4,33 27 29 17,33 172,987 11 139 1289 1289 5463

140 1217 İREM SU AYDIN 8A 10 9 7,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 30 59 10,34 171,177 4 140 1304 1304 5516

141 699 ESLEM ERYILMAZ 8B 9 11 5,33 3 5 1,33 7 2 6,33 2 6 0,00 2 9 -1,00 9 10 5,67 32 43 17,66 171,067 25 141 1307 1307 5524
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 3.DENEME 293 2167 2167 18409

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 12 2,93 3 6 1,07 4 6 1,61 4 5 1,99 6 10 2,31 7 11 3,17 30 50 13,08 155,690

Okul Ortalaması 8 10 5,14 4 5 2,32 5 5 3,18 4 5 1,93 6 9 2,56 7 10 4,07 34 43 19,20 180,370

KATILIMLAR

142 554 YUSUF KAYGISIZ 8L 8 10 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 9 1,00 7 8 4,33 32 44 17,34 170,433 22 142 1314 1314 5541

143 901 MEDİNE KİBAR 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 11 9 8,00 31 59 11,34 166,693 5 143 1346 1346 5661

144 1300 YUSUFİHSAN ÇELİK 8C 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 33 57 13,99 166,653 1 144 1349 1349 5670

145 33 SUDENUR RIDVAN 8G 7 9 4,00 2 3 1,00 5 3 4,00 5 2 4,33 5 9 2,00 6 10 2,67 30 36 18,00 166,593 5 145 1354 1354 5696

146 1153 SALİH RASİMOĞLU 8L 9 9 6,00 2 5 0,33 5 2 4,33 2 8 -0,67 5 8 2,33 5 9 2,00 28 41 14,32 166,010 23 146 1356 1356 5708

147 0 ŞEVVAL İHTİYAR 8A 8 12 4,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 12 3,00 8 12 4,00 31 57 12,00 164,130 6 147 1375 1375 5780

148 627 TAHA AÇIKEL 8K 10 8 7,33 4 4 2,67 4 5 2,33 4 8 1,33 3 6 1,00 25 31 14,66 164,090 12 148 1378 1378 5791

149 917 MELEKNUR ATICI 8K 9 10 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 2 4 0,67 6 12 2,00 31 41 17,35 164,050 13 149 1379 1379 5798

150 241 YASMİNA REŞİTOĞLU 8D 10 9 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 7 13 2,67 6 14 1,33 31 58 11,67 163,497 20 150 1382 1382 5812

151 548 YAĞIZ HOZAN 8K 8 10 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 1 14 -3,67 12 7 9,67 28 49 11,68 162,220 14 151 1395 1395 5853

152 137 HATİCE OKUMUŞ 8E 10 10 6,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 10 2,67 4 9 1,00 29 50 12,34 162,210 8 152 1396 1396 5854

153 1389 CEREN DURAKOĞLU 8K 9 11 5,33 3 5 1,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 3 9 0,00 6 9 3,00 30 44 15,33 160,250 15 153 1415 1415 5981

154 753 FİKRET DAŞ 8İ 11 8 8,33 5 5 3,33 7 2 6,33 3 6 1,00 3 14 -1,67 5 14 0,33 34 49 17,65 159,577 3 154 1419 1419 6007

155 287 ERCAN İSMAYİL 8A 8 12 4,00 3 6 1,00 3 7 0,67 0 8 -2,67 8 12 4,00 7 13 2,67 29 58 9,67 158,420 7 155 1427 1427 6054

156 750 KUBİLAY DURGUT 8İ 4 6 2,00 0 6 -2,00 3 5 1,33 2 5 0,33 3 3 2,00 7 2 6,33 19 27 9,99 157,777 4 156 1429 1429 6075

157 200 ALEYNA ALTINDAL 8H 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 12 1,00 4 13 -0,33 31 53 13,34 157,727 23 157 1432 1432 6082

158 155 DİLEK MEMMEDOVA 8K 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 12 0,00 8 12 4,00 31 55 12,67 153,907 16 158 1481 1481 6319

159 820 HAZAL KÖSE 8D 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 0 7 -2,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 47 13,34 153,897 21 159 1485 1485 6326

160 38 ENES AKKOÇ 8G 8 10 4,67 4 4 2,67 4 6 2,00 2 5 0,33 3 10 -0,33 6 8 3,33 27 43 12,67 152,630 6 160 1497 1497 6388

161 52 SAMET GÜÇTÜRK 8D 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 6 10 2,67 29 43 14,67 152,600 22 161 1504 1504 6399

162 672 ENES KEMAL ÖZÇELİK 8D 7 10 3,67 5 5 3,33 4 5 2,33 6 3 5,00 6 14 1,33 4 10 0,67 32 47 16,33 151,937 23 162 1512 1512 6453

163 267 ABDURAHMAN OĞUZ 8E 7 10 3,67 2 2 1,33 4 3 3,00 4 4 2,67 4 8 1,33 21 27 12,00 151,363 9 163 1517 1517 6472

164 168 İSMAİL ŞAHİN 8C 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 6 4 4,67 8 12 4,00 6 14 1,33 30 58 10,67 150,107 2 164 1527 1527 6524

165 947 MERYE M YAĞIZ 8K 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 8 10 4,67 29 54 11,01 149,463 17 165 1539 1539 6568

166 1063 NİHAT SADRİOĞLU 8İ 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 10 10 6,67 5 15 0,00 30 60 10,00 148,840 5 166 1545 1545 6586

167 523 ELNUR MAHMDOV 8E 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 12 3,00 29 60 8,99 148,217 10 167 1556 1556 6635

168 573 ELİF ALİOĞLU 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 5 15 0,00 31 58 11,67 148,177 26 168 1558 1558 6656

169 482 SONGÜL SÜLEYMAN 8İ 8 5 6,33 0 5 -1,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 2 7 -0,33 5 7 2,67 18 31 7,67 146,960 6 169 1564 1564 6719

170 797 RÜMEYSA AYTAÇ 8G 7 10 3,67 1 5 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 25 38 12,33 146,890 7 170 1566 1566 6730

171 1282 YAREN ALTUNSOYY 8F 6 10 2,67 4 5 2,33 6 2 5,33 4 2 3,33 2 10 -1,33 6 8 3,33 28 37 15,66 146,840 26 171 1568 1568 6736

172 499 MALİKŞA ŞAKİROV 8İ 7 7 4,67 2 2 1,33 4 5 2,33 2 6 0,00 5 7 2,67 3 10 -0,33 23 37 10,67 146,277 7 172 1571 1571 6766

173 1238 ŞEYMANR ÇAYIR 8H 11 9 8,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 146,267 24 173 1574 1574 6786

174 1210 SUDERESMİE EÇELİKSOY8L 5 12 1,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 7 12 3,00 7 11 3,33 28 55 9,67 145,653 24 174 1579 1579 6805

175 1322 İSMAİL YİĞİT 8E 1 5 -0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 1 0 1,00 0 1 -0,33 8 6 6,00 21 20 14,34 145,583 11 175 1583 1583 6817

176 746 FERİZE YILMAZ 8C 7 11 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 13 1,67 5 15 0,00 32 55 13,67 144,317 3 176 1596 1596 6896

177 928 MERT NURİ 8L 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 30 60 9,99 143,733 25 177 1601 1601 6946

178 158 AHMET ÇARIK 8C 5 12 1,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 0 2 -0,67 5 3 4,00 5 7 2,67 18 36 6,00 139,963 4 178 1625 1625 7239

179 879 KENAN YALÇIN 8İ 6 3 5,00 0 4 -1,33 2 3 1,00 0 1 -0,33 3 9 0,00 6 11 2,33 17 31 6,67 139,953 8 179 1626 1626 7241

180 1035 YILDIRIM GÖGTAŞ 8K 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 4 0,67 5 11 1,33 5 12 1,00 28 51 11,01 139,250 18 180 1638 1638 7330

181 866 İSLAM DEVRİŞ 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 26 64 4,66 138,707 8 181 1642 1642 7336

182 144 MAHMUD İIYASOV 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 28 62 7,34 138,667 9 182 1643 1643 7340

183 64 ELVİNA SHAKİROVA 8İ 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 29 57 9,99 138,627 9 183 1644 1644 7386

184 635 EMİRHAN YILMAZ 8K 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 9,99 138,627 19 183 1644 1644 7386

185 1341 MEHMET KARABULUT 8G 8 7 5,67 3 4 1,67 6 3 5,00 0 3 -1,00 4 12 0,00 21 29 11,34 138,607 8 185 1646 1646 7427

186 469 BEREN SUU ÇOBANN 8F 7 10 3,67 4 5 2,33 7 1 6,67 1 1 0,67 3 5 1,33 2 10 -1,33 24 32 13,34 138,577 27 186 1648 1648 7434

187 673 ENES ÖZKA * 8C 5 14 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 3 0,00 9 11 5,33 25 48 8,99 138,003 5 187 1654 1654 7466

188 1339 MERT ALİ DERVİŞ 8H 7 12 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 29 60 9,01 138,003 25 187 1654 1654 7466
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 3.DENEME 293 2167 2167 18409

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 12 2,93 3 6 1,07 4 6 1,61 4 5 1,99 6 10 2,31 7 11 3,17 30 50 13,08 155,690

Okul Ortalaması 8 10 5,14 4 5 2,32 5 5 3,18 4 5 1,93 6 9 2,56 7 10 4,07 34 43 19,20 180,370

KATILIMLAR

189 904 MEDİNE TEMELOĞLU 8A 5 6 3,00 3 6 1,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 3 9 0,00 6 11 2,33 24 43 9,66 137,993 10 189 1657 1657 7489

190 120 MEHMET ŞİŞLİ 8A 4 15 -1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 31 58 11,67 137,963 11 190 1658 1658 7491

191 323 ANIL ÖZŞAHİN 8E 8 11 4,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 1 3 0,00 6 10 2,67 19 39 6,00 137,410 12 191 1659 1659 7512

192 1246 TALHAKAYRA KOCA 8İ 5 7 2,67 0 7 -2,33 3 5 1,33 3 3 2,00 3 5 1,33 4 5 2,33 18 32 7,33 137,390 10 192 1660 1660 7533

193 457 ŞEVVAL DEDE 8E 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 13 1,67 3 17 -2,67 26 63 5,01 135,510 13 193 1679 1679 7724

194 1095 ONUR AYVAZ 8İ 6 10 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 6 10 2,67 28 53 10,34 135,430 11 194 1688 1688 7769

195 988 ENİS DALAZ 8C 6 12 2,00 7 2 6,33 5 5 3,33 5 4 3,67 2 14 -2,67 6 11 2,33 31 48 14,99 134,083 6 195 1702 1702 7868

196 1160 ÇEVİK SAMTİ 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 26 64 4,66 133,600 12 196 1703 1703 7869

197 1212 YASEMİNAAA DURSUNOVA8E 9 9 6,00 0 10 -3,33 3 5 1,33 3 3 2,00 6 13 1,67 3 14 -1,67 24 54 6,00 133,580 14 197 1704 1704 7888

198 1025 MURAT SATOGİL 8İ 11 9 8,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 10 -1,33 3 11 -0,67 23 53 5,33 132,313 12 198 1723 1723 8060

199 1383 ASLAN RIAVAN 8L 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 29 61 8,66 130,987 26 199 1734 1734 8200

200 123 HÜSEYİN KÖKSALAN 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 6 14 1,33 31 59 11,33 130,947 27 200 1738 1738 8209

201 50 ARDA BAFRA 8E 4 7 1,67 4 5 2,33 3 3 2,00 0 7 -2,33 5 8 2,33 4 10 0,67 20 40 6,67 129,740 15 201 1746 1746 8282

202 512 ÇAĞATAY ESEN 8G 3 9 0,00 1 4 -0,33 5 2 4,33 0 3 -1,00 5 2 4,33 2 6 0,00 16 26 7,33 129,730 9 202 1747 1747 8301

203 334 ARDA PARLAK 8E 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 3 4,00 9 11 5,33 4 16 -1,33 28 60 8,00 129,720 16 203 1748 1748 8304

204 1041 NAFİYE BOZAN 8H 11 8 8,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 15 -1,00 4 15 -1,00 24 63 3,00 129,157 26 204 1751 1751 8311

205 272 MAHİZAR VEYSEL 8İ 6 8 3,33 2 6 0,00 2 6 0,00 0 7 -2,33 1 6 -1,00 7 10 3,67 18 43 3,67 129,147 13 205 1753 1753 8313

206 1222 İREM MERVE YERİÇER 8İ 7 10 3,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 5 1,33 6 14 1,33 20 43 5,67 129,117 14 206 1754 1754 8314

207 652 HASAN KADİRO V 8İ 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 28 61 7,68 129,087 15 207 1755 1755 8350

208 1287 YARENNUR T ARIM 8B 7 12 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 27 62 6,33 127,830 28 208 1767 1767 8505

209 198 ULAŞ PEKTAŞ 8C 7 9 4,00 5 2 4,33 5 4 3,67 2 6 0,00 5 15 0,00 3 14 -1,67 27 50 10,33 127,770 7 209 1772 1772 8549

210 642 EMRE KURTULUŞ 8H 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 25 65 3,34 125,960 27 210 1781 1781 8691

211 1344 ENES DRAMA 8İ 7 10 3,67 4 5 2,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 1 9 -2,00 23 47 7,33 125,900 16 211 1789 1789 8746

212 266 FATMA ĞANNUN 8E 3 2 2,33 2 0 2,00 3 2 2,33 3 1 2,67 11 5 9,33 125,870 17 212 1792 1792 8787

213 1206 ELİF GÖKDEMİR 8C 5 14 0,33 1 3 0,00 4 4 2,67 5 5 3,33 3 14 -1,67 7 10 3,67 25 50 8,33 123,970 8 213 1803 1803 9032

214 607 SEVDA TUFANOVA 8A 6 12 2,00 5 2 4,33 6 4 4,67 2 3 1,00 0 13 -4,33 7 11 3,33 26 45 11,00 123,930 13 214 1806 1806 9040

215 1068 NİLAY KADİROĞLU 8C 6 12 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 3 4 1,67 1 8 -1,67 5 11 1,33 24 45 9,00 122,683 9 215 1825 1825 9285

216 1391 NURDAN BOLAT 8İ 7 9 4,00 3 7 0,67 2 6 0,00 2 5 0,33 4 13 -0,33 18 40 4,67 122,110 17 216 1829 1829 9309

217 439 SAMİA BİDA 8G 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 120,893 10 217 1835 1835 9397

218 887 HAMZA BAGHDADİ 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 120,853 24 218 1836 1836 9400

219 184 MUHAMMET KÖÇMEN 8C 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,34 120,853 10 218 1836 1836 9400

220 18 SULTAN USMANOVA 8G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 11 5,33 5 15 0,00 25 65 3,33 120,853 11 218 1836 1836 9400

221 929 MERT VELİTOĞLU 8G 3 7 0,67 0 2 -0,67 5 2 4,33 1 4 -0,33 4 6 2,00 13 21 6,00 119,537 12 221 1856 1856 9548

222 658 ZAFER ONUR YİĞİT 8G 6 10 2,67 1 4 -0,33 4 3 3,00 2 8 -0,67 1 6 -1,00 2 3 1,00 16 34 4,67 118,280 13 222 1867 1867 9798

223 1151 SADİFE NAZ HACIOĞLU8C 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 14 0,33 6 14 1,33 27 62 6,33 117,617 11 223 1872 1872 9941

224 165 HİDAYET DEMİRAL 8C 4 12 0,00 3 4 1,67 4 6 2,00 5 4 3,67 3 3 2,00 2 10 -1,33 21 39 8,01 116,953 12 224 1876 1876 9984

225 1139 REMZİCAN ASI 8L 4 13 -0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 60 7,00 116,330 27 225 1879 1879 10075

226 739 FATMANUR ÜZÜLMEZ 8C 5 12 1,00 1 2 0,33 5 3 4,00 6 4 4,67 0 5 -1,67 3 7 0,67 20 33 9,00 116,300 13 226 1880 1880 10077

227 20 HASA N NAME 8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,32 115,747 18 227 1881 1881 10145

228 630 E R C A N A Y V A Z 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 27 63 6,01 115,707 14 228 1886 1886 10189

229 1131 RABİA YILIDIZ 8K 7 12 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 65 2,33 115,123 20 229 1890 1890 10219

230 1291 YASİN YILDIZ 8G 8 8 5,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 4 13 -0,33 2 15 -3,00 23 56 4,33 115,093 14 230 1892 1892 10271

231 1272 YAĞIZ ÇINIK 8C 6 12 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 17 -3,67 6 12 2,00 27 58 7,66 115,043 15 231 1893 1893 10294

232 1002 HARUN AYDIN 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 13 -0,33 24 63 3,00 113,837 14 232 1898 1898 10385

233 282 METE KANLI 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,00 113,213 25 233 1903 1903 10466

234 1200 SILANUR TOKMAK 8E 4 12 0,00 2 6 0,00 3 6 1,00 3 5 1,33 3 5 1,33 3 8 0,33 18 42 3,99 113,183 19 234 1906 1906 10525

235 1355 MİNE RIZMAN 8G 7 10 3,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 5 -0,67 2 10 -1,33 3 12 -1,00 21 49 4,67 113,173 15 235 1907 1907 10526
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 3.DENEME 293 2167 2167 18409

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 12 2,93 3 6 1,07 4 6 1,61 4 5 1,99 6 10 2,31 7 11 3,17 30 50 13,08 155,690

Okul Ortalaması 8 10 5,14 4 5 2,32 5 5 3,18 4 5 1,93 6 9 2,56 7 10 4,07 34 43 19,20 180,370

KATILIMLAR

236 191 TAHACAN ALTUN 8C 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 16 -2,33 25 64 3,68 112,550 16 236 1915 1915 10627

237 0 ZANNA OSMANOVA 8K 6 12 2,00 0 9 -3,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 14 -1,67 5 8 2,33 20 56 1,32 111,947 21 237 1917 1917 10699

238 237 NİSANUR ÖZYURT 8İ 4 10 0,67 1 2 0,33 4 6 2,00 1 0 1,00 1 1 0,67 3 10 -0,33 14 29 4,34 111,263 18 238 1924 1924 10834

239 1326 GÜNEŞ İBRAHİM 8C 6 14 1,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 27 62 6,34 111,233 17 239 1925 1925 10836

240 180 FURKAN ŞAHİNKAYA 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,34 110,640 18 240 1928 1928 10911

241 1290 YASİN SADRİOĞLU 8İ 5 15 0,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 108,107 19 241 1951 1951 11328

242 1371 ZALİNA AŞİMOVA 8E 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 24 66 2,00 108,107 20 241 1951 1951 11328

243 1091 NURİ BABAN 8G 7 9 4,00 1 8 -1,67 0 10 -3,33 1 5 -0,67 6 12 2,00 2 15 -3,00 17 59 -2,67 105,623 16 243 1962 1962 11685

244 759 GİZEM ÇALIŞKAN 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 105,573 15 244 1965 1965 11708

245 217 ŞEVVAL KACIR 8D 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,66 105,573 26 244 1965 1965 11708

246 956 MİNE ÇAYIR 8A 3 13 -1,33 5 5 3,33 3 6 1,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 3 6 1,00 17 41 3,33 105,533 16 246 1974 1974 11788

247 779 GÜLER ÇİÇEK 8E 6 13 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 8 12 4,00 22 67 -0,34 104,950 21 247 1976 1976 11848

248 1370 İLHAM ENSEROĞLU 8K 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 13 1,67 6 14 1,33 24 65 2,33 104,910 22 248 1978 1978 11884

249 1321 İSKENDER YİĞİT 8E 4 15 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 24 65 2,35 104,910 22 248 1978 1978 11884

250 260 ESMA ĞANNUN 8E 0 9 -3,00 1 2 0,33 1 5 -0,67 1 4 -0,33 2 4 0,67 4 2 3,33 9 26 0,33 103,663 23 250 1983 1983 12065

251 1319 ELİF SAİT 8C 4 14 -0,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 4 5 2,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 22 63 1,00 103,653 19 251 1984 1984 12069

252 806 HANİFİ SEZER 8G 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 24 65 2,33 103,633 17 252 1985 1985 12071

253 1376 MAHİREGE TOPLU 8G 6 11 2,33 1 6 -1,00 2 5 0,33 0 7 -2,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 16 52 -1,34 103,050 18 253 1986 1986 12076

254 427 AZRA YALOVA 8K 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 11 1,33 23 63 2,00 103,000 23 254 1991 1991 12181

255 1351 YAVUZ HALİL 8K 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,67 100,467 24 255 2008 2008 12505

256 363 UĞUR ASLAN 8G 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 100,467 19 255 2008 2008 12505

257 560 FAHRİDDİN DCALİLOV 8E 5 9 2,00 3 5 1,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 2 11 -1,67 2 8 -0,67 16 44 1,32 100,457 24 257 2012 2012 12629

258 751 MELAZ ALBOKAİ 8G 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 25 65 3,34 100,427 20 258 2013 2013 12633

259 687 YUSUF YORD*İDZE 8A 4 10 0,67 2 3 1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 2 9 -1,00 3 10 -0,33 16 43 1,67 99,813 17 259 2018 2018 12713

260 242 ENVER MUHAMMETO 8C 2 13 -2,33 4 4 2,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 7 9 4,00 2 14 -2,67 19 52 1,67 98,537 20 260 2025 2025 12965

261 470 AYSEL AHMET 8C 1 17 -4,67 3 6 1,00 3 6 1,00 5 4 3,67 4 4 2,67 4 12 0,00 20 49 3,67 98,507 21 261 2026 2026 12969

262 54 DELDAR ABDO 8E 7 13 2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 8 12 4,00 1 19 -5,33 20 70 -3,32 97,973 25 262 2027 2027 12970

263 1189 SERHAT AKIN 8A 7 8 4,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 0 10 -3,33 6 13 1,67 1 19 -5,33 19 63 -1,99 97,953 18 263 2028 2028 13037

264 494 BUSE BAYRAK 8C 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 11 2,33 4 15 -1,00 23 63 1,99 97,893 22 264 2032 2032 13131

265 830 HİLAL YILMAZ 8C 5 13 0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 3 3 2,00 3 13 -1,33 4 15 -1,00 21 57 2,01 96,617 23 265 2037 2037 13314

266 624 BİLAL FİDAN 8G 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 7 9 4,00 17 58 -2,34 93,490 21 266 2050 2050 13702

267 998 SEV  Gİ * TR 8K 6 12 2,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 3 16 -2,33 4 13 -0,33 18 62 -2,66 91,580 25 267 2060 2060 14104

268 1368 POLAT SELİMOĞLU 8G 5 15 0,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 4 14 -0,67 5 15 0,00 19 66 -3,01 90,947 22 268 2066 2066 14186

269 844 İBRAHİM ALADDİN 8G 3 7 0,67 3 5 1,33 3 4 1,67 1 7 -1,33 4 9 1,00 1 14 -3,67 15 46 -0,33 90,907 23 269 2067 2067 14204

270 862 İRFAN NUFER 8G 4 13 -0,33 3 5 1,33 3 4 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 16 45 1,01 90,887 24 270 2068 2068 14206

271 640 EMRE HAYDARİ 8E 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 14 -0,67 14 52 -3,34 90,313 26 271 2070 2070 14245

272 190 RAMAZAN HAMİT 8C 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 23 67 0,67 90,253 24 272 2075 2075 14353

273 62 ARDA TAŞÇI 8B 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 23 67 0,67 90,253 29 272 2075 2075 14353

274 1328 SEYDA ŞEVKET 8İ 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 16 -3,33 3 13 -1,33 20 64 -1,32 89,007 20 274 2079 2079 14481

275 109 HALİL BENLİ 8B 4 11 0,33 2 7 -0,33 1 7 -1,33 1 8 -1,67 2 13 -2,33 5 12 1,00 15 58 -4,33 87,137 30 275 2088 2088 14875

276 0 RAMAZAN BOZAN 8K 3 17 -2,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 19 70 -4,34 87,137 26 275 2088 2088 14875

277 1386 MUSTAFA K ELİSOV 8K 5 13 0,67 2 7 -0,33 1 8 -1,67 0 7 -2,33 1 7 -1,33 4 13 -0,33 13 55 -5,32 85,237 27 277 2092 2092 15134

278 491 HALA ÜLU 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 21 69 -1,99 85,187 19 278 2093 2093 15231

279 1333 MUSTAFA AYDIN 8C 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00 82,693 25 279 2097 2097 15524

280 1230 MUSTAFA EMEKTAR 8K 2 18 -4,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 18 72 -6,01 82,693 28 279 2097 2097 15524

281 545 EREN KEKLİK 8G 5 11 1,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 4 13 -0,33 2 18 -4,00 17 59 -2,67 82,643 25 281 2106 2106 15649

282 203 ZEYNEP ASAD 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 22 68 -0,68 82,613 26 282 2107 2107 15666
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 8. SINIF LGS 3.DENEME 293 2167 2167 18409

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 12 2,93 3 6 1,07 4 6 1,61 4 5 1,99 6 10 2,31 7 11 3,17 30 50 13,08 155,690

Okul Ortalaması 8 10 5,14 4 5 2,32 5 5 3,18 4 5 1,93 6 9 2,56 7 10 4,07 34 43 19,20 180,370

KATILIMLAR

283 1334 CEYDA SEYREK 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 68 -0,66 82,613 20 282 2107 2107 15666

284 1037 MUZAFFER MİRA*İ 8İ 2 17 -3,67 2 6 0,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 15 -2,00 6 10 2,67 18 63 -3,00 82,010 21 284 2111 2111 15754

285 1347 BERK EREN BAYIR 8H 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 19 -5,33 6 14 1,33 17 73 -7,33 80,160 28 285 2115 2115 15944

286 1076 NİSANUR CETİN 8F 6 14 1,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 19 71 -4,67 80,120 28 286 2116 2116 15964

287 1170 SELİN SAYAN 8İ 5 10 1,67 0 8 -2,67 2 7 -0,33 1 4 -0,33 2 11 -1,67 3 17 -2,67 13 57 -6,00 77,587 22 287 2124 2124 16227

288 1208 SONGÜL ĞENÇ 8H 8 12 4,00 0 9 -3,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 15 74 -9,67 75,727 29 288 2132 2132 16426

289 877 KAAN CELİK K 8E 1 6 -1,00 3 2 2,33 1 3 0,00 0 3 -1,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 7 31 -3,34 74,993 27 289 2134 2134 16581

290 21 RAMA EŞŞERİF 8G 2 18 -4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 72,440 26 290 2141 2141 16839

291 251 ZAKİR RÜSTEMOLU 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 13 -3,33 2 8 -0,67 16 58 -3,33 72,440 21 290 2141 2141 16839

292 871 İSMAİL ERGEN 8G 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 0 10 -3,33 3 16 -2,33 4 16 -1,33 16 72 -7,99 59,743 27 292 2157 2157 17794

293 0 *   İ*  * ÇK I * 8K 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 17 73 -7,33 54,627 29 293 2162 2162 18058

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8İ 8K 8L 8M

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
8A 8B 8C 8D 8E 8F

                                                7 / 7



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 7. SINIF 3.DENEME 209 1952 2415 16607

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 2,90 6 9 2,90 5 9 2,28 4 6 1,78 4 5 1,87 3 6 0,97 28 47 12,70 186,820

Okul Ortalaması 7 10 4,25 6 10 2,15 6 10 2,37 4 5 2,11 5 5 3,64 3 6 0,95 31 46 15,47 193,260

KATILIMLAR

1 704 ECRİN VATANSEVE 7A 15 3 14,00 14 4 12,67 14 4 12,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 63 21 56,01 392,000 1 1 77 90 415

2 345 GAMZENUR KAYA 7D 16 2 15,33 11 7 8,67 13 5 11,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 65 19 58,66 378,000 1 2 109 127 555

3 1 EGEMERT FERİK 7A 15 3 14,00 11 7 8,67 11 7 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 60 24 52,00 350,000 2 3 193 219 884

4 685 NİDA SEZER 7D 16 2 15,33 10 6 8,00 11 7 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 56 25 47,66 346,500 2 4 207 234 929

5 268 ÜMMÜNUR GÜNEŞ 7E 14 4 12,67 10 8 7,33 13 5 11,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 56 27 47,00 342,500 1 5 222 251 989

6 219 ELİF KÖROĞLU 7E 13 5 11,33 10 1 9,67 11 6 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 56 19 49,66 340,500 2 6 231 263 1027

7 215 AYSU GÜNDÜZ 7B 11 2 10,33 10 2 9,33 13 5 11,33 7 3 6,00 6 0 6,00 2 2 1,33 49 14 44,32 337,000 1 7 250 283 1089

8 586 FİKRİYE GÜNAZ 7D 14 4 12,67 5 9 2,00 15 3 14,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 50 25 41,67 322,500 3 8 307 346 1316

9 933 İLHAN OĞUZ 7A 12 6 10,00 9 9 6,00 13 5 11,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 54 30 43,99 320,000 3 9 312 352 1352

10 182 SAMET KARABIYIK 7B 9 9 6,00 8 9 5,00 16 2 15,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 52 31 41,67 312,000 2 10 347 394 1488

11 896 ÖZGE DURGUT 7C 10 8 7,33 6 9 3,00 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 51 30 41,00 296,000 1 11 430 489 1776

12 495 ELİF DEMİREL 7D 15 3 14,00 11 7 8,67 4 14 -0,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 51 33 40,00 290,000 4 12 460 522 1897

13 302 HASAN ALİ AKSO 7G 12 6 10,00 1 0 1,00 14 3 13,00 5 3 4,00 5 5 3,33 2 4 0,67 39 21 32,00 287,000 1 13 481 546 1966

14 343 BERAT KARAKAŞ 7F 12 6 10,00 10 6 8,00 7 6 5,00 4 6 2,00 9 1 8,67 2 3 1,00 44 28 34,67 286,500 1 14 484 549 1981

15 218 MELİH KUŞSEVEN 7C 12 6 10,00 9 9 6,00 8 5 6,33 1 5 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 44 31 33,66 282,000 2 15 509 577 2073

16 836 CELAL ÇETİN 7D 7 11 3,33 7 10 3,67 15 2 14,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 47 35 35,33 280,000 5 16 520 589 2107

17 25 MELİSA AHMET 7B 12 4 10,67 5 13 0,67 10 7 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 51 30 41,01 278,000 3 17 526 596 2138

18 42 BERAT IŞIK 7E 13 5 11,33 10 8 7,33 5 13 0,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 51 33 39,99 278,000 3 17 526 596 2138

19 613 DİAA ALSHAVİ 7A 9 9 6,00 11 5 9,33 9 9 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 3 4,00 45 35 33,33 277,000 4 19 535 605 2157

20 764 AHMET EFE DURUĞAN 7A 13 5 11,33 6 4 4,67 8 10 4,67 6 2 5,33 5 4 3,67 6 3 5,00 44 28 34,67 276,000 5 20 541 612 2178

21 473 HİRANUR BAKİ 7İ 13 5 11,33 10 8 7,33 7 11 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 43 41 29,32 274,000 1 21 552 624 2218

22 650 İLAYDA HALİLGİL 7C 9 9 6,00 8 5 6,33 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 48 28 38,67 270,000 3 22 573 651 2317

23 536 AYŞE N* DURMUŞ 7F 13 4 11,67 4 1 3,67 3 2 2,33 8 2 7,33 9 1 8,67 37 10 33,67 261,000 2 23 644 732 2574

24 208 HATİCE ÇELİK 7F 8 9 5,00 4 2 3,33 11 7 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 5 4 3,67 43 26 34,34 259,000 3 24 664 752 2624

25 973 SUNA AYDOĞAN 7İ 9 9 6,00 5 9 2,00 11 5 9,33 6 3 5,00 9 0 9,00 0 1 -0,33 40 27 31,00 255,500 2 25 706 801 2746

26 10 KEREM GARİP 7C 7 3 6,00 6 7 3,67 8 7 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 44 24 36,01 254,000 4 26 710 805 2764

27 555 İKRASU ÇAKIR 7B 9 7 6,67 8 10 4,67 9 6 7,00 3 6 1,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 38 39 25,01 251,000 4 27 740 838 2846

28 87 BERAT YÜKSEL 7B 11 7 8,67 6 12 2,00 9 8 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 42 41 28,33 250,000 5 28 745 843 2861

29 743 YAĞIZ HAKVERDİ 7E 12 6 10,00 5 13 0,67 7 11 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 48 36 36,00 248,000 4 29 764 865 2922

30 835 SANEM ÇELİK 7B 7 11 3,33 5 7 2,67 13 5 11,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 39 39 26,00 248,000 6 29 764 865 2922

31 1010 TUNAHAN DURMUŞ 7C 12 6 10,00 5 5 3,33 7 11 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 39 37 26,66 246,000 5 31 793 897 2993

32 572 ELİF ÖN ER 7D 9 7 6,67 5 10 1,67 10 8 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 41 38 28,33 244,000 6 32 807 912 3043

33 670 EREN DEĞİRMENC 7A 9 9 6,00 7 11 3,33 9 9 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 42 42 28,00 242,000 6 33 819 928 3097

34 97 EZRA IŞIK 7İ 13 5 11,33 6 12 2,00 7 11 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 39 45 23,99 242,000 3 33 819 928 3097

35 903 KEREM KOYUN 7C 8 10 4,67 9 9 6,00 7 11 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 44 40 30,67 240,000 6 35 833 942 3141

36 818 ŞEVİN YETİK 7B 9 9 6,00 8 9 5,00 9 9 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 37 46 21,66 240,000 7 35 833 942 3141

37 631 EBRAR ŞİMŞEK 7H 9 8 6,33 1 1 0,67 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 3 0,00 36 25 27,66 237,000 1 37 863 978 3241

38 1220 MELİKE SÖKMEN 7G 11 6 9,00 6 7 3,67 7 7 4,67 3 5 1,33 27 25 18,67 237,000 2 37 863 978 3241

39 236 RAMAZAN ÇEVİK 7C 10 8 7,33 4 13 -0,33 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 44 36 32,00 236,000 7 39 871 987 3262

40 81 RUMEYSA ŞAMİL 7B 7 6 5,00 4 8 1,33 9 7 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 41 30 31,00 236,000 8 39 871 987 3262

41 0 HA RUN ARAR 7A 7 7 4,67 7 7 4,67 7 7 4,67 8 0 8,00 7 1 6,67 1 5 -0,67 37 27 28,01 236,000 7 39 871 987 3262

42 189 ESMANUR ÇALIM 7C 8 10 4,67 10 8 7,33 6 11 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 0 8 -2,67 36 45 20,99 227,000 8 42 935 1074 3513

43 136 ALİ ALİOĞLU 7F 6 10 2,67 7 7 4,67 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 0 1,00 35 31 24,68 226,500 4 43 938 1077 3521

44 816 SUDENUR YÜKSEL 7A 8 10 4,67 4 14 -0,67 11 7 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 40 44 25,34 226,000 8 44 942 1082 3532

45 248 ESRAA ORFLİ 7G 10 7 7,67 9 9 6,00 5 13 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 35 48 19,00 224,000 3 45 955 1100 3591

46 73 BURHAN ŞAMİL 7G 10 8 7,33 7 11 3,33 8 9 5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 32 51 14,99 224,000 3 45 955 1100 3591

47 1199 ESLEM ÇETİN 7A 10 7 7,67 6 12 2,00 7 11 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 35 38 22,34 223,000 9 47 969 1115 3626

                                                1 / 5



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 7. SINIF 3.DENEME 209 1952 2415 16607

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 2,90 6 9 2,90 5 9 2,28 4 6 1,78 4 5 1,87 3 6 0,97 28 47 12,70 186,820

Okul Ortalaması 7 10 4,25 6 10 2,15 6 10 2,37 4 5 2,11 5 5 3,64 3 6 0,95 31 46 15,47 193,260

KATILIMLAR

48 235 ELİF ATAK 7B 10 8 7,33 5 13 0,67 9 9 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 35 48 19,00 222,500 9 48 973 1121 3634

49 576 AHMET İSMAİLOĞL 7İ 6 3 5,00 5 1 4,67 6 3 5,00 5 3 4,00 1 8 -1,67 23 18 17,00 222,500 4 48 973 1121 3634

50 852 MUHAMMED OLGA 7C 11 7 8,67 4 13 -0,33 6 12 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 43 40 29,68 222,000 9 50 979 1128 3644

51 264 KADİR PEŞTERE 7H 11 7 8,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 4 0,67 35 28 25,67 222,000 2 50 979 1128 3644

52 981 CANSU KAYA 7D 10 8 7,33 7 11 3,33 6 12 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 5 2,33 37 46 21,65 220,500 7 52 992 1142 3691

53 680 İLKNUR ÇETİN 7B 8 10 4,67 6 11 2,33 8 10 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 39 44 24,33 220,000 10 53 998 1148 3708

54 798 BİLAL SARI 7A 11 3 10,00 5 4 3,67 1 0 1,00 17 7 14,67 219,000 10 54 1009 1161 3752

55 707 BEYZA ÇOBAN 7C 8 9 5,00 6 10 2,67 7 11 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 9 1 8,67 39 42 25,00 218,000 10 55 1014 1168 3774

56 948 GÜLBAHAR MALİKŞA 7E 8 10 4,67 6 12 2,00 9 9 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 36 48 20,00 218,000 5 55 1014 1168 3774

57 277 GADİR HASRİMİ 7İ 10 8 7,33 9 9 6,00 5 13 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 33 51 15,99 218,000 5 55 1014 1168 3774

58 697 İBRAHİM KEMALOĞLU 7H 10 6 8,00 4 11 0,33 6 7 3,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 7 -1,33 34 38 21,34 217,000 3 58 1031 1189 3820

59 166 YASEMİN EKİNCİ 7F 7 2 6,33 2 4 0,67 6 4 4,67 5 1 4,67 5 1 4,67 1 2 0,33 26 14 21,34 215,500 5 59 1057 1219 3884

60 985 İMRAN ŞABUR 7G 5 13 0,67 12 6 10,00 6 11 2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 5 0,33 33 47 17,33 215,500 5 59 1057 1219 3884

61 833 FERİDE SEZER 7E 8 10 4,67 5 7 2,67 5 10 1,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 39 36 27,02 212,000 6 61 1083 1249 4006

62 875 AZİZENUR DODUR 7C 8 10 4,67 5 13 0,67 8 10 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 39 45 24,01 212,000 11 61 1083 1249 4006

63 22 HASAN TUNALI 7A 10 8 7,33 5 13 0,67 7 7 4,67 2 6 0,00 4 6 2,00 2 5 0,33 30 45 15,00 210,500 11 63 1103 1272 4052

64 720 BAHTİYAR HAZİKO 7D 8 10 4,67 6 12 2,00 8 10 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 35 49 18,67 210,000 8 64 1105 1274 4062

65 958 MUHAMMET EMİRŞAH 7G 9 9 6,00 5 13 0,67 7 11 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 37 47 21,34 208,000 6 65 1121 1293 4119

66 23 RECEP ORUÇ 7A 8 10 4,67 8 8 5,33 5 13 0,67 5 4 3,67 6 4 4,67 1 2 0,33 33 41 19,34 208,000 12 65 1121 1293 4119

67 1399 ŞALİH YAKUT 7G 7 11 3,33 7 6 5,00 6 10 2,67 4 6 2,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 32 44 17,33 206,500 7 67 1142 1315 4176

68 869 ELİF TÜRK 7A 9 8 6,33 4 14 -0,67 8 9 5,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 34 48 17,99 206,000 13 68 1143 1317 4188

69 558 CİHAN BOZKUŞ 7D 9 9 6,00 8 10 4,67 5 13 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 33 51 16,00 206,000 9 68 1143 1317 4188

70 963 SUDENAZ SARIOĞLU 7B 11 7 8,67 5 11 1,33 6 12 2,00 2 0 2,00 24 30 14,00 206,000 11 68 1143 1317 4188

71 504 ALİŞAN BAYGLIYEV 7A 8 10 4,67 6 11 2,33 7 9 4,00 2 0 2,00 5 5 3,33 28 35 16,33 205,000 14 71 1159 1341 4242

72 819 NİSA EKİZ 7D 10 7 7,67 3 9 0,00 7 10 3,67 2 6 0,00 4 4 2,67 2 5 0,33 28 41 14,34 203,500 10 72 1175 1361 4302

73 623 AHMET ELHAMDO 7F 7 5 5,33 1 0 1,00 7 11 3,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 29 32 18,33 202,000 6 73 1183 1372 4322

74 696 MUHAMMET MERDAN 7G 7 8 4,33 6 2 5,33 2 5 0,33 6 3 5,00 5 5 3,33 0 4 -1,33 26 27 16,99 201,500 8 74 1202 1392 4355

75 967 SÜMEYRA SAYAN 7D 7 10 3,67 6 5 4,33 6 7 3,67 1 6 -1,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 25 40 11,67 201,000 11 75 1203 1393 4363

76 719 AHMET YILMAZ 7İ 10 8 7,33 6 12 2,00 6 12 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 30 54 12,00 200,000 6 76 1211 1403 4385

77 148 MELİS YÖRÜK 7E 10 6 8,00 1 5 -0,67 2 1 1,67 1 1 0,67 8 1 7,67 3 5 1,33 25 19 18,67 199,500 7 77 1222 1419 4428

78 850 BATUHAN BATU 7H 9 7 6,67 4 8 1,33 5 10 1,67 3 3 2,00 6 4 4,67 2 6 0,00 29 38 16,34 199,000 4 78 1223 1420 4452

79 649 BETÜL ÖZTÜRK 7B 6 12 2,00 5 12 1,00 8 10 4,67 6 4 4,67 7 2 6,33 5 5 3,33 37 45 22,00 198,500 12 79 1226 1424 4521

80 383 KÜBRA ÇINAR 7A 11 6 9,00 4 9 1,00 4 8 1,33 4 3 3,00 1 6 -1,00 0 7 -2,33 24 39 11,00 198,500 15 79 1226 1424 4521

81 105 EBRAR AVŞAR 7D 10 6 8,00 4 12 0,00 7 10 3,67 1 8 -1,67 2 6 0,00 24 42 10,00 198,500 12 79 1226 1424 4521

82 46 LEEN ABDUL VAHED 7A 11 5 9,33 6 12 2,00 3 15 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 33 49 16,66 198,000 16 82 1230 1430 4529

83 552 DEVRAN BAYGULİYE 7G 7 11 3,33 7 11 3,33 7 11 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 32 52 14,66 198,000 9 82 1230 1430 4529

84 179 AYLİN ÇEVİK 7A 7 8 4,33 4 4 2,67 6 8 3,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 4 0 4,00 25 34 13,66 198,000 16 82 1230 1430 4529

85 1033 NİLSENAY TOPAL 7H 6 9 3,00 2 5 0,33 8 7 5,67 5 3 4,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 29 35 17,33 197,500 5 85 1245 1449 4581

86 969 CAN EMİRŞAH 7H 7 11 3,33 6 9 3,00 5 6 3,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 1 3 0,00 29 39 15,99 197,000 6 86 1247 1451 4587

87 980 FATMA NECCAR 7E 9 9 6,00 6 12 2,00 6 12 2,00 3 7 0,67 4 4 2,67 3 7 0,67 31 51 14,01 197,000 8 86 1247 1451 4587

88 85000 ARDA ARICI 7G 10 8 7,33 4 11 0,33 5 13 0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 34 47 18,33 196,000 10 88 1250 1457 4644

89 559 BERKAY GÜLTEKİN 7E 8 10 4,67 7 11 3,33 6 12 2,00 3 6 1,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 30 53 12,33 194,500 9 89 1258 1468 4745

90 229 FATMA AVİNA 7F 7 8 4,33 1 2 0,33 4 1 3,67 2 2 1,33 8 2 7,33 22 15 16,99 194,000 7 90 1261 1472 4755

91 130 SÜMEYYE YILMAZ 7B 10 8 7,33 4 13 -0,33 5 9 2,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 4 5 2,33 29 45 14,00 192,500 13 91 1281 1496 4911

92 157 TALHA TEKSÖZ 7A 6 12 2,00 5 13 0,67 8 10 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 35 49 18,68 192,000 18 92 1284 1500 4923

93 103 BATIN ÖRNEK 7D 9 9 6,00 5 13 0,67 7 11 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 55 10,67 192,000 13 92 1284 1500 4923

94 1013 UMUT ÇELİKKÖKÜ 7H 9 7 6,67 6 7 3,67 2 12 -2,00 4 6 2,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 29 43 14,67 190,500 7 94 1314 1535 5115
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 7. SINIF 3.DENEME 209 1952 2415 16607

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 2,90 6 9 2,90 5 9 2,28 4 6 1,78 4 5 1,87 3 6 0,97 28 47 12,70 186,820

Okul Ortalaması 7 10 4,25 6 10 2,15 6 10 2,37 4 5 2,11 5 5 3,64 3 6 0,95 31 46 15,47 193,260

KATILIMLAR

95 392 ASYA ASFANDİEV 7İ 7 11 3,33 8 10 4,67 6 11 2,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 27 55 8,66 190,500 7 94 1314 1535 5115

96 0 VİLDAN ŞAH 7F 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 1 8 -1,67 6 2 5,33 0 2 -0,67 25 39 11,99 189,500 8 96 1328 1553 5158

97 648 NİLSU KOÇAK 7A 5 13 0,67 5 9 2,00 7 10 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 5 2,33 33 45 18,00 186,500 19 97 1347 1575 5347

98 107 MEDİNE LAÇİN 7C 7 11 3,33 8 10 4,67 5 13 0,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 29 54 11,00 186,500 12 97 1347 1575 5347

99 1040 YUSUF ÖZŞEN 7F 6 8 3,33 4 10 0,67 6 8 3,33 5 5 3,33 5 4 3,67 1 3 0,00 27 38 14,33 185,500 9 99 1358 1589 5412

100 1187 RAMAZAN IŞIK 7İ 7 11 3,33 2 5 0,33 6 11 2,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 29 34 17,66 184,500 8 100 1364 1596 5487

101 895 İREM BALYEMEZ 7A 9 9 6,00 8 10 4,67 3 13 -1,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 26 55 7,68 184,500 20 100 1364 1596 5487

102 159 KADRİYE CİNGÖZ 7B 6 12 2,00 3 15 -2,00 9 9 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 1 9 -2,00 34 50 17,34 184,000 14 102 1369 1602 5501

103 972 DERYA RIDVAN 7D 13 5 11,33 3 15 -2,00 4 14 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 28 56 9,33 184,000 14 102 1369 1602 5501

104 212 FATMANUR ÖZTÜRK 7F 7 10 3,67 6 9 3,00 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 5 0,33 0 5 -1,67 22 47 6,33 184,000 10 102 1369 1602 5501

105 39 TUANNA TOKGÖZ 7B 7 11 3,33 3 4 1,67 5 7 2,67 4 4 2,67 4 5 2,33 1 5 -0,67 24 36 12,00 183,500 15 105 1394 1630 5547

106 786 ÖZCAN YORDANİDZ 7H 5 7 2,67 6 8 3,33 3 6 1,00 4 5 2,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 26 38 13,33 182,500 8 106 1397 1633 5617

107 69 AYSUN YASİN 7G 8 10 4,67 5 13 0,67 4 13 -0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 35 48 19,02 182,000 11 107 1400 1636 5624

108 801 TUĞBERK TUNALI 7C 7 11 3,33 7 11 3,33 6 12 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 27 57 7,99 182,000 13 107 1400 1636 5624

109 0 B *  * ** 7F 6 12 2,00 9 9 6,00 5 13 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 27 57 8,01 182,000 11 107 1400 1636 5624

110 749 NERMİN MUZAFAR 7F 7 7 4,67 5 11 1,33 3 4 1,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 1 2 0,33 22 35 10,33 181,000 12 110 1419 1656 5681

111 881 FUNDABAHAR KURT 7E 10 8 7,33 4 14 -0,67 4 14 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 32 52 14,66 180,000 10 111 1428 1668 5749

112 160 BARIŞ DURSUN 7H 8 10 4,67 8 10 4,67 2 16 -3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 32 52 14,68 180,000 9 111 1428 1668 5749

113 447 SİNEM DEĞİRMENC 7A 7 11 3,33 5 13 0,67 6 12 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 32 52 14,67 180,000 21 111 1428 1668 5749

114 135 MERAL LAÇİN 7B 7 11 3,33 7 11 3,33 5 13 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 29 55 10,67 180,000 16 111 1428 1668 5749

115 884 SABRİ AKKANAT 7E 3 15 -2,00 8 10 4,67 8 9 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 28 55 9,67 180,000 10 111 1428 1668 5749

116 4 YİĞİT YILMAZ 7C 10 5 8,33 1 16 -4,33 4 12 0,00 8 1 7,67 5 4 3,67 6 4 4,67 34 42 20,01 179,000 14 116 1449 1698 5817

117 840 YASİN OLGUN 7E 5 13 0,67 6 12 2,00 7 10 3,67 5 5 3,33 5 5 3,33 28 45 13,00 179,000 12 116 1449 1698 5817

118 246 KADİR IŞIK 7E 5 13 0,67 8 10 4,67 5 13 0,67 3 7 0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 31 52 13,68 178,500 13 118 1454 1703 5887

119 645 MUHAMMET ÇAMURCU7H 6 12 2,00 6 12 2,00 6 12 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 4 3,67 31 52 13,67 178,500 10 118 1454 1703 5887

120 238 HAZALL AKTUĞ 7E 5 13 0,67 6 12 2,00 6 11 2,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 33 50 16,34 178,000 14 120 1459 1708 5900

121 162 RECEP EMEÇ 7D 5 13 0,67 7 11 3,33 6 12 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 31 53 13,33 178,000 15 120 1459 1708 5900

122 254 BERTUĞ MUSAOĞLU 7İ 7 11 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 4 4 2,67 9 1 8,67 5 4 3,67 33 42 19,00 177,500 9 122 1493 1745 5957

123 333 MERVE GÜÇTÜRK 7A 9 9 6,00 1 15 -4,00 7 11 3,33 5 2 4,33 2 4 0,67 5 4 3,67 29 45 14,00 176,000 22 123 1503 1756 6176

124 591 MUHAMMED HAMAMMİ7D 7 10 3,67 6 12 2,00 5 13 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 29 54 11,01 176,000 16 123 1503 1756 6176

125 415 HİLAL BADE ESEN 7F 6 7 3,67 2 4 0,67 2 4 0,67 4 1 3,67 6 0 6,00 0 1 -0,33 20 17 14,35 175,000 13 125 1519 1775 6217

126 821 ÇİÇEK HACIOĞLU 7C 4 8 1,33 4 3 3,00 5 9 2,00 1 5 -0,67 4 3 3,00 2 6 0,00 20 34 8,66 172,500 15 126 1533 1799 6564

127 197 MERVEE KURU 7İ 5 13 0,67 6 12 2,00 8 10 4,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 6 1,00 25 58 5,68 172,500 10 126 1533 1799 6564

128 952 ZEYNEP TÜRK 7A 9 8 6,33 7 11 3,33 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 9 -3,00 24 55 5,66 172,500 23 126 1533 1799 6564

129 365 EGEMEN GÜNEŞ 7E 6 12 2,00 6 11 2,33 4 14 -0,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 33 50 16,33 172,000 15 129 1537 1804 6575

130 574 KEREM TORLAK 7C 6 12 2,00 8 10 4,67 4 14 -0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 28 56 9,33 172,000 16 129 1537 1804 6575

131 976 SEMİH ÖZBEY 7E 9 9 6,00 6 12 2,00 4 14 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 25 59 5,33 172,000 15 129 1537 1804 6575

132 832 ESMANUR AYAN 7D 5 11 1,33 7 7 4,67 4 13 -0,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 26 51 9,00 170,000 17 132 1559 1831 6807

133 767 EMRE ALİOĞLU 7D 6 12 2,00 6 12 2,00 6 12 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 27 57 8,00 170,000 17 132 1559 1831 6807

134 994 MUHMMED ŞEYHA 7B 11 7 8,67 4 14 -0,67 4 14 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 24 60 4,00 170,000 17 132 1559 1831 6807

135 842 NUR HAMEMİ 7İ 5 8 2,33 4 13 -0,33 6 9 3,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 23 39 10,00 168,500 11 135 1572 1850 7031

136 951 MİNE SUDE 7E 6 12 2,00 4 14 -0,67 7 11 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 29 55 10,66 168,000 17 136 1574 1853 7077

137 214 EMİR BUĞRA SEZEN 7A 5 9 2,00 1 5 -0,67 6 9 3,00 4 4 2,67 5 4 3,67 2 5 0,33 23 36 11,00 167,000 24 137 1586 1871 7133

138 349 ARDA YENTÜRK 7İ 7 11 3,33 4 14 -0,67 5 13 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 31 53 13,33 166,000 12 138 1592 1877 7365

139 691 ELMİRA ŞADMANOVA 7İ 8 10 4,67 7 11 3,33 1 14 -3,67 3 4 1,67 4 6 2,00 3 2 2,33 26 47 10,33 166,000 12 138 1592 1877 7365

140 765 NİSANUR SARGIN 7C 6 8 3,33 1 13 -3,33 6 10 2,67 4 4 2,67 5 4 3,67 6 2 5,33 28 41 14,34 164,500 17 140 1609 1899 7749

141 78 IRMAK AVŞAR 7D 8 9 5,00 4 11 0,33 3 13 -1,33 3 5 1,33 5 2 4,33 1 2 0,33 24 42 9,99 164,000 19 141 1613 1903 7781
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 7. SINIF 3.DENEME 209 1952 2415 16607

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 2,90 6 9 2,90 5 9 2,28 4 6 1,78 4 5 1,87 3 6 0,97 28 47 12,70 186,820

Okul Ortalaması 7 10 4,25 6 10 2,15 6 10 2,37 4 5 2,11 5 5 3,64 3 6 0,95 31 46 15,47 193,260

KATILIMLAR

142 211 ONUR ATIALA 7E 6 12 2,00 7 11 3,33 3 14 -1,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 27 56 8,33 160,000 18 142 1642 1951 8466

143 467 ULA KUVAR E 7G 7 10 3,67 3 15 -2,00 6 12 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 27 56 8,34 160,000 12 142 1642 1951 8466

144 41 CEMİLE KORKMAZ 7C 5 13 0,67 7 11 3,33 5 13 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 59 5,34 160,000 18 142 1642 1951 8466

145 775 NERMİNE BAYRAM 7H 7 11 3,33 2 8 -0,67 6 12 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 23 53 5,33 160,000 11 142 1642 1951 8466

146 911 HÜSEYİN ABBAS 7H 4 14 -0,67 7 11 3,33 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 25 59 5,33 160,000 11 142 1642 1951 8466

147 460 MELEK HAMİT 7D 9 9 6,00 5 13 0,67 4 14 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 22 62 1,33 160,000 20 142 1642 1951 8466

148 547 ERAY TARIM 7H 7 11 3,33 5 13 0,67 3 14 -1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 29 54 10,99 158,000 13 148 1662 1978 8783

149 700 DERYA KİBAROVA 7İ 6 11 2,33 8 10 4,67 3 15 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 23 60 3,00 158,000 14 148 1662 1978 8783

150 934 FATMA EMİRŞAH 7G 5 12 1,00 8 10 4,67 3 15 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 58 5,67 156,000 13 150 1684 2004 9152

151 328 KERİME NUR GÖNÜLLÜ7E 8 9 5,00 4 14 -0,67 4 13 -0,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 23 57 4,01 155,000 19 151 1701 2024 9242

152 810 BÜŞRA BÜYÜKKÜL 7C 6 12 2,00 6 12 2,00 3 15 -2,00 4 6 2,00 6 3 5,00 3 7 0,67 28 55 9,67 154,500 19 152 1704 2027 9440

153 841 NORETTİN DAHER 7E 6 12 2,00 3 15 -2,00 6 12 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 28 56 9,33 154,000 20 153 1708 2035 9449

154 224 INASN ELCUMA 7İ 5 13 0,67 3 15 -2,00 7 11 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 28 56 9,34 154,000 15 153 1708 2035 9449

155 364 BEŞİRE SEMAN 7F 3 3 2,00 2 3 1,00 1 5 -0,67 1 3 0,00 7 3 6,00 14 17 8,33 154,000 14 153 1708 2035 9449

156 846 KEMAL MEYRALİ 7İ 5 13 0,67 9 9 6,00 2 16 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 25 59 5,34 154,000 15 153 1708 2035 9449

157 19 ME * * N YEDEK 7F 5 12 1,00 6 11 2,33 3 11 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 6 0,00 24 52 6,66 153,000 15 157 1722 2061 9536

158 468 METİNEFE ARSLAN 7H 4 14 -0,67 9 9 6,00 3 15 -2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 6 1,00 24 59 4,33 152,500 14 158 1723 2062 9676

159 991 NARHANIM EMİRŞAH 7H 5 13 0,67 1 7 -1,33 4 5 2,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 22 39 9,00 152,000 15 159 1725 2065 9681

160 575 GUIŞAN TURAMANOV 7İ 5 13 0,67 3 15 -2,00 7 11 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 27 57 8,00 152,000 17 159 1725 2065 9681

161 964 NEJAT SADRİOGLU 7G 7 11 3,33 7 11 3,33 2 16 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 24 60 3,99 152,000 14 159 1725 2065 9681

162 422 RAHİM İSLAMOĞLU 7İ 7 11 3,33 3 15 -2,00 6 12 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 23 61 2,66 150,000 18 162 1743 2091 10000

163 540 KAMRAN KADİROV 7H 6 12 2,00 5 13 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 17 39 4,00 149,000 16 163 1750 2103 10114

164 529 BURCU KEMALOĞLU 7D 6 12 2,00 6 12 2,00 4 14 -0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 60 2,00 149,000 21 163 1750 2103 10114

165 1149 YUSUF ALİ RECEP 7B 5 13 0,67 6 12 2,00 3 13 -1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 26 56 7,34 148,000 18 165 1756 2109 10397

166 979 MERVE LATİF 7C 4 7 1,67 3 8 0,33 2 8 -0,67 2 4 0,67 8 2 7,33 0 6 -2,00 19 35 7,33 148,000 20 165 1756 2109 10397

167 616 ENES KAMİL BERİ 7B 5 13 0,67 4 14 -0,67 5 13 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 27 57 8,01 146,000 19 167 1770 2130 10771

168 448 ÖMER AKAY 7B 5 13 0,67 4 14 -0,67 5 11 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 25 57 6,00 146,000 19 167 1770 2130 10771

169 41 MEIİH ERNN 7F 2 16 -3,33 11 7 8,67 2 16 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 24 60 4,01 146,000 16 167 1770 2130 10771

170 679 ARDASERKAN ÇAKICI 7F 6 12 2,00 5 13 0,67 4 14 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 61 2,67 144,000 17 170 1781 2154 11252

171 337 ARDA A * OY 7D 2 8 -0,67 4 4 2,67 2 5 0,33 2 4 0,67 0 5 -1,67 2 6 0,00 12 32 1,33 143,500 22 171 1788 2168 11324

172 1034 NAİLYA DURSUNOVA 7A 4 8 1,33 3 8 0,33 3 10 -0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 17 39 4,00 143,000 25 172 1789 2169 11387

173 150 FATİH ALGÜL 7G 6 12 2,00 5 13 0,67 4 14 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 6 1,00 22 61 1,67 142,500 15 173 1790 2172 11580

174 857 ÖMER ASLAN 7İ 5 13 0,67 6 12 2,00 4 14 -0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 22 61 1,67 142,500 19 173 1790 2172 11580

175 510 AIİŞAN MURADOV 7E 6 12 2,00 5 13 0,67 2 16 -3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 28 56 9,35 142,000 21 175 1792 2176 11608

176 611 MUSTAFA ABBASOV 7D 1 17 -4,67 5 13 0,67 8 10 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 25 59 5,34 142,000 23 175 1792 2176 11608

177 257 ÖNDER KOÇ 7B 5 13 0,67 3 15 -2,00 6 12 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 59 5,33 142,000 21 175 1792 2176 11608

178 178 EMİRHAN GEVGİN 7H 5 13 0,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 22 62 1,34 142,000 17 175 1792 2176 11608

179 825 ALEYNA ÇAKIR 7H 8 10 4,67 4 14 -0,67 2 16 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 22 52 4,67 141,000 18 179 1799 2194 11783

180 462 MEHMET ATASOY 7H 5 13 0,67 5 13 0,67 4 14 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 24 60 4,00 140,000 19 180 1801 2196 12057

181 617 EFE TERZİ 7F 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 10 -1,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 20 48 4,00 140,000 18 180 1801 2196 12057

182 807 ALBİNA  SU LEYMANOVA7C 4 13 -0,33 5 13 0,67 5 13 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 23 60 3,00 140,000 21 180 1801 2196 12057

183 824 SALİH ASLAN 7C 6 12 2,00 5 13 0,67 3 15 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 23 61 2,67 138,000 22 183 1814 2219 12456

184 748 AHMET YİĞİT 7B 5 13 0,67 6 12 2,00 4 14 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 20 64 -1,34 138,000 22 183 1814 2219 12456

185 91 YAĞMUR KUNDAKCI 7G 5 13 0,67 5 13 0,67 4 14 -0,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 22 61 1,66 136,500 16 185 1826 2236 12860

186 421 MUHAMMED BESSAM 7F 6 12 2,00 4 14 -0,67 3 15 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 25 59 5,33 136,000 19 186 1833 2243 12868

187 602 MUHAMETALİ CEZMATİ7İ 5 13 0,67 3 15 -2,00 6 12 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 62 1,34 136,000 20 186 1833 2243 12868

188 734 SERCAN BEŞLİ 7D 4 14 -0,67 5 13 0,67 6 12 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 19 65 -2,67 136,000 24 186 1833 2243 12868
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 7. SINIF 3.DENEME 209 1952 2415 16607

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 2,90 6 9 2,90 5 9 2,28 4 6 1,78 4 5 1,87 3 6 0,97 28 47 12,70 186,820

Okul Ortalaması 7 10 4,25 6 10 2,15 6 10 2,37 4 5 2,11 5 5 3,64 3 6 0,95 31 46 15,47 193,260

KATILIMLAR

189 2 ENESMALİK ÇOLAK 7B 3 15 -2,00 6 12 2,00 5 13 0,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 21 62 0,33 134,500 23 189 1845 2258 13211

190 1028 ENVER ÇETİNKAYA 7F 3 11 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 5 3 4,00 17 45 1,99 134,000 20 190 1846 2261 13237

191 117 AYVAZ MURAT 7E 8 10 4,67 4 14 -0,67 3 15 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 18 66 -4,00 134,000 22 190 1846 2261 13237

192 740 İMAN NAYAL 7H 5 13 0,67 2 16 -3,33 6 12 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 23 61 2,67 132,000 20 192 1857 2279 13624

193 401 İKBAL K*KNADZE 7İ 5 13 0,67 3 15 -2,00 5 13 0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 23 61 2,68 132,000 21 192 1857 2279 13624

194 583 MUSTAFA YILMAZ 7B 7 11 3,33 3 15 -2,00 4 14 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 4 -0,33 18 61 -2,34 130,500 24 194 1862 2288 13685

195 244 ALİHÜSEYİN AYAZ 7İ 5 13 0,67 1 0 1,00 3 15 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 17 50 0,34 130,000 22 195 1863 2289 13690

196 908 ŞÜKRÜ HANCI 7F 5 13 0,67 5 13 0,67 4 14 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 19 65 -2,66 130,000 21 195 1863 2289 13690

197 855 ÖMER ELHALİD 7C 3 15 -2,00 5 13 0,67 4 14 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 24 60 4,01 128,000 23 197 1869 2298 13961

198 1207 MURAT DEMİRAY 7D 2 16 -3,33 8 10 4,67 2 15 -3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 23 60 3,01 128,000 25 197 1869 2298 13961

199 0 EMRE ASLANOV 7E 2 16 -3,33 5 13 0,67 5 13 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 5 2,33 23 60 3,00 126,500 23 199 1883 2313 14227

200 396 RUSLAN KHAYDAROV 7B 7 11 3,33 4 14 -0,67 2 16 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 65 -2,68 124,000 25 200 1890 2321 14498

201 74 MEHMET MAİL 7H 4 14 -0,67 1 3 0,00 3 15 -2,00 3 7 0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 19 50 2,33 122,500 21 201 1895 2328 14749

202 962 SİNAN HOZAN 7G 4 14 -0,67 4 14 -0,67 4 14 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 21 63 -0,01 122,000 17 202 1896 2329 14753

203 351 YUSUF E IŞIKLAR 7F 4 12 0,00 5 13 0,67 2 16 -3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 21 61 0,67 120,000 22 203 1905 2340 14955

204 301 SAFA FADIL 7D 4 14 -0,67 3 15 -2,00 5 13 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 20 64 -1,33 120,000 26 203 1905 2340 14955

205 0 ZARİNA OSMAN 7C 3 15 -2,00 4 14 -0,67 5 13 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 20 64 -1,33 120,000 24 203 1905 2340 14955

206 455 OMAYA ŞYEHA 7H 3 14 -1,67 6 12 2,00 3 15 -2,00 0 9 -3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 17 65 -4,67 116,500 22 206 1914 2354 15254

207 80 *AFİZE KOÇOĞLU 7E 3 15 -2,00 7 11 3,33 0 18 -6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 20 64 -1,34 108,000 24 207 1933 2388 15782

208 521 AYHAN ŞAKİR 7B 3 15 -2,00 4 14 -0,67 3 15 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 17 67 -5,33 102,000 26 208 1944 2404 16178

209 245 BER* K USTA 7İ 1 17 -4,67 2 14 -2,67 3 10 -0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 12 55 -6,33 87,000 23 209 1951 2413 16381
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 6. SINIF 3.DENEME 207 1911 2558 16959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 3,30 5 10 2,00 5 10 2,17 3 6 1,06 3 6 1,08 4 6 1,98 28 48 11,59 182,480

Okul Ortalaması 8 9 5,38 6 11 1,96 6 10 2,64 4 5 2,53 4 5 2,17 4 6 1,73 32 46 16,41 200,170

KATILIMLAR

1 505 AYÇA ATAN 6A 15 3 14,00 17 1 16,67 16 2 15,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 75 9 72,00 446,000 1 1 6 8 45

2 369 İNCİ SU ÇALI 6C 13 4 11,67 14 1 13,67 14 3 13,00 10 0 10,00 4 5 2,33 9 1 8,67 64 14 59,34 392,500 1 2 40 51 329

3 1147 YİĞİT YUTAN 6F 14 4 12,67 10 8 7,33 15 3 14,00 9 0 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 64 19 57,66 370,500 1 3 64 91 528

4 381 MELEK SUDE SERBEST6E 15 3 14,00 10 3 9,00 11 5 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 60 16 54,67 358,500 1 4 89 120 678

5 501 KAĞAN BAYAR 6B 14 4 12,67 9 5 7,33 10 5 8,33 9 0 9,00 8 2 7,33 6 3 5,00 56 19 49,66 333,000 1 5 137 189 1032

6 17 HAVVA EDA SEZİCİ 6H 14 4 12,67 10 6 8,00 11 7 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 55 27 46,01 332,000 1 6 140 193 1044

7 490 SONGÜL DERVİŞ 6B 13 5 11,33 11 7 8,67 11 7 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 56 28 46,67 330,000 2 7 148 204 1090

8 239 AYSHA MAMADALIE 6A 10 8 7,33 13 4 11,67 12 5 10,33 6 3 5,00 5 5 3,33 7 2 6,33 53 27 43,99 329,000 2 8 160 218 1119

9 389 ŞEVVAL SU GÜMÜŞ 6F 14 4 12,67 7 11 3,33 13 5 11,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 58 26 49,33 328,000 2 9 163 223 1135

10 181 NURCAN TURAN 6F 14 2 13,33 6 2 5,33 10 4 8,67 6 2 5,33 5 4 3,67 4 2 3,33 45 16 39,66 313,500 3 10 219 294 1439

11 592 TAHA UTKU ACAR 6D 13 5 11,33 11 7 8,67 10 6 8,00 2 1 1,67 5 3 4,00 4 1 3,67 45 23 37,34 313,000 1 11 221 296 1445

12 205 FURKAN KAYA 6E 13 5 11,33 9 9 6,00 12 6 10,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 47 37 34,66 306,000 2 12 247 329 1560

13 692 ECRİN GİDER 6A 13 4 11,67 7 7 4,67 11 4 9,67 4 4 2,67 5 4 3,67 7 3 6,00 47 26 38,35 305,500 3 13 254 339 1587

14 256 UTKU MERT SAKA 6F 13 5 11,33 8 10 4,67 12 6 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 49 35 37,33 304,000 4 14 260 346 1609

15 326 DİLARA TEKDEN 6A 14 4 12,67 7 7 4,67 11 5 9,33 7 3 6,00 39 19 32,67 300,000 4 15 290 383 1699

16 695 ABDULLAH BERK 6E 14 4 12,67 8 10 4,67 9 9 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 52 32 41,35 298,000 3 16 298 391 1735

17 916 EŞREF TAVŞANLIL 6F 14 4 12,67 6 7 3,67 10 6 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 48 29 38,34 298,000 5 16 298 391 1735

18 68300 EFE COŞKUN 6A 13 5 11,33 3 3 2,00 13 4 11,67 7 2 6,33 3 1 2,67 1 2 0,33 40 17 34,33 295,000 5 18 315 419 1807

19 671 ECRİN ÖNDER 6A 13 4 11,67 11 1 10,67 2 0 2,00 5 4 3,67 4 4 2,67 5 3 4,00 40 16 34,68 292,500 6 19 327 433 1855

20 634 MİHRİBAN Ç* 6B 12 6 10,00 7 9 4,00 12 6 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 46 36 34,00 290,000 3 20 339 447 1902

21 518 TUANA BALI 6A 13 5 11,33 3 4 1,67 12 5 10,33 4 0 4,00 5 1 4,67 4 2 3,33 41 17 35,33 289,000 7 21 353 462 1938

22 425 HÜY İ N KES İN 6A 12 6 10,00 9 5 7,33 8 8 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 43 25 34,66 285,000 8 22 376 490 2019

23 481 SİDRA TELCİBİNİ 6C 14 2 13,33 8 3 7,00 4 7 1,67 4 2 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 43 20 36,33 284,500 2 23 377 492 2022

24 1093 ÖMER ABDULLAH 6F 9 9 6,00 9 9 6,00 11 7 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 49 35 37,34 280,000 6 24 411 536 2152

25 525 ENES MEMİŞ 6B 13 5 11,33 5 13 0,67 11 7 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 2 6,33 48 35 36,33 278,500 4 25 426 552 2199

26 594 TURGAY AHMET 6D 4 2 3,33 9 1 8,67 7 1 6,67 4 0 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 42 6 40,01 275,000 2 26 457 595 2294

27 997 H* EYİN GÖKÇE 6D 13 5 11,33 9 9 6,00 4 4 2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 45 29 35,33 274,000 3 27 461 600 2311

28 195 EFE KAYA 6E 10 8 7,33 10 8 7,33 8 10 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 48 36 36,00 272,000 4 28 469 612 2367

29 319 KENAN MURTAZOV 6F 11 7 8,67 9 9 6,00 9 9 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 45 39 32,00 272,000 7 28 469 612 2367

30 1157 TİBYAN LATUF 6A 13 5 11,33 7 11 3,33 10 8 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 42 42 27,99 272,000 9 28 469 612 2367

31 143 ELFİYA BEDİR 6B 12 6 10,00 10 8 7,33 6 11 2,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 46 37 33,66 270,000 5 31 479 627 2416

32 249 ELİF ABRAŞ 6F 11 7 8,67 5 9 2,00 10 7 7,67 7 2 6,33 4 5 2,33 7 3 6,00 44 33 33,00 263,000 8 32 535 700 2626

33 429 MUHAMMET AŞUR 6C 17 1 16,67 3 8 0,33 5 13 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 45 32 34,34 262,000 3 33 545 710 2650

34 199 FATMAZEHRA KIBANİ 6İ 8 10 4,67 9 9 6,00 10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 46 38 33,33 262,000 1 33 545 710 2650

35 449 ZEHRA GICAN 6B 12 6 10,00 8 10 4,67 8 10 4,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 42 41 28,34 260,500 6 35 557 727 2691

36 506 İREM TÜRKYILMA 6C 11 7 8,67 6 8 3,33 10 7 7,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 3 5,00 40 38 27,34 260,500 4 35 557 727 2691

37 115 GÖZDE BALTA 6E 12 5 10,33 2 3 1,00 7 7 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 45 21 37,99 260,000 5 37 559 729 2699

38 0 MERT ALGIR 6G 6 12 2,00 9 6 7,00 11 7 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 45 36 33,00 260,000 1 37 559 729 2699

39 657 ERSİN   E ÇİÇEK 6E 11 7 8,67 6 12 2,00 10 8 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 44 40 30,67 258,000 6 39 572 747 2756

40 183 ESİL BAL 6C 12 4 10,67 9 3 8,00 4 1 3,67 7 3 6,00 32 11 28,34 257,500 5 40 582 757 2785

41 93 HEDİYE YAĞMUR 6C 8 10 4,67 8 8 5,33 9 9 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 47 35 35,33 256,000 6 41 586 763 2808

42 677 KÜBRA SİNA BUDAK 6İ 8 10 4,67 8 9 5,00 10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 44 38 31,33 254,500 2 42 593 773 2841

43 641 EMİRHAN ERİM 6D 11 7 8,67 7 11 3,33 11 7 8,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 36 48 20,00 254,000 4 43 597 777 2851

44 1050 MERVE TERZİ 6C 11 7 8,67 6 5 4,33 5 4 3,67 6 2 5,33 7 3 6,00 5 4 3,67 40 25 31,67 253,500 7 44 607 791 2898

45 882 E M*E ULUS 6A 13 5 11,33 3 5 1,33 5 4 3,67 7 0 7,00 5 4 3,67 5 0 5,00 38 18 32,00 252,500 10 45 608 792 2909

46 430 EDA ALTIN 6F 10 4 8,67 5 13 0,67 11 7 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 6 1,00 40 39 27,01 252,500 9 45 608 792 2909

47 839 KEREM AKGÜL 6C 10 7 7,67 4 9 1,00 9 5 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 5 2,33 41 31 30,66 249,000 8 47 651 845 3026
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 6. SINIF 3.DENEME 207 1911 2558 16959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 3,30 5 10 2,00 5 10 2,17 3 6 1,06 3 6 1,08 4 6 1,98 28 48 11,59 182,480

Okul Ortalaması 8 9 5,38 6 11 1,96 6 10 2,64 4 5 2,53 4 5 2,17 4 6 1,73 32 46 16,41 200,170

KATILIMLAR

48 868 RIDVAN TEMELLİ 6D 10 8 7,33 8 10 4,67 8 7 5,67 6 4 4,67 2 5 0,33 4 5 2,33 38 39 25,00 248,000 5 48 655 852 3047

49 1038 MELİH AKKAYA 6C 13 5 11,33 6 11 2,33 5 6 3,00 5 4 3,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 37 37 24,67 243,000 9 49 696 909 3186

50 202 ELA ÇİÇEK 6E 10 5 8,33 1 1 0,67 10 5 8,33 1 0 1,00 4 0 4,00 2 5 0,33 28 16 22,66 243,000 7 49 696 909 3186

51 1145 YESİR AHMED 6E 9 9 6,00 8 9 5,00 9 8 6,33 2 4 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 36 42 22,00 242,000 8 51 704 918 3205

52 1167 ŞEVVAL KAYMAZ 6H 10 8 7,33 8 10 4,67 6 12 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 44 40 30,66 240,000 2 52 715 936 3256

53 1176 SİDRA ELŞEH 6F 10 8 7,33 6 12 2,00 10 8 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 38 46 22,66 240,000 10 52 715 936 3256

54 463 RABİA NUR YALÇIN 6A 13 3 12,00 4 6 2,00 4 8 1,33 6 1 5,67 5 4 3,67 2 3 1,00 34 25 25,67 238,500 11 54 727 952 3297

55 1158 YAĞMUR TEZCAN 6İ 7 9 4,00 8 6 6,00 8 5 6,33 4 4 2,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 31 38 18,33 232,000 3 55 774 1018 3473

56 372 EMİRHAN ERSOY 6E 9 9 6,00 4 7 1,67 10 8 7,33 1 4 -0,33 5 5 3,33 5 4 3,67 34 37 21,67 231,000 9 56 786 1033 3522

57 194 BEYZA NUR GÖKDEMİR6E 8 10 4,67 6 9 3,00 9 9 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 39 42 25,01 230,000 10 57 790 1040 3539

58 436 MERVE FADIL 6F 8 10 4,67 6 12 2,00 11 7 8,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 36 48 20,01 230,000 11 57 790 1040 3539

59 445 ZEYNEP TOKAT 6A 9 9 6,00 4 6 2,00 7 6 5,00 8 2 7,33 5 3 4,00 3 3 2,00 36 29 26,33 229,000 12 59 797 1053 3578

60 489 ESMA DÖNDER 6C 10 7 7,67 3 8 0,33 8 8 5,33 6 1 5,67 5 5 3,33 4 3 3,00 36 32 25,33 229,000 10 59 797 1053 3578

61 387 YİĞİT ÇALIK 6H 10 8 7,33 8 10 4,67 4 14 -0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 42 42 28,00 224,000 3 61 833 1099 3717

62 65 ÖZLEM ALİHAN 6C 12 6 10,00 6 12 2,00 6 12 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 36 48 20,00 224,000 11 61 833 1099 3717

63 200 BARIŞ LAYIŞOV 6C 8 10 4,67 11 7 8,67 5 13 0,67 6 4 4,67 30 34 18,68 222,000 12 63 855 1127 3778

64 112 NURSEL KOÇOĞLU 6C 9 8 6,33 9 3 8,00 0 1 -0,33 5 2 4,33 23 14 18,33 221,500 13 64 871 1147 3815

65 612 CANSU AVŞAR 6A 13 5 11,33 5 6 3,00 4 4 2,67 0 1 -0,33 22 16 16,67 220,500 13 65 878 1156 3832

66 1221 GONCAGÜL YILMAZ 6D 9 9 6,00 3 15 -2,00 11 7 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 37 47 21,34 220,000 6 66 879 1159 3845

67 922 EBMEN ÖZKAN 6G 9 9 6,00 7 8 4,33 7 11 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 34 47 18,32 220,000 2 66 879 1159 3845

68 459 EMİRHAN KARABAŞ 6A 9 9 6,00 7 7 4,67 5 10 1,67 6 3 5,00 3 6 1,00 4 4 2,67 34 39 21,01 218,000 14 68 908 1196 3919

69 171 ZÜLBİYE KAMALOVA 6H 10 8 7,33 5 13 0,67 9 9 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 33 51 16,00 218,000 4 68 908 1196 3919

70 1264 CEMRE ŞEN 6C 9 5 7,33 1 1 0,67 6 5 4,33 6 1 5,67 4 4 2,67 26 16 20,67 217,500 14 70 923 1219 3971

71 618 MEHE MECİD 6C 12 6 10,00 6 11 2,33 5 13 0,67 3 7 0,67 4 4 2,67 4 5 2,33 34 46 18,67 217,500 14 70 923 1219 3971

72 870 ELİF NU YÜKSEL 6A 13 5 11,33 2 6 0,00 5 10 1,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 31 37 18,67 217,500 15 70 923 1219 3971

73 1265 AYŞE   KAL YONCUOĞLU6G 10 8 7,33 8 8 5,33 4 14 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 36 46 20,66 216,000 3 73 931 1228 3997

74 1062 MUHAMMET BEDEVİ 6G 10 8 7,33 10 8 7,33 3 15 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 35 49 18,66 216,000 3 73 931 1228 3997

75 0 UĞUR İMRE 6D 8 9 5,00 7 11 3,33 9 9 6,00 1 9 -2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 30 51 13,00 215,000 7 75 941 1243 4044

76 8 BETÜL KAVURGA 6H 10 8 7,33 7 11 3,33 5 13 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 37 47 21,33 214,000 5 76 947 1250 4054

77 335 BATUHAN ATAK 6E 9 9 6,00 3 9 0,00 8 7 5,67 3 4 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 32 40 18,67 211,500 11 77 969 1284 4140

78 1055 MERYEM ZİYAOĞLU 6D 12 6 10,00 6 12 2,00 3 15 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 38 46 22,66 210,000 8 78 974 1290 4162

79 728 AZRA KURT 6F 10 8 7,33 6 12 2,00 6 12 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 35 49 18,66 210,000 12 78 974 1290 4162

80 56 MELİH ARSLAN 6C 8 9 5,00 8 6 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 31 40 17,67 210,000 16 78 974 1290 4162

81 108 YİĞİT EFE VAROL 6B 9 9 6,00 7 11 3,33 7 11 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 32 52 14,66 210,000 7 78 974 1290 4162

82 6 YÜCEL HOZAN 6B 13 5 11,33 5 13 0,67 5 11 1,33 0 5 -1,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 27 44 12,33 209,500 8 82 996 1319 4216

83 1051 MERVENUR AYDIN 6G 12 5 10,33 5 13 0,67 3 12 -1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 36 44 21,33 208,000 5 83 1000 1324 4233

84 451 FEHİME NİZAM 6C 10 8 7,33 7 10 3,67 5 13 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 33 50 16,34 208,000 17 83 1000 1324 4233

85 493 ALİ TUFANOV 6G 7 7 4,67 8 8 5,33 4 2 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 42 9,99 206,000 6 85 1016 1346 4293

86 1030 MAYA BADAVİ 6D 9 8 6,33 9 9 6,00 3 15 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 34 49 17,66 204,000 9 86 1032 1370 4355

87 368 KADİR ARDA ÖZENÇ 6B 12 6 10,00 5 13 0,67 3 15 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 36 48 20,01 200,000 9 87 1062 1413 4502

88 643 ABDULKERİM NAOURA6B 11 7 8,67 7 11 3,33 3 15 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 33 51 15,99 200,000 9 87 1062 1413 4502

89 1022 LATİF SARI 6H 7 11 3,33 6 11 2,33 8 10 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 32 51 15,00 200,000 6 87 1062 1413 4502

90 880 EMİRCAN ÖNAL 6H 5 13 0,67 5 13 0,67 10 8 7,33 6 3 5,00 4 6 2,00 5 5 3,33 35 48 19,00 198,500 7 90 1079 1432 4552

91 533 EMİRHAN DAYIOĞLU 6C 10 8 7,33 1 15 -4,00 8 10 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 36 46 20,67 198,000 18 91 1084 1438 4562

92 51 MİLANA DOŞHUNOVA 6C 1 6 -1,00 8 6 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 5 0,33 26 32 15,33 197,500 19 92 1097 1457 4595

93 1061 KUSAY ABDULLAH 6F 7 11 3,33 7 11 3,33 8 10 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 28 56 9,33 196,000 13 93 1103 1464 4617

94 1191 SAMET AHMEDOV 6İ 5 12 1,00 5 11 1,33 8 10 4,67 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 36 45 21,00 194,000 4 94 1120 1485 4729
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 6. SINIF 3.DENEME 207 1911 2558 16959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 3,30 5 10 2,00 5 10 2,17 3 6 1,06 3 6 1,08 4 6 1,98 28 48 11,59 182,480

Okul Ortalaması 8 9 5,38 6 11 1,96 6 10 2,64 4 5 2,53 4 5 2,17 4 6 1,73 32 46 16,41 200,170

KATILIMLAR

95 909 EREN YILDIZ 6F 8 10 4,67 6 12 2,00 7 11 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 30 54 12,00 194,000 14 94 1120 1485 4729

96 1166 TUFAN YAPAN 6F 7 11 3,33 5 13 0,67 8 10 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 32 52 14,68 192,000 15 96 1140 1511 4814

97 519 BERRA SEÇKİN 6C 11 7 8,67 3 15 -2,00 7 11 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 29 55 10,67 192,000 20 96 1140 1511 4814

98 1070 MUHAMMETEN ESIŞIK 6G 5 8 2,33 7 11 3,33 6 8 3,33 1 8 -1,67 5 4 3,67 3 3 2,00 27 42 12,99 191,000 7 98 1148 1525 4882

99 398 MUSTAFA SALİH 6H 8 10 4,67 7 11 3,33 4 14 -0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 33 51 16,00 188,000 8 99 1180 1563 5093

100 234 HATİCE TÜRKOĞLU 6F 11 7 8,67 3 14 -1,67 5 12 1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 6 1,00 30 51 13,00 186,500 16 100 1188 1575 5162

101 355 REHA YASİR KUZU 6H 8 8 5,33 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 27 48 10,99 186,500 9 100 1188 1575 5162

102 872 ELİF ŞUKRİYEVA 6G 9 9 6,00 6 12 2,00 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 29 52 11,66 186,000 8 102 1194 1584 5198

103 926 FİDAN GÜNEŞ 6D 10 8 7,33 7 11 3,33 3 15 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 29 55 10,66 186,000 10 102 1194 1584 5198

104 0 GAMZE HOZAN 6D 9 9 6,00 6 12 2,00 5 13 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 29 55 10,67 186,000 10 102 1194 1584 5198

105 531 CEYLİN GÜNEŞ 6İ 8 9 5,00 6 8 3,33 3 12 -1,00 5 3 4,00 4 6 2,00 2 3 1,00 28 41 14,33 185,500 5 105 1209 1606 5235

106 440 ARZU MİRZAEVA 6D 7 11 3,33 5 13 0,67 6 12 2,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 34 50 17,33 184,000 12 106 1214 1612 5323

107 0 SEVİL AHMET 6A 7 11 3,33 9 7 6,67 3 15 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 29 53 11,34 184,000 16 106 1214 1612 5323

108 145 MEDİNE BEDİR 6B 7 6 5,00 1 11 -2,67 6 3 5,00 3 0 3,00 3 1 2,67 0 2 -0,67 20 23 12,33 182,500 11 108 1235 1636 5397

109 336 AHMETBERAT ALTUNSOY6B 9 9 6,00 5 13 0,67 5 13 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 30 54 12,00 182,000 12 109 1238 1640 5402

110 273 YUNUS ŞEVKET 6H 7 11 3,33 5 13 0,67 7 11 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 30 54 12,00 182,000 10 109 1238 1640 5402

111 579 ELANUR DEMİRAL 6B 11 7 8,67 3 15 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 26 39 13,00 180,500 13 111 1254 1660 5497

112 537 EREN KESKİN 6C 9 9 6,00 5 13 0,67 4 14 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 32 52 14,67 180,000 21 112 1257 1664 5506

113 584 ALPARSLAN BURHA 6D 9 9 6,00 5 13 0,67 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 26 58 6,67 180,000 13 112 1257 1664 5506

114 756 BERAT SÜZER 6H 9 9 6,00 2 16 -3,33 7 11 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 31 53 13,34 178,000 11 114 1276 1685 5706

115 927 FİLİZ RASİMOĞLU 6G 8 9 5,00 6 8 3,33 3 15 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 29 50 12,33 178,000 9 114 1276 1685 5706

116 484 ONURARSLAN KAHRAMAN6A 6 12 2,00 5 13 0,67 8 10 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 28 56 9,35 178,000 17 114 1276 1685 5706

117 500 PAŞAHAN PAŞAOĞLU 6İ 7 11 3,33 3 15 -2,00 9 9 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 28 56 9,34 178,000 6 114 1276 1685 5706

118 344 MERT DÖNMEZ 6H 8 10 4,67 5 13 0,67 5 13 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 30 54 12,01 176,000 12 118 1299 1713 5941

119 542 NİSA ÜTÜN 6D 5 13 0,67 6 12 2,00 7 11 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 30 54 12,00 176,000 14 118 1299 1713 5941

120 233 KÜBRANUR AVCI 6H 7 11 3,33 4 14 -0,67 7 10 3,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 29 54 11,00 176,000 12 118 1299 1713 5941

121 406 ZAHE R   A BDULVAHED6F 6 12 2,00 4 14 -0,67 9 9 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 27 57 8,00 176,000 17 118 1299 1713 5941

122 507 YUSUF YILDIRIM 6İ 5 4 3,67 1 1 0,67 2 3 1,00 6 3 5,00 2 1 1,67 1 0 1,00 17 12 13,01 174,500 7 122 1316 1733 6038

123 0 MUSA BEŞLİ 6B 5 13 0,67 7 11 3,33 7 11 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 26 58 6,66 174,000 14 123 1320 1737 6069

124 488 BATUHAN AYIŞIK 6İ 5 13 0,67 8 10 4,67 6 12 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 26 58 6,67 174,000 8 123 1320 1737 6069

125 110 ARMA TOPRAK 6İ 6 12 2,00 0 18 -6,00 11 7 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 31 53 13,33 172,000 9 125 1343 1771 6353

126 1096 RAFET EYYUP 6G 9 9 6,00 4 13 -0,33 5 13 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 27 56 8,34 172,000 10 125 1343 1771 6353

127 1005 YUSUF MUHAMMETO 6F 5 13 0,67 5 13 0,67 9 9 6,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 59 5,34 172,000 18 125 1343 1771 6353

128 725 AZİZE MALİK 6D 11 7 8,67 4 14 -0,67 4 14 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 25 59 5,33 172,000 15 125 1343 1771 6353

129 288 TARIK EMR DOĞAN 6G 9 9 6,00 6 12 2,00 4 14 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 59 5,33 172,000 10 125 1343 1771 6353

130 49 AT UMR *A  N 6A 7 9 4,00 1 8 -1,67 4 5 2,33 7 1 6,67 2 4 0,67 1 0 1,00 22 27 13,00 171,500 18 130 1361 1795 6399

131 568 ZEYNEP KÜÇÜK 6D 6 12 2,00 6 12 2,00 5 13 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 30 54 12,01 170,000 16 131 1368 1803 6572

132 167 ABDULLAH ALB OKAİ 6B 6 12 2,00 6 12 2,00 6 12 2,00 0 10 -3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 27 57 8,00 170,000 15 131 1368 1803 6572

133 240 CEMRE ÇAKMK 6F 9 9 6,00 5 13 0,67 4 14 -0,67 3 7 0,67 0 9 -3,00 5 5 3,33 26 57 7,00 168,500 19 133 1392 1835 6782

134 0 ZEY*    P Y* * 6G 7 11 3,33 6 12 2,00 4 14 -0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 29 55 10,66 168,000 12 134 1394 1838 6794

135 1001 İSLAM RÜSTEM 6İ 7 10 3,67 3 15 -2,00 7 11 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 55 9,66 168,000 10 134 1394 1838 6794

136 441 EMİRHAN ATICI 6İ 5 10 1,67 4 8 1,33 6 12 2,00 4 4 2,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 25 47 9,34 167,500 11 136 1412 1866 6868

137 350 BERAT BÜL* L 6B 9 9 6,00 1 17 -4,67 6 12 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 31 53 13,33 166,000 16 137 1414 1871 6956

138 487 MUHAMMED SÜLEYMAN6H 6 12 2,00 5 13 0,67 6 12 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 28 56 9,34 166,000 14 137 1414 1871 6956

139 562 HASAN KA*U 6F 6 12 2,00 6 12 2,00 5 13 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 28 56 9,34 166,000 20 137 1414 1871 6956

140 539 HÜSEYİN PEKÖZ 6D 9 9 6,00 5 13 0,67 3 15 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 28 56 9,33 166,000 17 137 1414 1871 6956

141 1054 MERYEM SAFFAF 6E 5 13 0,67 6 12 2,00 6 12 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 28 56 9,34 166,000 12 137 1414 1871 6956
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 6. SINIF 3.DENEME 207 1911 2558 16959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 3,30 5 10 2,00 5 10 2,17 3 6 1,06 3 6 1,08 4 6 1,98 28 48 11,59 182,480

Okul Ortalaması 8 9 5,38 6 11 1,96 6 10 2,64 4 5 2,53 4 5 2,17 4 6 1,73 32 46 16,41 200,170

KATILIMLAR

142 10006 İSA TUNÇAY 6A 3 15 -2,00 8 10 4,67 6 12 2,00 5 5 3,33 1 0 1,00 1 3 0,00 24 45 9,00 165,500 19 142 1432 1897 7009

143 90 ALİ ÇAKMAK 6C 8 9 5,00 6 12 2,00 3 15 -2,00 0 1 -0,33 5 5 3,33 22 42 8,00 165,500 22 142 1432 1897 7009

144 424 MEHMTCAN ÇALIŞKAN 6İ 8 10 4,67 4 14 -0,67 5 13 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 27 56 8,34 164,500 12 144 1436 1902 7203

145 426 DİLARA DURUR 6F 8 5 6,33 0 2 -0,67 0 1 -0,33 0 1 -0,33 1 1 0,67 3 7 0,67 12 17 6,34 164,500 21 144 1436 1902 7203

146 601 ONUR ÖZALP 6İ 4 14 -0,67 6 12 2,00 7 11 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 27 57 8,00 164,000 13 146 1439 1907 7212

147 0 MUSTAFA EROL 6H 7 11 3,33 8 10 4,67 4 14 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 21 63 0,00 164,000 15 146 1439 1907 7212

148 142 YAĞMUR KAVAK 6E 7 11 3,33 2 16 -3,33 8 10 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 26 56 7,34 163,000 13 148 1455 1933 7334

149 231 ARDA GÜNEŞ 6F 5 12 1,00 3 15 -2,00 9 9 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 58 5,67 162,000 22 149 1457 1937 7527

150 1115 ZEYNEP BAL 6H 6 9 3,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 5 5 3,33 5 4 3,67 2 5 0,33 24 41 10,33 160,000 16 150 1477 1965 7721

151 1077 MERYEM GENÇ 6G 8 9 5,00 3 15 -2,00 4 14 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 29 54 11,00 158,000 13 151 1496 1992 8002

152 693 SEVGİNUR ÇELİKKÖKÜ6E 6 7 3,67 4 14 -0,67 4 14 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 28 51 10,99 158,000 14 151 1496 1992 8002

153 174 EBRARNUR MANTAR 6G 11 7 8,67 3 15 -2,00 2 16 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 27 57 8,01 158,000 13 151 1496 1992 8002

154 122 BİLAL FAKLILOV 6F 6 12 2,00 5 12 1,00 5 13 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 26 57 7,01 158,000 23 151 1496 1992 8002

155 564 MUHAMMED TUFANOV6İ 6 12 2,00 4 14 -0,67 7 11 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 24 60 3,99 158,000 14 151 1496 1992 8002

156 667 MUSTFA MİRALİ 6G 6 12 2,00 6 12 2,00 5 13 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 24 60 4,00 158,000 13 151 1496 1992 8002

157 63 KAĞAN BALİ 6C 6 12 2,00 5 13 0,67 6 12 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 23 61 2,67 156,000 23 157 1510 2012 8373

158 0 * 6A 4 14 -0,67 6 12 2,00 8 10 4,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 20 64 -1,33 156,000 20 157 1510 2012 8373

159 394 İBRAHİM TEMELLİ 6D 6 12 2,00 5 13 0,67 5 13 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 6 0,00 25 57 6,00 155,000 18 159 1528 2038 8438

160 31 MUSTAFA ŞEYHAN 6C 7 11 3,33 5 13 0,67 3 15 -2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 28 56 9,33 154,000 24 160 1533 2045 8779

161 1074 MUSTAFA YİĞİT 6İ 9 9 6,00 1 16 -4,33 5 12 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 26 56 7,33 154,000 15 160 1533 2045 8779

162 912 FAZIL KAMİL 6A 6 12 2,00 5 13 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 23 53 5,34 154,000 21 160 1533 2045 8779

163 965 GÜLİZAR AŞİMOVA 6H 6 12 2,00 5 13 0,67 5 13 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 25 59 5,34 154,000 17 160 1533 2045 8779

164 0 A    İ*N* RU N* 6A 5 13 0,67 5 12 1,00 6 12 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 23 58 3,67 153,000 22 164 1550 2069 8859

165 121 ELA KURT 6D 7 11 3,33 5 13 0,67 2 16 -3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 30 54 12,00 152,000 19 165 1554 2073 8943

166 620 ZEKİ MECİD 6B 7 11 3,33 5 13 0,67 3 15 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 27 57 8,00 152,000 17 165 1554 2073 8943

167 1182 AHMET KOCA 6G 8 10 4,67 5 12 1,00 2 16 -3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 26 57 7,00 152,000 16 165 1554 2073 8943

168 60 RUVEYDE HASRME 6H 7 11 3,33 3 14 -1,67 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 23 60 2,99 152,000 18 165 1554 2073 8943

169 898 ERCAN ÇAMURCU 6D 6 12 2,00 2 16 -3,33 7 11 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 58 6,67 150,000 20 169 1567 2094 9317

170 571 HÜSEYİN DİKEN 6H 7 11 3,33 6 12 2,00 3 15 -2,00 2 8 -0,67 0 3 -1,00 3 7 0,67 21 56 2,33 149,500 19 170 1590 2125 9393

171 858 REVAN EŞŞERİF 6D 9 9 6,00 3 15 -2,00 4 14 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 62 1,33 148,000 21 171 1595 2130 9638

172 998 HÜSEYİN UĞUR 6İ 7 11 3,33 6 12 2,00 3 15 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 21 63 -0,01 146,000 16 172 1609 2150 9990

173 17 EFE GÖGTAŞ 6E 5 13 0,67 5 13 0,67 5 12 1,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 22 59 2,34 145,000 15 173 1624 2169 10081

174 204 EREN ÇORUM 6E 6 11 2,33 3 11 -0,67 2 9 -1,00 5 3 4,00 4 4 2,67 1 5 -0,67 21 43 6,66 144,000 16 174 1628 2174 10366

175 944 GAZAL MEHMENDAR 6D 5 13 0,67 3 15 -2,00 7 11 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 61 2,67 144,000 22 174 1628 2174 10366

176 315 SEMİHEREN ÇEİK 6B 7 11 3,33 5 13 0,67 3 13 -1,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 21 61 0,67 144,000 18 174 1628 2174 10366

177 118 UBEYT GİDER 6E 6 12 2,00 3 11 -0,67 3 15 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 27 53 9,33 142,000 17 177 1655 2205 10744

178 1065 MUHAMMED EMİNKUSE6H 6 12 2,00 6 12 2,00 2 16 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 25 59 5,34 142,000 20 177 1655 2205 10744

179 800 BURAKCAN BÜYÜKKESK6E 7 11 3,33 4 14 -0,67 3 15 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 59 5,33 142,000 17 177 1655 2205 10744

180 865 RIDVAN HAM EMİ 6A 6 12 2,00 5 13 0,67 1 11 -2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 5 -0,67 23 51 5,99 140,000 23 180 1677 2234 11137

181 127 EMİNE KORKMAZ 6G 8 10 4,67 4 13 -0,33 2 15 -3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 22 60 2,01 140,000 17 180 1677 2234 11137

182 946 GASAN ŞAVA 6A 5 13 0,67 6 12 2,00 3 15 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 23 61 2,67 138,000 24 182 1699 2263 11563

183 669 MEHMET ORUN 6G 4 14 -0,67 5 13 0,67 5 13 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 20 64 -1,34 132,000 18 183 1746 2323 12579

184 1056 MUHAMED HANİ 6A 3 15 -2,00 4 14 -0,67 5 13 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 2 3,33 24 56 5,33 130,000 25 184 1759 2341 12755

185 419 DAVUT YILDIZ 6I 4 14 -0,67 2 16 -3,33 7 11 3,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 21 62 0,33 128,500 1 185 1771 2359 13096

186 409 EMİRETİN TELCİBBİN 6E 7 11 3,33 5 13 0,67 0 18 -6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 24 60 4,00 128,000 19 186 1773 2361 13100

187 1052 ARDA YILMAZ 6D 6 10 2,67 2 16 -3,33 4 14 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 22 60 2,00 128,000 23 186 1773 2361 13100

188 84 ELİF AĞAYA 6C 5 10 1,67 1 7 -1,33 1 7 -1,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 0 5 -1,67 14 40 0,68 127,500 25 188 1785 2375 13157
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 6. SINIF 3.DENEME 207 1911 2558 16959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 3,30 5 10 2,00 5 10 2,17 3 6 1,06 3 6 1,08 4 6 1,98 28 48 11,59 182,480

Okul Ortalaması 8 9 5,38 6 11 1,96 6 10 2,64 4 5 2,53 4 5 2,17 4 6 1,73 32 46 16,41 200,170

KATILIMLAR

189 3 TUĞ BA ERCAN 6B 6 12 2,00 4 14 -0,67 3 15 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 20 64 -1,34 126,000 19 189 1786 2377 13486

190 321 DENİZ MADADOV 6B 4 14 -0,67 5 13 0,67 4 14 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 18 66 -4,01 122,000 20 190 1813 2417 14220

191 354 YAĞMUR ÇANCILAR 6B 5 13 0,67 1 14 -3,67 6 12 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 17 63 -4,00 120,500 21 191 1822 2429 14543

192 544 BASRİCAN ÇETİN 6B 4 14 -0,67 4 14 -0,67 3 15 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 22 62 1,32 118,000 22 192 1832 2442 14826

193 298 FİKR ET ARDALI 6B 4 14 -0,67 2 16 -3,33 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 65 -2,67 118,000 22 192 1832 2442 14826

194 861 EFE TÜRK 6G 7 11 3,33 3 14 -1,67 1 15 -4,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 18 62 -2,68 116,500 19 194 1842 2458 15012

195 949 GASSAN ŞAVA 6G 5 13 0,67 4 14 -0,67 2 16 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 20 63 -1,00 114,500 20 195 1849 2472 15358

196 666 FARİZ EMİR KANTAROGL6İ 2 16 -3,33 6 12 2,00 3 15 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 20 64 -1,33 114,000 17 196 1853 2477 15388

197 375 YUSUF MADOV   M 6F 1 17 -4,67 8 10 4,67 3 15 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 17 67 -5,34 114,000 24 196 1853 2477 15388

198 730 RAMA *N SEVİM 6G 6 12 2,00 3 15 -2,00 3 15 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 9 -3,00 16 67 -6,33 112,500 21 198 1860 2485 15448

199 1092 ÖMER ŞEVKET 6F 4 14 -0,67 3 15 -2,00 3 15 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 21 63 0,00 110,000 25 199 1866 2493 15658

200 188 ALİEFE KOÇ 6E 5 13 0,67 3 15 -2,00 2 16 -3,33 1 9 -2,00 6 2 5,33 3 7 0,67 20 62 -0,66 109,000 20 200 1876 2503 15747

201 1104 ZELİHA AKYÜREK 6İ 5 13 0,67 3 15 -2,00 2 16 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 18 66 -3,99 104,000 18 201 1884 2515 15998

202 402 İSMAİL KHAYDAROV 6F 5 13 0,67 2 16 -3,33 3 15 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 18 66 -3,99 104,000 26 201 1884 2515 15998

203 156 MUSTAFACAN DOA 6İ 3 15 -2,00 4 14 -0,67 3 15 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 17 67 -5,34 102,000 19 203 1890 2523 16106

204 297 EMİR SEYMEN 6B 6 12 2,00 1 17 -4,67 3 15 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 16 68 -6,67 100,000 24 204 1894 2529 16187

205 589 SEVİNÇ AYDIN 6İ 5 13 0,67 1 17 -4,67 4 14 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 16 68 -6,67 100,000 20 204 1894 2529 16187

206 226 YUSUF RAŞİD 6F 4 14 -0,67 4 14 -0,67 1 17 -4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 16 68 -6,67 94,000 27 206 1900 2539 16445

207 0 MA  H * T E * UAM 6B 2 16 -3,33 3 15 -2,00 4 14 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 15 69 -8,00 92,000 25 207 1902 2541 16476
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF 3.DENEME 252 2244 2920 17428

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,89 5 8 2,12 5 7 2,79 4 6 1,81 4 4 2,35 3 6 0,99 26 40 12,95 215,170

Okul Ortalaması 6 8 3,44 4 9 1,46 7 7 4,48 5 5 3,01 4 4 2,42 4 6 1,50 29 39 16,31 229,000

KATILIMLAR

1 582 FATMABETÜL ÖZVATAN5A 13 1 12,67 13 1 12,67 13 1 12,67 9 1 8,67 7 1 6,67 9 1 8,67 64 6 62,02 464,000 1 1 8 9 52

2 1124 SİNEM YILMAZ 5A 13 1 12,67 12 2 11,33 10 3 9,00 6 4 4,67 7 1 6,67 7 3 6,00 55 14 50,34 415,667 2 2 75 87 398

3 1044 RABİA ALTAY 5A 12 2 11,33 9 5 7,33 13 1 12,67 7 3 6,00 8 0 8,00 8 2 7,33 57 13 52,66 412,000 3 3 82 99 432

4 632 HAMZA KAYA 5A 11 2 10,33 9 3 8,00 12 2 11,33 5 4 3,67 6 1 5,67 6 2 5,33 49 14 44,33 387,000 4 4 158 191 782

5 1201 VOLKAN ÜSTÜNDAĞ 5B 7 7 4,67 11 3 10,00 13 1 12,67 9 1 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 54 16 48,67 384,000 1 5 168 206 829

6 826 MERTCAN ÇEVİK 5B 11 3 10,00 9 5 7,33 11 3 10,00 6 4 4,67 7 1 6,67 7 3 6,00 51 19 44,67 376,000 2 6 187 230 950

7 1226 YAREN DİLEKMEN 5A 12 2 11,33 6 3 5,00 12 2 11,33 9 1 8,67 5 3 4,00 4 3 3,00 48 14 43,33 375,000 5 7 190 235 968

8 146 AYSU KIROĞLU 5A 9 5 7,33 9 5 7,33 12 2 11,33 9 1 8,67 6 2 5,33 7 3 6,00 52 18 45,99 372,000 6 8 204 251 1010

9 1231 YİĞİT ÜNER 5A 11 3 10,00 8 6 6,00 11 3 10,00 7 3 6,00 5 3 4,00 9 1 8,67 51 19 44,67 369,333 7 9 214 263 1062

10 790 MELEK ALİ 5A 9 5 7,33 10 4 8,67 9 5 7,33 9 1 8,67 7 1 6,67 8 2 7,33 52 18 46,00 358,667 8 10 262 325 1273

11 876 MUHAMMED ABUZER 5A 11 3 10,00 8 6 6,00 10 4 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 8 2 7,33 49 21 42,00 357,333 9 11 268 332 1297

12 1128 SUDE ERDOĞAN 5B 11 3 10,00 8 6 6,00 10 4 8,67 7 3 6,00 4 4 2,67 8 2 7,33 48 22 40,67 354,667 3 12 286 351 1349

13 1144 SELÇUK ÇAMURCU 5İ 11 3 10,00 7 7 4,67 10 4 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 7 3 6,00 50 20 43,34 353,333 1 13 293 361 1373

14 712 KADİR EFE KURT 5A 9 5 7,33 9 5 7,33 9 5 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 8 2 7,33 50 20 43,32 346,667 10 14 315 392 1478

15 1150 TAHA SALİ 5A 8 6 6,00 8 6 6,00 11 3 10,00 7 3 6,00 6 2 5,33 8 2 7,33 48 22 40,66 341,333 11 15 333 425 1602

16 681 İLKERCAN ÖZER 5B 10 4 8,67 8 6 6,00 9 5 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 7 3 6,00 47 23 39,33 338,667 4 16 347 444 1662

17 706 İSMAİL KALENDER 5B 10 4 8,67 10 4 8,67 6 3 5,00 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 45 20 38,34 338,333 5 17 351 449 1672

18 1130 SUDENAZ AYIŞIK 5B 11 3 10,00 7 7 4,67 10 4 8,67 4 6 2,00 6 2 5,33 6 4 4,67 44 26 35,34 337,333 6 18 358 457 1691

19 566 FATİH GÜNDÜZ 5C 9 5 7,33 4 1 3,67 12 2 11,33 10 0 10,00 6 2 5,33 2 8 -0,67 43 18 36,99 335,667 1 19 373 476 1729

20 45 AHMETÖZGÜR ÖZTÜRK5C 9 5 7,33 6 8 3,33 11 3 10,00 7 3 6,00 8 0 8,00 7 3 6,00 48 22 40,66 334,667 2 20 377 480 1743

21 1156 TUANAMİNE OYANIK 5G 10 4 8,67 4 10 0,67 12 2 11,33 7 3 6,00 6 2 5,33 8 2 7,33 47 23 39,33 332,000 1 21 395 501 1807

22 610 GÜLŞEN YAĞIZ 5G 9 5 7,33 6 8 3,33 13 1 12,67 7 3 6,00 2 6 0,00 3 7 0,67 40 30 30,00 326,667 2 22 439 551 1934

23 1126 SONER ASLAN 5F 9 5 7,33 10 4 8,67 7 7 4,67 6 4 4,67 4 4 2,67 8 2 7,33 44 26 35,34 324,000 1 23 465 582 1998

24 1225 YAREN DEMİR 5A 8 6 6,00 8 6 6,00 9 5 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 7 3 6,00 45 25 36,66 320,000 12 24 481 603 2084

25 587 FERİT MÜSLÜMOĞL 5H 10 4 8,67 8 6 6,00 9 5 7,33 4 6 2,00 4 4 2,67 3 7 0,67 38 32 27,34 314,667 1 25 523 651 2243

26 1024 ÖZLEM HÜSEYİN 5B 8 6 6,00 8 6 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 5 5 3,33 41 25 32,66 312,000 7 26 553 686 2338

27 30 ABDULLAH ABOUZAID 5F 7 7 4,67 8 6 6,00 12 2 11,33 5 5 3,33 3 5 1,33 1 9 -2,00 36 34 24,66 309,333 2 27 575 712 2415

28 637 HASAN CABİR 5A 8 6 6,00 6 8 3,33 10 3 9,00 7 3 6,00 6 2 5,33 5 4 3,67 42 26 33,33 308,333 13 28 587 724 2451

29 163 BAHTİYAR DERVİŞ 5B 9 5 7,33 5 9 2,00 10 4 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 4 6 2,00 43 27 34,00 308,000 8 29 589 726 2455

30 173 BENNUR DOĞAN 5B 10 4 8,67 6 8 3,33 9 5 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 5 3,33 40 30 30,00 306,667 9 30 602 744 2487

31 111 ARDA BÖLÜKOĞLU 5A 7 7 4,67 8 2 7,33 7 4 5,67 8 2 7,33 7 0 7,00 4 6 2,00 41 21 34,00 306,333 14 31 611 755 2510

32 72 ALİ AYVAZ 5İ 7 7 4,67 8 6 6,00 11 3 10,00 7 3 6,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 37 33 26,00 305,333 2 32 621 765 2531

33 791 MELEK OLGUN 5D 9 5 7,33 7 7 4,67 10 4 8,67 4 6 2,00 3 3 2,00 33 25 24,67 302,667 1 33 647 798 2611

34 339 ECRİN ABAKA 5A 9 5 7,33 5 9 2,00 10 4 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 4 6 2,00 40 30 30,00 300,000 15 34 670 830 2685

35 1185 MUSTAFA USLU 5A 7 6 5,00 5 9 2,00 10 4 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 10 0 10,00 44 25 35,67 299,667 16 35 681 842 2709

36 783 MEHME T ÇIBUK 5K 9 5 7,33 4 10 0,67 10 4 8,67 7 3 6,00 5 3 4,00 7 3 6,00 42 28 32,67 298,667 1 36 689 854 2732

37 1195 VOLKAN İSLAMOĞLU 5D 8 6 6,00 7 7 4,67 10 4 8,67 7 3 6,00 1 7 -1,33 4 6 2,00 37 33 26,01 298,667 2 36 689 854 2732

38 1121 SILA OSMANOĞLU 5B 10 3 9,00 4 10 0,67 9 5 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 4 6 2,00 41 28 31,66 298,333 10 38 698 864 2755

39 959 NİSANUR ÇİFTÇİ 5B 8 6 6,00 7 7 4,67 9 5 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 5 3,33 39 31 28,67 297,333 11 39 704 871 2774

40 1083 SABRİMERT GEYİK 5C 7 7 4,67 7 7 4,67 10 4 8,67 5 5 3,33 4 4 2,67 6 4 4,67 39 31 28,68 297,333 3 39 704 871 2774

41 701 İSMAİL EFE ESİRTGEN 5F 8 6 6,00 4 10 0,67 11 3 10,00 9 1 8,67 6 2 5,33 2 8 -0,67 40 30 30,00 293,333 3 41 740 915 2892

42 939 NAZLI ŞEN 5C 9 5 7,33 6 8 3,33 8 6 6,00 4 6 2,00 5 3 4,00 7 3 6,00 39 31 28,66 290,667 4 42 759 941 2979

43 152 AZRA DUMAN 5H 8 6 6,00 6 8 3,33 9 5 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 0 2 -0,67 36 26 27,32 288,000 2 43 786 973 3067

44 461 ERDEM YEŞİLÇİME 5F 8 6 6,00 6 8 3,33 8 6 6,00 8 2 7,33 6 2 5,33 4 6 2,00 40 30 29,99 286,667 4 44 807 998 3108

45 663 İBRAHİM HASAN 5D 5 9 2,00 8 6 6,00 9 5 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 7 3 6,00 40 30 30,00 286,667 3 44 807 998 3108

46 1196 MİRAY SARGIN 5C 9 5 7,33 6 8 3,33 8 6 6,00 4 6 2,00 4 4 2,67 6 4 4,67 37 33 26,00 285,333 5 46 816 1011 3138

47 1239 YUSUF RESÜL 5B 10 4 8,67 6 8 3,33 8 6 6,00 4 6 2,00 3 5 1,33 3 7 0,67 34 36 22,00 284,000 12 47 832 1028 3187
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF 3.DENEME 252 2244 2920 17428

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,89 5 8 2,12 5 7 2,79 4 6 1,81 4 4 2,35 3 6 0,99 26 40 12,95 215,170

Okul Ortalaması 6 8 3,44 4 9 1,46 7 7 4,48 5 5 3,01 4 4 2,42 4 6 1,50 29 39 16,31 229,000

KATILIMLAR

48 815 MERT AKDOĞAN 5C 5 9 2,00 6 8 3,33 10 4 8,67 5 5 3,33 7 1 6,67 8 2 7,33 41 29 31,33 282,667 6 48 848 1046 3228

49 86 ALİ ERDEM TÜRKYILMA5C 7 7 4,67 7 7 4,67 8 6 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 3 7 0,67 38 32 27,34 281,333 7 49 859 1061 3267

50 684 İLKNUR CUMALI 5B 8 6 6,00 3 11 -0,67 11 3 10,00 6 4 4,67 5 3 4,00 5 5 3,33 38 32 27,33 281,333 13 49 859 1061 3267

51 1241 ZEHRA ARSLAN 5C 8 6 6,00 3 11 -0,67 10 3 9,00 7 3 6,00 8 0 8,00 3 7 0,67 39 30 29,00 279,667 8 51 876 1080 3313

52 140 AYSEL RIZA 5B 9 4 7,67 3 10 -0,33 9 5 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 5 5 3,33 38 30 28,00 279,333 14 52 880 1084 3320

53 780 MELEK AHMETOVA 5E 9 5 7,33 6 8 3,33 7 7 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 34 26 25,33 277,333 1 53 889 1100 3361

54 414 EMİR SELAHATDİ 5D 6 8 3,33 8 6 6,00 9 5 7,33 6 4 4,67 29 23 21,33 276,000 4 54 898 1111 3397

55 1143 CEMİLE ALİOĞLU 5B 7 7 4,67 4 10 0,67 10 4 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 5 5 3,33 38 32 27,34 274,667 15 55 911 1126 3429

56 376 ELANUR POLAT 5K 6 6 4,00 6 7 3,67 8 6 6,00 9 1 8,67 5 1 4,67 3 7 0,67 37 28 27,68 273,667 2 56 926 1143 3468

57 1223 KAAN ORTAKAYA 5F 10 4 8,67 6 8 3,33 6 8 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 4 6 2,00 35 35 23,33 273,333 5 57 929 1146 3472

58 774 MEDİNE ASLAN 5F 9 5 7,33 5 9 2,00 8 6 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 35 35 23,32 273,333 5 57 929 1146 3472

59 1152 TAHSİNBERK SAYAN 5L 7 7 4,67 4 10 0,67 10 4 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 4 6 2,00 37 33 26,01 272,000 1 59 944 1165 3522

60 782 MEHEMMED İBRAHİM 5K 6 8 3,33 6 8 3,33 8 6 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 6 3 5,00 39 30 28,99 271,333 3 60 952 1176 3545

61 823 MERT RIDVAN 5H 8 6 6,00 5 9 2,00 9 5 7,33 7 3 6,00 4 4 2,67 1 9 -2,00 34 36 22,00 270,667 3 61 956 1181 3552

62 316 DOĞUKAN ERDO AN 5İ 8 6 6,00 5 9 2,00 9 5 7,33 3 7 0,67 5 3 4,00 4 6 2,00 34 36 22,00 270,667 3 61 956 1181 3552

63 953 NİSA ATİKKURT 5C 7 7 4,67 4 10 0,67 9 5 7,33 7 3 6,00 7 1 6,67 4 6 2,00 38 32 27,34 268,000 9 63 992 1226 3637

64 1133 SUDENAZ GAZİ 5D 10 4 8,67 4 10 0,67 8 6 6,00 5 5 3,33 2 6 0,00 4 6 2,00 33 37 20,67 268,000 5 63 992 1226 3637

65 300 CEYLİNNUR ÖZTÜRK 5A 5 9 2,00 6 7 3,67 9 5 7,33 6 4 4,67 7 1 6,67 4 6 2,00 37 32 26,34 267,667 17 65 1005 1240 3662

66 374 ELANUR GEBEŞLİ 5İ 7 5 5,33 1 2 0,33 9 5 7,33 5 5 3,33 7 1 6,67 5 5 3,33 34 23 26,32 267,667 4 65 1005 1240 3662

67 1117 SEVGİ ASLAN 5İ 11 3 10,00 2 12 -2,00 7 7 4,67 6 4 4,67 7 1 6,67 4 6 2,00 37 33 26,01 265,333 5 67 1027 1266 3728

68 139 AYSEL LAT FOĞLU 5A 7 7 4,67 5 9 2,00 9 5 7,33 3 7 0,67 6 2 5,33 4 6 2,00 34 36 22,00 264,000 18 68 1044 1287 3764

69 1011 ÖMER EREN ALBAYRAK5G 7 7 4,67 2 6 0,00 9 5 7,33 6 4 4,67 7 1 6,67 5 5 3,33 36 28 26,67 263,333 3 69 1057 1305 3797

70 1111 SENANUR KAPLAN 5İ 9 5 7,33 3 11 -0,67 9 5 7,33 6 4 4,67 4 3 3,00 2 8 -0,67 33 36 20,99 262,000 6 70 1073 1325 3840

71 1090 SALİH KARACA 5C 4 10 0,67 6 8 3,33 9 5 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 7 3 6,00 38 32 27,33 261,333 10 71 1078 1331 3856

72 170 BAYRAM DERVİŞ 5H 9 5 7,33 4 10 0,67 8 6 6,00 5 5 3,33 4 4 2,67 3 7 0,67 33 37 20,67 261,333 4 71 1078 1331 3856

73 220 BERKANT BULUT 5B 7 5 5,33 2 5 0,33 7 2 6,33 5 2 4,33 5 3 4,00 6 4 4,67 32 21 24,99 260,000 16 73 1084 1341 3886

74 313 DENİZ SALMAN 5C 8 6 6,00 4 10 0,67 8 6 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 2 8 -0,67 35 35 23,34 260,000 11 73 1084 1341 3886

75 0 SİNAN YILDIZ 5K 5 9 2,00 6 8 3,33 9 5 7,33 4 6 2,00 6 2 5,33 5 5 3,33 35 35 23,32 260,000 4 73 1084 1341 3886

76 113 ARDA GÜMÜŞ 5C 7 6 5,00 3 5 1,33 7 5 5,33 8 2 7,33 5 3 4,00 4 4 2,67 34 25 25,66 259,667 12 76 1095 1353 3914

77 942 NİHAT MATSAYEV 5K 5 9 2,00 5 9 2,00 11 3 10,00 5 5 3,33 5 3 4,00 1 9 -2,00 32 38 19,33 258,667 5 77 1103 1362 3936

78 902 MUSTAFA ALADAĞ 5F 6 8 3,33 5 9 2,00 9 5 7,33 5 5 3,33 3 5 1,33 6 3 5,00 34 35 22,32 258,000 7 78 1113 1372 3959

79 859 MİRAY ERDİN 5B 8 6 6,00 4 10 0,67 8 6 6,00 4 6 2,00 7 1 6,67 3 7 0,67 34 36 22,01 257,333 17 79 1118 1377 3971

80 1247 ZEKERİYA ELHAMDO 5İ 5 9 2,00 5 9 2,00 10 4 8,67 7 3 6,00 3 5 1,33 4 6 2,00 34 36 22,00 257,333 7 79 1118 1377 3971

81 626 HALA FAOOR 5E 8 6 6,00 6 8 3,33 8 6 6,00 22 20 15,33 257,333 2 79 1118 1377 3971

82 893 MURAT MELİKŞAH 5C 8 6 6,00 8 6 6,00 5 9 2,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 5 5 3,33 31 39 18,00 256,000 13 82 1134 1397 4016

83 259 BEYZANUR OSMAN 5B 7 7 4,67 6 8 3,33 8 6 6,00 5 5 3,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 31 39 17,99 256,000 18 82 1134 1397 4016

84 905 MUHAMMED KURBAN 5A 4 10 0,67 6 8 3,33 10 4 8,67 6 4 4,67 4 4 2,67 3 6 1,00 33 36 21,01 255,333 19 84 1147 1415 4053

85 721 KEREM GARİP 5F 7 7 4,67 4 10 0,67 9 5 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 2 7 -0,33 33 36 21,01 255,333 8 84 1147 1415 4053

86 1175 UTKU ÇALIŞKAN 5B 8 6 6,00 2 12 -2,00 8 6 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 8 2 7,33 38 32 27,33 254,667 19 86 1154 1424 4075

87 1401 ESMANUR ÇALIŞ 5E 8 6 6,00 4 10 0,67 8 6 6,00 5 5 3,33 5 3 4,00 3 7 0,67 33 37 20,67 254,667 3 86 1154 1424 4075

88 1198 RABİA ANTEPLİOĞ 5H 9 5 7,33 4 10 0,67 8 6 6,00 6 4 4,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 30 40 16,67 253,333 5 88 1169 1441 4121

89 1043 POYRAZ ÇETİN 5L 7 7 4,67 6 8 3,33 6 6 4,00 6 4 4,67 6 2 5,33 2 8 -0,67 33 35 21,33 252,667 2 89 1179 1455 4152

90 428 EMRE AKSU 5İ 6 8 3,33 2 12 -2,00 12 2 11,33 6 4 4,67 3 5 1,33 3 7 0,67 32 38 19,33 252,000 8 90 1183 1460 4162

91 867 MUHAMMED BARIŞ 5C 5 9 2,00 7 7 4,67 7 7 4,67 5 5 3,33 5 3 4,00 5 4 3,67 34 35 22,34 251,333 14 91 1196 1476 4194

92 32 AHMED EMRU HAMMADA5L 9 5 7,33 7 7 4,67 4 10 0,67 4 5 2,33 4 3 3,00 3 7 0,67 31 37 18,67 250,667 3 92 1203 1483 4208

93 1138 SÜMEYYE IŞIKLAR 5C 9 5 7,33 3 11 -0,67 7 7 4,67 6 4 4,67 6 2 5,33 1 9 -2,00 32 38 19,33 245,333 15 93 1247 1540 4372

94 13 ABDULKADİR CİBES 5L 4 10 0,67 6 8 3,33 8 6 6,00 4 6 2,00 5 3 4,00 7 3 6,00 34 36 22,00 244,000 4 94 1266 1565 4413
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF 3.DENEME 252 2244 2920 17428

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,89 5 8 2,12 5 7 2,79 4 6 1,81 4 4 2,35 3 6 0,99 26 40 12,95 215,170

Okul Ortalaması 6 8 3,44 4 9 1,46 7 7 4,48 5 5 3,01 4 4 2,42 4 6 1,50 29 39 16,31 229,000

KATILIMLAR

95 275 CANSU EKİCİ 5C 8 6 6,00 4 10 0,67 8 6 6,00 5 5 3,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 29 41 15,33 244,000 16 94 1266 1565 4413

96 1012 MİRAÇ ÜNER 5İ 7 7 4,67 3 11 -0,67 8 6 6,00 6 4 4,67 6 2 5,33 3 7 0,67 33 37 20,67 241,333 9 96 1293 1603 4501

97 106 ARDA AKDAĞ 5G 7 7 4,67 3 11 -0,67 8 4 6,67 4 6 2,00 6 2 5,33 3 6 1,00 31 36 19,00 241,333 4 96 1293 1603 4501

98 1197 ALEYNA CUMALIOĞL 5D 5 9 2,00 6 8 3,33 9 5 7,33 5 5 3,33 3 5 1,33 0 10 -3,33 28 42 13,99 241,333 6 96 1293 1603 4501

99 694 ESLEM KEBBANİ 5G 7 7 4,67 7 7 4,67 3 11 -0,67 7 3 6,00 6 2 5,33 5 5 3,33 35 35 23,33 240,000 5 99 1311 1624 4552

100 1009 ÖMER ASAD 5H 5 9 2,00 6 8 3,33 9 5 7,33 4 6 2,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 27 43 12,66 238,667 6 100 1316 1633 4628

101 1186 VİSAMEDDİN DAHER 5L 5 9 2,00 10 3 9,00 5 9 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 26 43 11,67 238,333 5 101 1327 1645 4655

102 312 DAMLA SIVIRCIK 5E 9 5 7,33 3 11 -0,67 7 7 4,67 4 6 2,00 2 6 0,00 4 6 2,00 29 41 15,33 237,333 4 102 1331 1652 4674

103 172 *ELİNAY İŞCAN 5B 8 6 6,00 3 11 -0,67 7 6 5,00 5 4 3,67 3 4 1,67 4 6 2,00 30 37 17,67 237,000 20 103 1344 1665 4701

104 274 CANSU ATIALA 5İ 7 7 4,67 6 8 3,33 6 7 3,67 3 6 1,00 3 5 1,33 1 2 0,33 26 35 14,33 237,000 10 103 1344 1665 4701

105 609 GÜLCAN TÜRKZADE 5İ 8 6 6,00 5 9 2,00 5 9 2,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 27 27 18,00 236,000 11 105 1351 1676 4719

106 331 ECE ÖZDEMİR 5E 5 9 2,00 6 8 3,33 8 6 6,00 4 6 2,00 2 2 1,33 25 31 14,66 236,000 5 105 1351 1676 4719

107 253 BEYZANU AYTAÇ 5G 6 8 3,33 5 9 2,00 8 6 6,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 1 1 0,67 26 36 14,00 234,667 6 107 1365 1696 4761

108 995 NİSA GÖÇ 5C 6 8 3,33 6 7 3,67 6 8 3,33 4 6 2,00 3 5 1,33 4 6 2,00 29 40 15,66 233,000 17 108 1392 1729 4847

109 1079 RIDVAN SERVER 5İ 6 8 3,33 6 8 3,33 5 9 2,00 5 5 3,33 7 1 6,67 3 7 0,67 32 38 19,33 232,000 12 109 1399 1738 4919

110 283 CANSU RECEP 5K 4 5 2,33 2 4 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 2 4,33 1 4 -0,33 25 22 17,67 230,333 6 110 1416 1762 4985

111 726 KEREM GÜL 5C 6 4 4,67 1 0 1,00 3 0 3,00 4 1 3,67 5 2 4,33 2 1 1,67 21 8 18,34 230,000 18 111 1420 1766 4998

112 14 ABDULLAH AJOUZ 5K 6 7 3,67 2 4 0,67 7 7 4,67 6 4 4,67 4 3 3,00 3 7 0,67 28 32 17,35 229,667 7 112 1421 1768 5001

113 892 MURAD İZZET 5K 3 11 -0,67 3 7 0,67 9 4 7,67 9 1 8,67 4 4 2,67 3 7 0,67 31 34 19,68 227,667 8 113 1443 1797 5073

114 888 MUHAMMET ŞEVKET 5F 4 10 0,67 7 6 5,00 5 9 2,00 7 3 6,00 4 4 2,67 5 5 3,33 32 37 19,67 227,667 9 113 1443 1797 5073

115 1113 SEVDA EYÜPOĞLU 5E 8 6 6,00 0 14 -4,67 9 5 7,33 3 7 0,67 5 3 4,00 5 5 3,33 30 40 16,66 226,667 6 115 1450 1805 5088

116 1082 SEBİNE LATİFOĞLU 5D 10 4 8,67 4 10 0,67 5 9 2,00 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 25 45 10,00 226,667 7 115 1450 1805 5088

117 384 ELİF BEDİR 5C 9 5 7,33 2 12 -2,00 5 9 2,00 5 5 3,33 5 3 4,00 6 4 4,67 32 38 19,33 225,333 19 117 1464 1824 5146

118 0 ETEM CEM IŞIK 5F 5 9 2,00 6 8 3,33 7 7 4,67 4 6 2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 27 43 12,67 225,333 10 117 1464 1824 5146

119 371 EGEMEN YILMA Z 5C 7 6 5,00 6 6 4,00 3 11 -0,67 6 4 4,67 5 3 4,00 2 7 -0,33 29 37 16,67 225,000 20 119 1476 1842 5179

120 1245 ZEHRANUR HAMDİ 5A 8 6 6,00 3 11 -0,67 5 7 2,67 5 5 3,33 4 4 2,67 5 5 3,33 30 38 17,33 224,667 20 120 1477 1843 5182

121 966 NİLÜFER DJALİLOVA 5L 6 8 3,33 3 11 -0,67 8 6 6,00 4 6 2,00 6 2 5,33 2 8 -0,67 29 41 15,32 224,000 6 121 1483 1849 5195

122 656 HAYRÜNNİSA CAN 5B 7 7 4,67 5 9 2,00 5 9 2,00 3 7 0,67 6 2 5,33 3 7 0,67 29 41 15,34 224,000 21 121 1483 1849 5195

123 1204 YAĞMUR YILMAZ 5A 7 7 4,67 6 8 3,33 4 9 1,00 5 5 3,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 28 41 14,33 223,667 21 123 1490 1862 5226

124 266 BİLOR ŞAH 5G 4 10 0,67 6 8 3,33 9 5 7,33 0 10 -3,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 23 47 7,33 221,333 7 124 1510 1889 5416

125 15 ABDURAHMAN ZEHEYRATİ5İ 7 7 4,67 3 11 -0,67 6 8 3,33 7 3 6,00 6 2 5,33 1 9 -2,00 30 40 16,66 220,000 13 125 1522 1906 5447

126 435 EMRE ÜNAL 5F 7 7 4,67 5 9 2,00 6 8 3,33 0 10 -3,33 3 5 1,33 4 6 2,00 25 45 10,00 220,000 11 125 1522 1906 5447

127 785 MEHMET EFE TAN 5H 6 8 3,33 6 8 3,33 5 9 2,00 4 6 2,00 2 6 0,00 4 6 2,00 27 43 12,66 218,667 7 127 1529 1919 5526

128 1125 SİRACEDDİN CABİR 5E 4 10 0,67 7 7 4,67 6 8 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 1 9 -2,00 27 43 12,67 218,667 7 127 1529 1919 5526

129 936 NAJMEDDİN LABBAD 5G 8 6 6,00 2 12 -2,00 6 8 3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 8 2 7,33 29 41 15,33 217,333 8 129 1554 1946 5592

130 1008 OSMAN ŞAHİN 5C 5 4 3,67 1 6 -1,00 6 4 4,67 6 1 5,67 3 3 2,00 2 7 -0,33 23 25 14,68 216,000 21 130 1569 1965 5673

131 1118 ŞAHİN BEDEL 5E 8 6 6,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 26 44 11,33 216,000 8 130 1569 1965 5673

132 1205 YAREN ÇAMDERE 5D 4 10 0,67 7 7 4,67 6 8 3,33 3 7 0,67 4 4 2,67 2 8 -0,67 26 44 11,34 216,000 8 130 1569 1965 5673

133 1099 SAMAH AKİLİ 5H 7 7 4,67 4 10 0,67 5 9 2,00 4 6 2,00 4 4 2,67 4 6 2,00 28 42 14,01 214,667 8 133 1581 1982 5788

134 453 ENES TAHA AHENK 5H 5 9 2,00 3 11 -0,67 10 4 8,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 0 10 -3,33 23 47 7,33 214,667 8 133 1581 1982 5788

135 792 YASMİN HALAFELAH 5İ 6 8 3,33 4 10 0,67 7 7 4,67 3 7 0,67 4 4 2,67 1 8 -1,67 25 44 10,34 214,000 14 135 1594 1998 5866

136 177 BERAT ARSLAN 5D 7 7 4,67 3 11 -0,67 7 7 4,67 3 7 0,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 25 45 10,00 213,333 9 136 1595 2001 5960

137 472 ERDOĞAN YILDIZ 5İ 6 8 3,33 4 10 0,67 6 8 3,33 3 7 0,67 5 3 4,00 3 7 0,67 27 43 12,67 212,000 15 137 1614 2025 6053

138 225 BERKAY ASI 5F 6 8 3,33 4 10 0,67 6 8 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 3 7 0,67 27 43 12,66 212,000 12 137 1614 2025 6053

139 886 MUHAMMET ALDEMİR 5E 7 7 4,67 2 12 -2,00 5 9 2,00 9 1 8,67 6 2 5,33 2 8 -0,67 31 39 18,00 209,333 9 139 1646 2068 6291

140 736 MERT ZABİTOV 5A 6 8 3,33 3 11 -0,67 7 7 4,67 6 4 4,67 4 4 2,67 0 10 -3,33 26 44 11,34 209,333 22 139 1646 2068 6291

141 674 İBRAHİMEGE ATILGAN 5C 6 8 3,33 5 9 2,00 5 9 2,00 5 5 3,33 4 4 2,67 1 9 -2,00 26 44 11,33 209,333 22 139 1646 2068 6291
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF 3.DENEME 252 2244 2920 17428

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,89 5 8 2,12 5 7 2,79 4 6 1,81 4 4 2,35 3 6 0,99 26 40 12,95 215,170

Okul Ortalaması 6 8 3,44 4 9 1,46 7 7 4,48 5 5 3,01 4 4 2,42 4 6 1,50 29 39 16,31 229,000

KATILIMLAR

142 399 EMİN ASLAN 5H 5 9 2,00 3 11 -0,67 8 6 6,00 5 5 3,33 2 6 0,00 3 7 0,67 26 44 11,33 209,333 10 139 1646 2068 6291

143 606 GÜLİZAR TUR SOVA 5G 1 13 -3,33 8 6 6,00 6 8 3,33 6 4 4,67 3 5 1,33 4 6 2,00 28 42 14,00 208,000 9 143 1658 2086 6420

144 603 GAMZE ATEŞ 5G 8 6 6,00 2 11 -1,67 6 7 3,67 1 0 1,00 17 24 9,00 208,000 9 143 1658 2086 6420

145 314 DİIMURAD RUSTAMOV 5İ 4 10 0,67 7 7 4,67 6 7 3,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 22 47 6,35 207,667 16 145 1667 2097 6471

146 1251 ZEYNEP KAHVECİ 5H 5 9 2,00 4 10 0,67 7 7 4,67 3 1 2,67 19 27 10,01 206,667 11 146 1669 2101 6572

147 745 GİNE FANİ 5D 4 10 0,67 6 7 3,67 4 9 1,00 3 7 0,67 6 2 5,33 5 5 3,33 28 40 14,67 206,000 10 147 1679 2114 6607

148 279 CANSU KIROĞLU 5C 2 12 -2,00 6 8 3,33 7 7 4,67 4 5 2,33 5 3 4,00 3 7 0,67 27 42 13,00 206,000 23 147 1679 2114 6607

149 1190 SEVGİ ARİF 5A 4 9 1,00 6 6 4,00 4 10 0,67 7 3 6,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 27 40 13,67 205,667 23 149 1684 2120 6658

150 96 ALİ KAPLAN 5F 5 8 2,33 6 8 3,33 5 9 2,00 1 9 -2,00 3 5 1,33 3 7 0,67 23 46 7,66 203,667 13 150 1709 2154 6794

151 1227 YASİN KURT 5C 6 8 3,33 3 11 -0,67 6 8 3,33 3 6 1,00 5 3 4,00 3 7 0,67 26 43 11,66 203,333 24 151 1711 2156 6798

152 771 MEDİNE KARADAĞ 5H 4 10 0,67 3 11 -0,67 9 5 7,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 23 47 7,33 201,333 12 152 1721 2168 7051

153 757 ELİF MUSA 5E 8 6 6,00 3 11 -0,67 5 9 2,00 16 26 7,33 201,333 10 152 1721 2168 7051

154 104 EMRAH MEVLÜTOVA 5K 5 9 2,00 3 11 -0,67 8 6 6,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 23 47 7,34 201,333 9 152 1721 2168 7051

155 475 EREN BARM* 5L 5 9 2,00 2 11 -1,67 7 7 4,67 5 5 3,33 3 5 1,33 5 5 3,33 27 42 12,99 201,000 7 155 1736 2188 7111

156 1019 ÖMER TARIM 5F 6 8 3,33 4 10 0,67 5 9 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 25 45 9,99 200,000 14 156 1740 2193 7171

157 863 MUHAMMED ŞAVA 5L 1 13 -3,33 6 8 3,33 8 6 6,00 4 6 2,00 5 3 4,00 1 9 -2,00 25 45 10,00 200,000 8 156 1740 2193 7171

158 811 MELEK Şİ*E K 5L 7 7 4,67 4 9 1,00 3 11 -0,67 4 5 2,33 4 4 2,67 4 6 2,00 26 42 12,00 199,000 9 158 1748 2206 7307

159 58 MUTASIM RAMADAN 5E 6 8 3,33 3 11 -0,67 5 9 2,00 3 7 0,67 6 2 5,33 4 6 2,00 27 43 12,66 198,667 11 159 1749 2207 7310

160 359 EDİB BADAVİ 5D 5 9 2,00 6 8 3,33 3 11 -0,67 6 4 4,67 3 5 1,33 4 6 2,00 27 43 12,66 198,667 11 159 1749 2207 7310

161 192 BERAT ŞENGÜL 5K 5 9 2,00 4 8 1,33 6 8 3,33 2 6 0,00 4 4 2,67 1 9 -2,00 22 44 7,33 198,000 10 161 1761 2223 7339

162 1134 SUDENAZ ÖZDEMİR 5G 5 9 2,00 3 11 -0,67 7 7 4,67 4 6 2,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 24 46 8,66 197,333 11 162 1766 2230 7420

163 1236 YUSUF ALİOĞLU 5E 6 7 3,67 4 10 0,67 5 9 2,00 3 7 0,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 23 46 7,67 197,000 12 163 1774 2239 7441

164 0 RAYLA O ŞAKİROVA 5E 7 6 5,00 1 12 -3,00 6 8 3,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 24 44 9,33 195,333 13 164 1789 2256 7550

165 1232 YOUSEF ALTONJİ 5D 5 9 2,00 4 10 0,67 5 6 3,00 4 6 2,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 23 44 8,33 195,000 12 165 1791 2258 7732

166 0 İBRHİM FELİLOV 5D 2 12 -2,00 7 7 4,67 6 8 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 23 47 7,33 194,667 13 166 1794 2261 7735

167 1141 ŞEYMA ÖZTÜRK 5D 4 10 0,67 5 9 2,00 5 9 2,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 5 4 3,67 25 44 10,34 194,000 14 167 1806 2277 7772

168 809 MELEK PAŞA 5F 6 8 3,33 4 10 0,67 4 10 0,67 3 7 0,67 4 4 2,67 4 6 2,00 25 45 10,01 193,333 15 168 1810 2281 7845

169 1145 REFAH MEFASUR 5K 5 9 2,00 4 9 1,00 5 9 2,00 3 7 0,67 4 4 2,67 3 7 0,67 24 45 9,01 193,000 11 169 1817 2290 7866

170 1242 ZEHRA DİNLER 5H 4 10 0,67 5 9 2,00 6 8 3,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 22 48 6,00 192,000 13 170 1821 2296 7945

171 102 AMER ELCUMA 5K 5 9 2,00 2 9 -1,00 6 8 3,33 2 8 -0,67 2 5 0,33 7 3 6,00 24 42 9,99 191,667 12 171 1833 2311 7991

172 125 ASYA TUNCER 5L 3 11 -0,67 3 11 -0,67 8 6 6,00 3 7 0,67 4 4 2,67 3 7 0,67 24 46 8,67 190,667 10 172 1835 2316 8135

173 169 BATUHAN Ç LIŞKAN 5D 8 6 6,00 4 10 0,67 2 12 -2,00 4 6 2,00 2 6 0,00 4 6 2,00 24 46 8,67 190,667 15 172 1835 2316 8135

174 580 FATİN SEMMAN 5K 3 11 -0,67 3 11 -0,67 7 7 4,67 7 3 6,00 4 3 3,00 2 8 -0,67 26 43 11,66 190,000 13 174 1842 2327 8203

175 1129 SUDEM BAKİ 5H 6 8 3,33 3 11 -0,67 4 10 0,67 5 5 3,33 4 4 2,67 4 6 2,00 26 44 11,33 189,333 14 175 1848 2334 8395

176 138 AYSEN BALABEKOV 5K 5 9 2,00 5 9 2,00 3 11 -0,67 7 3 6,00 2 6 0,00 4 6 2,00 26 44 11,33 189,333 14 175 1848 2334 8395

177 532 FERİDE AYDINOVA 5E 7 7 4,67 2 12 -2,00 6 8 3,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 21 49 4,66 189,333 14 175 1848 2334 8395

178 1039 POLAT BİNALİ 5D 3 11 -0,67 7 7 4,67 4 10 0,67 4 5 2,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 23 46 7,67 188,667 16 178 1857 2348 8473

179 1087 SAİD HVORMODZE 5K 2 12 -2,00 5 9 2,00 7 7 4,67 5 5 3,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 23 47 7,33 188,000 15 179 1861 2354 8597

180 154 GÜNEŞ ELİSOVA 5K 4 8 1,33 1 9 -2,00 5 6 3,00 3 7 0,67 5 3 4,00 6 4 4,67 24 37 11,67 185,000 16 180 1892 2398 9296

181 128 AYHAN TERZİ 5İ 6 8 3,33 5 9 2,00 3 10 -0,33 14 27 5,00 185,000 17 180 1892 2398 9296

182 1233 YUNUSEMRE DURAK 5D 4 10 0,67 1 13 -3,33 8 6 6,00 5 5 3,33 3 5 1,33 1 1 0,67 22 40 8,67 184,000 17 182 1895 2405 9512

183 187 BERAT HÜSEYİN 5D 6 8 3,33 5 9 2,00 4 10 0,67 0 10 -3,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 19 51 2,00 184,000 17 182 1895 2405 9512

184 636 HASAN AKİL 5İ 4 10 0,67 4 8 1,33 4 8 1,33 3 5 1,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 22 42 7,99 182,667 18 184 1903 2419 9822

185 1080 SABAH KEBEVAR 5E 6 8 3,33 4 10 0,67 4 10 0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 21 49 4,67 182,667 15 184 1903 2419 9822

186 1207 HÜSEYİN USMANOV 5İ 4 10 0,67 6 8 3,33 4 10 0,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 21 49 4,67 182,667 18 184 1903 2419 9822

187 403 EMİNE ŞAMİL 5K 2 12 -2,00 2 11 -1,67 8 3 7,00 4 5 2,33 4 2 3,33 1 7 -1,33 21 40 7,66 182,000 17 187 1913 2434 9853

188 416 EMRAH EMRAH 5H 4 10 0,67 2 12 -2,00 6 8 3,33 4 6 2,00 4 4 2,67 5 5 3,33 25 45 10,00 180,000 15 188 1930 2451 10111
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF 3.DENEME 252 2244 2920 17428

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,89 5 8 2,12 5 7 2,79 4 6 1,81 4 4 2,35 3 6 0,99 26 40 12,95 215,170

Okul Ortalaması 6 8 3,44 4 9 1,46 7 7 4,48 5 5 3,01 4 4 2,42 4 6 1,50 29 39 16,31 229,000

KATILIMLAR

189 1202 TESNİM FAHERCİ 5D 6 6 4,00 1 12 -3,00 3 11 -0,67 7 3 6,00 6 1 5,67 4 6 2,00 27 39 14,00 179,667 19 189 1934 2457 10172

190 44 AHMET BOZKAYA 5C 6 8 3,33 1 13 -3,33 6 8 3,33 4 6 2,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 22 48 5,99 178,667 25 190 1937 2460 10385

191 66 AIBİNA SAFAROVA 5K 4 10 0,67 3 11 -0,67 5 9 2,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 4 6 2,00 24 46 8,67 177,333 18 191 1951 2479 10590

192 941 NEVVAL CUMO 5İ 6 8 3,33 4 10 0,67 4 10 0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 19 51 2,00 177,333 20 191 1951 2479 10590

193 1135 SULTAN MEHRİYEVA 5F 7 7 4,67 1 13 -3,33 6 8 3,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 19 51 2,00 177,333 16 191 1951 2479 10590

194 7 FEVZİ CAN ÖRNEJ 5F 5 9 2,00 5 9 2,00 3 11 -0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 21 49 4,66 176,000 17 194 1959 2489 10774

195 1209 ANİDE MAMED 5İ 5 9 2,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 4 6 2,00 3 5 1,33 6 4 4,67 24 44 9,34 175,333 21 195 1967 2503 10821

196 292 CEYLİN KARAGÖZ 5K 5 7 2,67 1 10 -2,33 6 4 4,67 3 5 1,33 6 4 4,67 21 30 11,01 173,667 19 196 1980 2525 11059

197 270 BUSENAZ ATEŞ 5L 5 9 2,00 5 8 2,33 2 12 -2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 1 2 0,33 20 42 5,99 173,667 11 196 1980 2525 11059

198 0 HASAN OSMANOV 5E 4 10 0,67 2 12 -2,00 5 9 2,00 7 3 6,00 3 5 1,33 4 6 2,00 25 45 10,00 173,333 16 198 1982 2528 11085

199 247 BEŞİR SİLLAHDİN 5E 5 9 2,00 5 9 2,00 3 11 -0,67 3 7 0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 20 50 3,33 173,333 16 198 1982 2528 11085

200 7093 M * R A M E * M SRİ 5K 6 8 3,33 4 10 0,67 3 11 -0,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 4 6 2,00 20 50 3,33 173,333 20 198 1982 2528 11085

201 776 MAHİR AHMET 5F 8 6 6,00 1 12 -3,00 3 11 -0,67 5 5 3,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 21 47 5,32 172,333 18 201 1996 2547 11467

202 1252 ZEYNEP OSMAN 5H 4 10 0,67 2 12 -2,00 6 8 3,33 4 6 2,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 22 48 6,00 172,000 16 202 1997 2548 11471

203 330 EBUBEKİR TAŞ * N 5G 5 9 2,00 4 9 1,00 3 11 -0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 21 48 5,00 171,667 12 203 2001 2552 11511

204 1137 SUSANNA DAVRİŞ 5G 5 9 2,00 2 12 -2,00 6 8 3,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 19 51 2,00 170,667 13 204 2004 2558 11743

205 1078 REYYAN KANTAŞ 5E 4 10 0,67 5 9 2,00 4 10 0,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 19 51 2,01 170,667 18 204 2004 2558 11743

206 549 FATMAZEHRA ELŞEH 5K 3 11 -0,67 3 11 -0,67 7 7 4,67 1 9 -2,00 1 7 -1,33 4 6 2,00 19 51 2,00 170,667 21 204 2004 2558 11743

207 660 HÜSEYİN İBRAHİM 5İ 4 10 0,67 4 10 0,67 4 10 0,67 6 3 5,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 21 48 5,01 170,000 22 207 2015 2571 11789

208 320 DUHANCAN ÇELİKSOY 5G 4 9 1,00 4 9 1,00 3 10 -0,33 1 9 -2,00 4 4 2,67 5 5 3,33 21 46 5,67 169,667 14 208 2018 2574 11906

209 661 HÜSEYİN KORKUT 5C 3 11 -0,67 2 12 -2,00 7 7 4,67 3 7 0,67 3 5 1,33 3 7 0,67 21 49 4,67 169,333 26 209 2020 2576 11909

210 0 DANİİL SULEYMA A 5G 5 9 2,00 1 13 -3,33 7 7 4,67 1 9 -2,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 18 52 0,68 168,000 15 210 2033 2590 12143

211 770 HURİŞAN MUSAOĞLU 5F 4 10 0,67 3 11 -0,67 6 8 3,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 18 52 0,66 168,000 19 210 2033 2590 12143

212 1048 REGAT ALBET 5H 2 12 -2,00 5 9 2,00 5 9 2,00 4 6 2,00 2 5 0,33 2 8 -0,67 20 49 3,66 167,333 17 212 2043 2606 12235

213 9 ABDULHAMİD SİVED 5İ 5 9 2,00 3 11 -0,67 4 10 0,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 20 50 3,34 166,667 23 213 2046 2612 12378

214 1216 MUHAMMET KULHUSEYN5L 3 11 -0,67 3 11 -0,67 5 9 2,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 6 4 4,67 22 48 6,00 165,333 12 214 2053 2624 12752

215 118 NİSANUR ÇAKIR 5C 6 8 3,33 3 11 -0,67 3 11 -0,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 3 5 1,33 19 49 2,66 165,333 27 214 2053 2624 12752

216 1237 YUSUF YILDIZ 5G 1 13 -3,33 4 10 0,67 7 7 4,67 2 8 -0,67 4 4 2,67 1 9 -2,00 19 51 2,01 164,000 16 216 2059 2633 12951

217 1109 NEHİR ÇELİK 5D 6 8 3,33 5 9 2,00 1 13 -3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 19 51 2,00 164,000 20 216 2059 2633 12951

218 0 AZRA ALPÇALIK 5L 5 9 2,00 3 11 -0,67 3 11 -0,67 4 6 2,00 3 5 1,33 3 7 0,67 21 49 4,66 162,667 13 218 2065 2642 13208

219 1240 YUSUF ŞAH 5C 4 10 0,67 1 13 -3,33 6 8 3,33 4 6 2,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 20 50 3,33 160,000 28 219 2084 2669 13654

220 1069 RECEP DİKKAY* 5İ 4 10 0,67 2 12 -2,00 5 9 2,00 4 6 2,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 20 50 3,33 160,000 24 219 2084 2669 13654

221 664 İZZET TURAMANOV 5K 2 9 -1,00 1 12 -3,00 7 4 5,67 2 6 0,00 2 4 0,67 1 8 -1,67 15 43 0,67 159,667 22 221 2090 2677 13738

222 1018 ÖMER RIZA 5L 5 9 2,00 0 14 -4,67 6 8 3,33 0 10 -3,33 4 4 2,67 4 6 2,00 19 51 2,00 157,333 14 222 2095 2691 14052

223 530 FAİK KHUDİR 5D 4 10 0,67 4 10 0,67 3 11 -0,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 19 51 2,01 157,333 21 222 2095 2691 14052

224 0 HASAN KOCAMAN 5G 2 12 -2,00 3 11 -0,67 6 7 3,67 3 7 0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 18 51 1,00 157,000 17 224 2104 2704 14119

225 848 MESUT HAMİT 5F 4 10 0,67 2 12 -2,00 4 10 0,67 4 6 2,00 3 5 1,33 4 6 2,00 21 49 4,67 156,000 20 225 2106 2707 14216

226 713 KAMİL BEDİR 5D 3 11 -0,67 4 10 0,67 4 10 0,67 1 9 -2,00 3 5 1,33 3 7 0,67 18 52 0,67 154,667 22 226 2115 2719 14412

227 250 BETÜL CENİYET 5F 2 12 -2,00 2 12 -2,00 6 8 3,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 6 4 4,67 20 50 3,33 153,333 21 227 2120 2730 14569

228 629 HA* ** 5F 2 12 -2,00 5 9 2,00 4 10 0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 17 52 -0,33 152,667 22 228 2128 2740 14629

229 598 FİDAN ABDU LLAH 5D 6 8 3,33 2 12 -2,00 3 11 -0,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 17 53 -0,67 152,000 23 229 2130 2743 14725

230 676 İBRAHİM RIDVAN 5F 4 10 0,67 5 9 2,00 2 12 -2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 17 53 -0,66 152,000 23 229 2130 2743 14725

231 615 HATİCE HELLİ 5K 2 12 -2,00 1 12 -3,00 6 8 3,33 3 7 0,67 6 2 5,33 3 7 0,67 21 48 5,00 151,667 23 231 2135 2749 14744

232 154 E * AHN ** 5İ 0 11 -3,67 3 6 1,00 3 5 1,33 4 3 3,00 3 3 2,00 2 5 0,33 15 33 3,99 151,333 25 232 2138 2752 14770

233 83 ALİ BİLAL 5D 6 8 3,33 1 12 -3,00 4 9 1,00 1 9 -2,00 1 7 -1,33 1 7 -1,33 14 52 -3,33 150,000 24 233 2143 2759 14879

234 0 ALİ OSMAN 5L 2 12 -2,00 3 11 -0,67 4 10 0,67 4 6 2,00 4 4 2,67 4 6 2,00 21 49 4,67 149,333 15 234 2145 2761 14973

235 1106 SEDANUR BAYIR 5K 2 12 -2,00 1 13 -3,33 6 8 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 3 7 0,67 21 49 4,67 149,333 24 234 2145 2761 14973
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM Adnan Menderes Ortaokulu 5. SINIF 3.DENEME 252 2244 2920 17428

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,89 5 8 2,12 5 7 2,79 4 6 1,81 4 4 2,35 3 6 0,99 26 40 12,95 215,170

Okul Ortalaması 6 8 3,44 4 9 1,46 7 7 4,48 5 5 3,01 4 4 2,42 4 6 1,50 29 39 16,31 229,000

KATILIMLAR

236 1060 RAMAZAN KILIÇ 5E 2 12 -2,00 4 10 0,67 5 9 2,00 1 9 -2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 16 54 -2,00 149,333 19 234 2145 2761 14973

237 755 LEYAL İYD 5K 1 13 -3,33 4 10 0,67 6 8 3,33 0 10 -3,33 2 6 0,00 3 7 0,67 16 54 -1,99 149,333 24 234 2145 2761 14973

238 703 İSMAİLEREN TÜREL 5İ 2 12 -2,00 3 10 -0,33 6 8 3,33 1 9 -2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 15 54 -3,00 149,000 26 238 2155 2773 14988

239 263 BUSE MANTAR 5D 3 9 0,00 0 14 -4,67 6 8 3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 5 5 3,33 19 49 2,66 148,667 25 239 2156 2774 14990

240 622 HAFIZ MURADOV 5L 5 9 2,00 1 13 -3,33 4 10 0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 18 52 0,67 148,000 16 240 2159 2777 15062

241 1110 SEMANUR ORAL 5C 2 12 -2,00 3 11 -0,67 4 10 0,67 3 7 0,67 3 5 1,33 4 6 2,00 19 51 2,00 144,000 29 241 2168 2788 15755

242 853 ADNAN ZİDAN 5L 1 13 -3,33 4 10 0,67 3 11 -0,67 5 5 3,33 4 4 2,67 4 6 2,00 21 49 4,67 142,667 17 242 2172 2797 15882

243 647 HAYDAR DERVİŞ 5K 4 10 0,67 2 12 -2,00 4 10 0,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 7 -0,33 15 54 -2,99 140,667 26 243 2180 2808 15968

244 689 İMATULDİN KABANİ 5L 4 10 0,67 1 11 -2,67 3 11 -0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 4 6 2,00 16 52 -1,34 134,000 18 244 2198 2841 16499

245 1073 RESUL AKBAYRAK 5İ 0 4 -1,33 0 2 -0,67 0 1 -0,33 0 7 -2,33 133,667 27 245 2199 2842 16521

246 1243 ZEHRA R  A AK 5E 2 12 -2,00 1 13 -3,33 6 8 3,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 15 55 -3,33 133,333 20 246 2201 2844 16523

247 0 MUHAMEM T ALNABUL5L 2 12 -2,00 5 9 2,00 2 12 -2,00 1 9 -2,00 5 3 4,00 0 10 -3,33 15 55 -3,33 133,333 19 246 2201 2844 16523

248 874 MUHAMMED ELCUMA 5G 0 14 -4,67 2 12 -2,00 6 8 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 0 10 -3,33 16 54 -2,01 129,333 18 248 2212 2865 16831

249 1181 YAZEN KADRU 5L 1 13 -3,33 1 13 -3,33 6 8 3,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 1 9 -2,00 14 56 -4,66 124,000 20 249 2226 2887 17087

250 762 LEMİS ÜLU 5E 1 13 -3,33 2 12 -2,00 4 9 1,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 1 9 -2,00 13 56 -5,66 117,000 21 250 2233 2898 17184

251 1228 YASMİN SUDE 5H 0 14 -4,67 2 12 -2,00 4 10 0,67 4 6 2,00 3 5 1,33 3 7 0,67 16 54 -2,00 116,000 18 251 2235 2902 17189

252 29 AHME* BİSTİKA 5G 0 13 -4,33 0 14 -4,67 0 13 -4,33 2 8 -0,67 0 8 -2,67 0 10 -3,33 2 66 -20,00 43,333 19 252 2242 2918 17317
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